
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT KDS-7 (1207) (2021-2022) 60 60 104 5113

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,34 14,75 12,65 1,68 1,56 1,29 0,86 1,30 0,54 2,26 1,06 1,99 2,59 1,13 2,31 0,02 0,01 0,02 9,17 3,59 8,27 0,88 2,36 0,29 2,09 1,44 1,73 1,29 1,08 1,02 37,18 28,28 30,11 195,660

Okul Ortalaması 14,90 16,95 10,66 1,39 1,78 0,94 0,80 1,32 0,47 2,12 1,29 1,80 3,34 1,10 3,06 0,00 0,00 0,00 6,50 2,58 5,86 0,48 2,14 -0,06 1,73 1,41 1,38 0,98 0,86 0,76 32,24 29,43 24,87 176,640

KATILIMLAR

1 4065 İREM PARLAK 12A 26 10 23,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 23 2 22,50 1 3 0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 70 24 64,00 313,855 235

2 4732 RAMA ALMATAR 11A 13 6 11,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 20 2 19,50 1 2 0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 49 12 46,00 255,555 755

3 4030 ŞULE ÖZTÜRK 12F 25 13 21,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 12 1 11,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 18 47,50 253,908 794

4 4076 MERYEM SAFCA 12E 25 8 23,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 0 11,00 46 14 42,50 239,055 1061

5 4675 ESMA NUR 11A 14 10 11,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 13 3 12,25 1 1 0,75 2 4 1,00 3 1 2,75 47 20 42,00 237,255 1095

6 4039 ŞEYMA MULLAOĞLU 12E 24 12 21,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 10 0 10,00 44 16 40,00 230,430 1240

7 4756 MELİKE ONUR 11E 20 12 17,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 5 11,75 44 23 38,25 225,853 1334

8 4454 MELEKNUR İMAM 12H 20 13 16,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 0 10,00 1 0 1,00 42 16 38,00 223,873 1378

9 4143 BAHAR TAŞKIN 12F 24 10 21,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 10 0 10,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 17 36,75 221,093 1460

10 4125 ZEYNEP ZAMBAK 12E 19 16 15,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 11 3 10,25 1 4 0,00 3 2 2,50 41 30 33,50 210,915 1710

11 0 SEMA ELİTAŞ 11 23 6 21,50 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 1 4,75 37 15 33,25 206,358 1824

12 4040 HACER DURMAZ 12F 20 14 16,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 1 5,75 38 20 33,00 205,315 1861

13 4679 MAİDE KIVRAK 11A 17 13 13,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 10 1 9,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 36 18 31,50 205,118 1869

14 4133 EYLÜL SEVİN 12E 21 12 18,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 8 3 7,25 37 20 32,00 203,990 1898

15 4158 SILA NUR ÖZTÜRK 12E 17 18 12,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 10 1 9,75 37 25 30,75 201,163 1981

16 4129 NEFİSE KARA 12E 19 20 14,00 1 2 0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 10 4 9,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 39 39 29,25 196,343 2135

17 4786 ŞEYMA ÇİDEM 11E 17 18 12,50 3 0 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 6 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 39 32 31,00 196,015 2146

18 4703 EMİNE MANDALL 11H 14 19 9,25 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 8 2 7,50 2 3 1,25 3 0 3,00 1 0 1,00 36 29 28,75 194,135 2198

19 4050 GÜRCÜ AYTAR ÖREN 12A 20 14 16,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 4 3,00 0 4 -1,00 3 4 2,00 1 2 0,50 37 32 29,00 191,705 2280

20 4784 ESENGÜL TOPALOĞLU 11E 14 26 7,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 8 11 5,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 41 50 28,50 191,250 2295

21 148 GÖZDE ÇİMEN 11A 15 18 10,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 8 2 7,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 32 26 25,50 183,710 2543

22 4774 MÜBİNE TATAR 11F 21 13 17,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 33 25 26,75 182,530 2577

23 4147 DİLARA YENİÇERİ 12F 15 16 11,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 6 2 5,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 31 25 24,75 180,368 2640

24 4518 IRMAK BİLHAN 11E 12 10 9,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 6 1 5,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 29 18 24,50 179,710 2662

25 4055 NİSA DOĞAN 12A 12 12 9,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 7 0 7,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 1 1,75 31 27 24,25 179,493 2670

26 4152 TUĞBA ÖREN 12E 13 16 9,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 9 2 8,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 31 29 23,75 179,148 2683

27 4696 KÜBRA AYMAZP 11H 15 21 9,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 7 3 6,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 33 36 24,00 177,953 2727

28 4060 ŞEVVAL NUR DURGU N 12E 10 8 8,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 10 3 9,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 27 16 23,00 177,630 2734

29 4053 MARİYE PULAT 12E 8 4 7,00 1 0 1,00 3 1 2,75 10 3 9,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 26 12 23,00 177,610 2735
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT KDS-7 (1207) (2021-2022) 60 60 104 5113

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,34 14,75 12,65 1,68 1,56 1,29 0,86 1,30 0,54 2,26 1,06 1,99 2,59 1,13 2,31 0,02 0,01 0,02 9,17 3,59 8,27 0,88 2,36 0,29 2,09 1,44 1,73 1,29 1,08 1,02 37,18 28,28 30,11 195,660

Okul Ortalaması 14,90 16,95 10,66 1,39 1,78 0,94 0,80 1,32 0,47 2,12 1,29 1,80 3,34 1,10 3,06 0,00 0,00 0,00 6,50 2,58 5,86 0,48 2,14 -0,06 1,73 1,41 1,38 0,98 0,86 0,76 32,24 29,43 24,87 176,640

KATILIMLAR

30 4107 İREM UYSAL 12A 17 12 14,00 3 1 2,75 2 0 2,00 6 8 4,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 31 28 24,00 177,250 2746

31 4676 AYŞEGÜL AY 11H 14 18 9,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 32 31 24,25 177,158 2748

32 4058 BÜŞRA KADIR 12F 15 20 10,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 5 1 4,75 30 27 23,25 174,413 2849

33 4782 EMİNE GÜDER 11A 14 12 11,00 1 2 0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 3 3 2,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 29 26 22,50 171,395 2953

34 4763 ŞİFA 11A 13 14 9,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 5 6 3,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 28 31 20,25 165,368 3150

35 4108 AYŞE BARUTCU 12H 16 20 11,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 6 2 5,50 27 29 19,75 165,018 3159

36 4135 BETÜL ŞEKER 12 14 16 10,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 25 18,75 162,908 3219

37 4759 TUĞBA KARA 11E 12 18 7,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 27 28 20,00 162,775 3223

38 4137 ZELİHA BARITÇİ 12E 19 20 14,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 27 29 19,75 162,768 3225

39 4151 İLAYDA NUR 12H 17 18 12,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 27 29 19,75 160,533 3306

40 4155 HAVVA NUR 12H 16 14 12,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 23 22 17,50 154,150 3532

41 4779 SÜMEYYE KAHYA 11F 16 20 11,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 24 29 16,75 153,568 3550

42 4721 SEVİLAY ÖZYİĞİT 11F 15 20 10,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 23 26 16,50 152,535 3587

43 0 HAYRUNİSA ÇAKAR 11F 8 15 4,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 21 24 15,00 147,728 3750

44 4664 ÖZLEM GÖK 11F 15 17 10,75 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 20 21 14,75 145,690 3811

45 4043 AİŞE KEZBAN KEL 12F 10 22 4,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 23 35 14,25 143,768 3880

46 4450 BÜŞRA MORALI 12A 7 25 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 23 40 13,00 143,513 3886

47 4046 FATMA YÜRÜK 12F 12 21 6,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 21 32 13,00 140,763 3969

48 4829 NURİYEGÜL SANDAL 11F 11 23 5,25 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 21 31 13,25 140,590 3976

49 4115 ZEYNEP İREM SALTIK 12F 11 28 4,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 25 48 13,00 138,940 4023

50 4071 ELİF AYMAS 12A 8 22 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 21 39 11,25 135,918 4100

51 4041 ZELİHA KEL 12F 10 24 4,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 22 43 11,25 135,563 4111

52 4778 HATİCE ÖNAL 11F 15 22 9,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 20 36 11,00 134,415 4156

53 4550 SÜMEYYE DEMİR 11F 15 23 9,25 1 2 0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 18 31 10,25 131,460 4247

54 4670 SEMANUR ÇALIŞKAN 11F 13 25 6,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 18 32 10,00 130,853 4263

55 4662 ASLINUR UÇMAN 11E 9 19 4,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 17 36 8,00 124,908 4452

56 4291 ŞULE KAYA 12F 6 26 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 16 39 6,25 119,738 4582

57 4699 ZÜBEYDE UYMA 11F 12 26 5,50 12 26 5,50 117,380 4641

58 4683 AYŞE BİLTEKİN 11E 6 15 2,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 12 26 5,50 117,193 4644
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT KDS-7 (1207) (2021-2022) 60 60 104 5113

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,34 14,75 12,65 1,68 1,56 1,29 0,86 1,30 0,54 2,26 1,06 1,99 2,59 1,13 2,31 0,02 0,01 0,02 9,17 3,59 8,27 0,88 2,36 0,29 2,09 1,44 1,73 1,29 1,08 1,02 37,18 28,28 30,11 195,660

Okul Ortalaması 14,90 16,95 10,66 1,39 1,78 0,94 0,80 1,32 0,47 2,12 1,29 1,80 3,34 1,10 3,06 0,00 0,00 0,00 6,50 2,58 5,86 0,48 2,14 -0,06 1,73 1,41 1,38 0,98 0,86 0,76 32,24 29,43 24,87 176,640

KATILIMLAR

59 4698 RÜMEYSA ÇAKAR 11F 9 28 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 12 32 4,00 112,180 4730

60 4772 MERVE ŞAHİN 11E 6 26 -0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 12 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 1 4 0,00 22 54 8,50
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