
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf DBS-2 112 112 112 379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

KATILIMLAR

1 3330 FERHAN CESUR 12D 26 7 24,25 12 1 11,75 10 2 9,50 4 2 3,50 4 1 3,75 9 6 7,50 1 0 1,00 66 19 61,25 246,585 6

2 3203 ZEYNEP GÖK 12D 24 6 22,50 7 5 5,75 6 3 5,25 4 2 3,50 1 3 0,25 12 6 10,50 1 0 1,00 55 25 48,75 220,190 16

3 3298 AYBÜKE AĞCA 12D 12 7 10,25 12 3 11,25 7 2 6,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 1 6,75 45 16 41,00 198,005 34

4 3400 HALİME SAKİ 12D 18 7 16,25 9 6 7,50 6 6 4,50 4 3 3,25 3 1 2,75 5 2 4,50 45 25 38,75 192,605 41

5 3304 AYLİN ARIK 12A 15 6 13,50 9 4 8,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 4 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 43 21 37,75 190,155 43

6 3303 TUGBA ALADAG 12G 20 14 16,50 8 7 6,25 7 5 5,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 8 1,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 49 45 37,75 188,020 47

7 3402 SEDRA   ALMATAR 12A 19 4 18,00 13 8 11,00 3 5 1,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 36 23 30,25 178,315 66

8 3236 NİSANUR ÇAĞLAR 12G 18 6 16,50 7 6 5,50 0 1 -0,25 6 0 6,00 4 0 4,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 37 18 32,50 176,670 68

9 3299 SELVİ ŞAHİN 12D 14 15 10,25 8 3 7,25 8 3 7,25 5 2 4,50 2 1 1,75 3 6 1,50 40 30 32,50 175,605 72

10 3246 FERHAN BOLAT 12A 12 9 9,75 9 6 7,50 0 3 -0,75 4 2 3,50 4 1 3,75 4 4 3,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 37 31 29,25 169,745 87

11 3352 İKRA ERDOĞAN 12D 15 19 10,25 7 7 5,25 7 5 5,75 6 1 5,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 2 8 0,00 0 2 -0,50 42 48 30,00 168,775 93

12 3343 SERAP TURHAN 12M 9 12 6,00 9 6 7,50 6 5 4,75 4 2 3,50 2 3 1,25 4 4 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 4 1,00 39 40 29,00 168,620 94

13 3308 ZEHRA ALKIR 12D 14 15 10,25 8 7 6,25 5 6 3,50 6 1 5,75 1 1 0,75 3 5 1,75 37 35 28,25 165,510 103

14 3346 ZEYNEP SARCAN 12D 13 10 10,50 7 8 5,00 6 5 4,75 6 1 5,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 8 0,00 0 2 -0,50 38 41 27,75 163,780 105

15 3316 NURCAN BAYRAM 12G 13 12 10,00 5 7 3,25 3 4 2,00 4 2 3,50 3 1 2,75 28 26 21,50 149,960 144

16 3465 BÜŞRA ARIK 12D 10 5 8,75 6 4 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 24 17 19,75 147,255 150

17 3500 İREM AKÇA 12A 10 11 7,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 8 1 7,75 1 1 0,75 1 0 1,00 22 16 18,00 146,970 151

18 3338 ELİF Nİ * GÖVLE R 12Z 10 8 8,00 2 0 2,00 1 4 0,00 1 0 1,00 2 2 1,50 6 2 5,50 2 4 1,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 25 26 18,50 146,510 152

19 3353 ESRANUR YILMAZ 12D 12 4 11,00 6 5 4,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 4 0,00 24 19 19,25 146,220 153

20 3245 ESRA GÜDER 12E 9 31 1,25 7 7 5,25 5 4 4,00 6 1 5,75 1 4 0,00 4 2 3,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 54 19,50 146,090 155

21 3340 MAKBULE İ *İ 12D 14 17 9,75 5 8 3,00 3 6 1,50 4 2 3,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 7 -1,75 2 4 1,00 3 5 1,75 33 56 19,00 144,535 162

22 3375 AYŞE GÜL KAFAS 12D 10 12 7,00 4 5 2,75 4 4 3,00 5 1 4,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 26 27 19,25 143,685 168

23 3377 MERVE BAYRAM 12D 14 16 10,00 4 6 2,50 2 6 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 26 32 18,00 142,340 172

24 3354 FATMA RAVZA 12D 3 15 -0,75 8 6 6,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 24 27 17,25 141,170 178

25 3322 MÜZEYYEN ÜLGÜ 12E 12 9 9,75 7 7 5,25 1 9 -1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 24 29 16,75 139,755 184

26 3401 MERYEM AL HASAN 12A 2 4 1,00 3 3 2,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 10 16 6,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 24 37 14,75 137,830 187

27 3405 ESMA ALİ 12A 2 4 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 14 8 12,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 20 26 13,50 137,660 188

28 3357 PINAR SUDE BOLAT 12E 11 19 6,25 2 6 0,50 2 7 0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 4 4 3,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 27 47 15,25 137,260 193

29 3394 AYŞE YILDIZ 12E 13 16 9,00 3 9 0,75 3 7 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 6 13 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 52 15,00 136,870 195
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

KATILIMLAR

30 3953 AYAH ALHALAK 12A 9 11 6,25 2 3 1,25 4 5 2,75 3 2 2,50 4 8 2,00 22 29 14,75 135,445 198

31 3930 12C 8 32 0,00 3 12 0,00 4 8 2,00 2 6 0,50 0 5 -1,25 13 27 6,25 2 12 -1,00 6 7 4,25 4 9 1,75 42 118 12,50 133,100 208

32 3418 ZEYNEP METO 12D 10 9 7,75 3 6 1,50 1 1 0,75 4 2 3,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 20 25 13,75 131,760 215

33 3372 AYŞE NUR KÖSE 12E 10 13 6,75 6 8 4,00 2 8 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 22 35 13,25 130,895 216

34 0 SALAM HAC AHMAD 12B 6 33 -2,25 3 11 0,25 4 8 2,00 2 6 0,50 2 3 1,25 14 26 7,50 4 10 1,50 3 7 1,25 2 10 -0,50 40 114 11,50 130,650 217

35 3417 BÜŞRA NUR 12D 9 10 6,50 5 4 4,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 18 21 12,75 129,570 218

36 3337 DİLAN BAYRAM 12F 11 16 7,00 5 7 3,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 21 35 12,25 128,700 221

37 3362 AYŞENUR GÜNGÖR 12F 13 26 6,50 4 5 2,75 3 6 1,50 4 4 3,00 2 3 1,25 0 7 -1,75 2 11 -0,75 28 62 12,50 128,620 222

38 3416 MERYEM ALMAZ 12F 12 27 5,25 5 9 2,75 2 7 0,25 2 5 0,75 2 3 1,25 3 4 2,00 2 7 0,25 1 6 -0,50 29 68 12,00 128,210 223

39 0 CENNE TKAYA 12F 6 19 1,25 4 8 2,00 1 2 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 5 0,75 21 35 12,25 128,145 224

40 3087 SİBEL KAMÇILAR 12D 14 26 7,50 1 13 -2,25 3 9 0,75 4 4 3,00 3 2 2,50 8 32 0,00 4 10 1,50 1 12 -2,00 3 10 0,50 41 118 11,50 127,110 227

41 3361 NAGİHAN AÇIK 12E 12 20 7,00 6 8 4,00 3 8 1,00 2 4 1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 24 49 11,75 126,780 228

42 3325 HAVVAGÜL GÖĞEBAKAN 12F 8 10 5,50 1 2 0,50 3 3 2,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 13 -0,25 19 32 11,00 125,470 233

43 3913 EMENİELS EİM 12A 10 30 2,50 3 12 0,00 0 12 -3,00 2 6 0,50 1 4 0,00 14 26 7,50 2 12 -1,00 4 9 1,75 3 10 0,50 39 121 8,75 125,125 235

44 3307 MELİKE SIĞIRTMAÇ 12F 15 22 9,50 1 13 -2,25 1 9 -1,25 3 4 2,00 2 3 1,25 2 13 -1,25 5 9 2,75 0 1 -0,25 29 74 10,50 124,980 237

45 3230 FEYZA FERİZ 12D 11 18 6,50 3 11 0,25 2 4 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 21 41 10,75 124,930 238

46 0 MUNEFFEREC 12B 13 27 6,25 3 12 0,00 1 11 -1,75 1 7 -0,75 0 5 -1,25 9 28 2,00 3 11 0,25 5 8 3,00 4 9 1,75 39 118 9,50 124,785 239

47 3324 RANA DURUSOY 12F 7 8 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 8 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 16 24 10,00 124,635 242

48 3369 AYŞE GÜL YÜCEUR 12E 8 15 4,25 3 9 0,75 6 5 4,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 21 44 10,00 123,265 244

49 3224 HATİCE NUR 12F 8 20 3,00 4 7 2,25 2 7 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 20 44 9,00 120,760 249

50 3422 ZEYNEP NİSA KAHYA 12E 8 14 4,50 2 8 0,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 17 36 8,00 119,900 252

51 3950 DUHA ELHASAN 12A 12 28 5,00 4 11 1,25 1 11 -1,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 9 31 1,25 3 11 0,25 5 8 3,00 2 11 -0,75 38 122 7,50 119,050 254

52 3366 HAYRULNİSA BOLAT 12F 7 26 0,50 6 6 4,50 2 9 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 8 1,00 0 10 -2,50 2 0 2,00 1 4 0,00 25 68 8,00 118,540 255

53 3349 AYSET ARSLANER 12F 10 23 4,25 5 9 2,75 1 8 -1,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 19 46 7,50 117,565 257

54 3421 ESRA SILA DEMİRHAN 12F 12 22 6,50 6 9 3,75 2 9 -0,25 1 7 -0,75 0 5 -1,25 1 7 -0,75 22 59 7,25 116,930 258

55 3899 12C 9 31 1,25 3 12 0,00 2 10 -0,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 9 31 1,25 5 9 2,75 5 8 3,00 2 11 -0,75 37 123 6,25 116,125 259

56 3327 BÜŞRA DAL 12D 8 12 5,00 4 7 2,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 7 -0,75 16 37 6,75 115,690 260

57 3959 12C 10 29 2,75 1 14 -2,50 2 9 -0,25 2 5 0,75 1 4 0,00 12 25 5,75 2 12 -1,00 2 11 -0,75 3 10 0,50 35 119 5,25 115,660 261

58 3965 RUBA BARAKAT 12B 10 30 2,50 2 13 -1,25 4 8 2,00 2 6 0,50 2 3 1,25 7 32 -1,00 3 11 0,25 5 8 3,00 2 10 -0,50 37 121 6,75 115,535 262
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

KATILIMLAR

59 0 12C 13 27 6,25 2 13 -1,25 4 8 2,00 2 6 0,50 1 4 0,00 9 31 1,25 1 13 -2,25 3 10 0,50 2 11 -0,75 37 123 6,25 115,375 263

60 3929 EEYE ELBEKRİ 12A 10 30 2,50 3 12 0,00 2 10 -0,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 13 27 6,25 4 10 1,50 0 13 -3,25 1 12 -2,00 36 124 5,00 114,825 264

61 0 GAZEL ALHASAN 12A 11 29 3,75 1 14 -2,50 5 7 3,25 1 7 -0,75 1 4 0,00 11 29 3,75 1 13 -2,25 3 10 0,50 2 10 -0,50 36 123 5,25 114,340 265

62 0 HATİCEELFARİS 12B 11 29 3,75 3 12 0,00 0 12 -3,00 2 6 0,50 0 5 -1,25 9 31 1,25 2 12 -1,00 3 10 0,50 6 7 4,25 36 124 5,00 113,500 267

63 3972 FATI A ALZARA DEEB 12C 4 29 -3,25 5 10 2,50 6 6 4,50 1 7 -0,75 0 5 -1,25 13 26 6,50 4 9 1,75 0 13 -3,25 1 12 -2,00 34 117 4,75 113,445 268

64 2075 SELAMSA İB 12B 10 30 2,50 6 9 3,75 0 9 -2,25 1 7 -0,75 1 3 0,25 9 30 1,50 3 11 0,25 2 11 -0,75 3 10 0,50 35 120 5,00 112,610 273

65 3373 HAVVA BİLTEKİN 12F 8 23 2,25 5 5 3,75 1 9 -1,25 1 3 0,25 15 40 5,00 111,605 274

66 3358 FATMAGÜL ÖZDEMİR 12G 8 25 1,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 14 37 4,75 111,440 275

67 3916 SİDRAELMUHAMMED 12C 6 34 -2,50 3 12 0,00 2 10 -0,50 3 5 1,75 2 3 1,25 13 27 6,25 5 9 2,75 0 13 -3,25 1 12 -2,00 35 125 3,75 111,400 276

68 3961 SONDOSALHACAHMAD 12B 12 28 5,00 5 10 2,50 1 11 -1,75 3 5 1,75 2 3 1,25 7 33 -1,25 3 11 0,25 1 12 -2,00 2 10 -0,50 36 123 5,25 111,365 277

69 3923 FATİMAEŞŞEMİYYE 12B 9 31 1,25 1 14 -2,50 3 9 0,75 1 7 -0,75 0 5 -1,25 13 27 6,25 1 13 -2,25 3 9 0,75 3 10 0,50 34 125 2,75 110,165 280

70 3383 ESİN BEKLER 12E 9 31 1,25 0 7 -1,75 4 8 2,00 2 4 1,00 2 3 1,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 67 3,25 107,605 287

71 3926 12C 9 31 1,25 2 13 -1,25 3 9 0,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 10 30 2,50 3 11 0,25 0 13 -3,25 5 8 3,00 34 126 2,50 107,425 288

72 3319 ELİF KAYA 12F 10 24 4,00 2 5 0,75 2 10 -0,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 2 16 -2,00 4 6 2,50 20 69 2,75 106,150 292

73 3974 ŞEHİDEBUHLEF 12B 3 37 -6,25 3 12 0,00 4 8 2,00 1 7 -0,75 4 1 3,75 12 28 5,00 1 13 -2,25 2 11 -0,75 3 10 0,50 33 127 1,25 104,325 298

74 3415 TUANA GÜRCÜLER 12E 5 16 1,00 2 9 -0,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 10 33 1,75 104,100 299

75 3986 İNASELSAYYADİ 12B 13 27 6,25 1 14 -2,50 1 11 -1,75 0 8 -2,00 1 4 0,00 7 33 -1,25 4 10 1,50 5 8 3,00 1 12 -2,00 33 127 1,25 103,675 301

76 3917 RAGADALHALABİ 12B 7 33 -1,25 3 12 0,00 6 6 4,50 0 8 -2,00 0 5 -1,25 8 31 0,25 5 9 2,75 2 11 -0,75 2 11 -0,75 33 126 1,50 103,570 302

77 3268 HAVVANUR KALD* 12F 6 20 1,00 4 7 2,25 0 8 -2,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 14 53 0,75 102,600 304

78 3942 DOAA ALSHAVRDİ 12C 4 36 -5,00 2 13 -1,25 3 9 0,75 3 5 1,75 3 2 2,50 11 29 3,75 4 10 1,50 1 12 -2,00 1 12 -2,00 32 128 0,00 100,950 305

79 39711 HALA ALKATESH 12B 5 35 -3,75 1 14 -2,50 5 7 3,25 0 8 -2,00 1 4 0,00 9 30 1,50 3 11 0,25 3 10 0,50 4 9 1,75 31 128 -1,00 98,595 306

80 3898 KETYA ELHAMMUD 12B 10 30 2,50 2 13 -1,25 1 11 -1,75 1 7 -0,75 1 3 0,25 5 34 -3,50 4 10 1,50 2 11 -0,75 4 9 1,75 30 128 -2,00 94,280 307

81 3901 F* İMA ELFİTNİ 12C 7 32 -1,00 2 13 -1,25 7 5 5,75 1 7 -0,75 0 5 -1,25 4 36 -5,00 2 12 -1,00 2 11 -0,75 5 8 3,00 30 129 -2,25 91,855 308

82 3412 LİNAGAZAL 12A 9 31 1,25 5 10 2,50 1 11 -1,75 3 5 1,75 2 3 1,25 7 33 -1,25 1 13 -2,25 0 13 -3,25 1 12 -2,00 29 131 -3,75 89,375 310

83 3891 HALASALİH 12G 10 30 2,50 6 9 3,75 2 10 -0,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 5 35 -3,75 1 13 -2,25 1 12 -2,00 2 11 -0,75 29 131 -3,75 88,550 311

84 3968 MALAKSANNAA 12B 8 32 0,00 1 14 -2,50 4 8 2,00 2 6 0,50 1 4 0,00 13 27 6,25 3 11 0,25 4 9 1,75 1 11 -1,75 37 122 6,50

85 3359 PERİHAN  MEHMELET 12E 11 26 4,50 2 8 0,00 2 9 -0,25 0 6 -1,50 2 2 1,50 4 17 -0,25 21 68 4,00

86 4466 EZGİ TUTAR 12E 14 24 8,00 1 14 -2,50 2 10 -0,50 1 7 -0,75 0 5 -1,25 18 60 3,00

87 3946 FARİALSHABOUK 12A 7 33 -1,25 1 14 -2,50 4 8 2,00 1 7 -0,75 0 5 -1,25 15 24 9,00 1 13 -2,25 4 9 1,75 0 13 -3,25 33 126 1,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

KATILIMLAR

88 3390 BERNA SOYDAN 12E 13 27 6,25 4 11 1,25 3 9 0,75 0 8 -2,00 1 4 0,00 7 33 -1,25 4 10 1,50 0 13 -3,25 1 12 -2,00 33 127 1,25

89 3951 MENALALŞEYH 12A 8 32 0,00 5 10 2,50 1 11 -1,75 2 6 0,50 1 4 0,00 8 32 0,00 1 13 -2,25 4 9 1,75 3 10 0,50 33 127 1,25

90 3940 NESAYİMELHASAN 12G 8 31 0,25 3 12 0,00 4 7 2,25 2 6 0,50 2 2 1,50 6 32 -2,00 1 12 -2,00 1 12 -2,00 4 9 1,75 31 123 0,25

91 3407 AYA  SALAM ALIK 12B 10 30 2,50 3 12 0,00 1 11 -1,75 2 6 0,50 2 3 1,25 8 32 0,00 1 13 -2,25 3 10 0,50 2 11 -0,75 32 128 0,00

92 3888 FATMİHAVİDA 12B 8 32 0,00 3 12 0,00 3 9 0,75 0 8 -2,00 0 5 -1,25 6 34 -2,50 3 11 0,25 5 8 3,00 4 9 1,75 32 128 0,00

93 3010 RÜVEYDA GÜNDÜZ 12A 5 23 -0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 15 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 7 -1,75 16 66 -0,50

94 3975 ESRA ALASAAD 12B 8 32 0,00 3 12 0,00 1 11 -1,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 4 36 -5,00 4 10 1,50 4 9 1,75 5 8 3,00 31 129 -1,25

95 3966 SEDRA FİLFİLE 12B 5 34 -3,50 2 13 -1,25 3 9 0,75 2 6 0,50 1 4 0,00 10 29 2,75 4 10 1,50 1 12 -2,00 2 11 -0,75 30 128 -2,00

96 2036 NADAŞA RDİ 12B 7 33 -1,25 3 12 0,00 0 12 -3,00 2 6 0,50 1 4 0,00 5 33 -3,25 3 11 0,25 4 9 1,75 5 8 3,00 30 128 -2,00

97 3903 AYA BKİR 12B 13 27 6,25 2 13 -1,25 2 10 -0,50 1 7 -0,75 0 5 -1,25 7 33 -1,25 1 13 -2,25 1 12 -2,00 3 10 0,50 30 130 -2,50

98 3958 HELE HACI AHMET 12G 8 32 0,00 3 11 0,25 3 8 1,00 2 6 0,50 1 4 0,00 5 34 -3,50 2 12 -1,00 4 9 1,75 1 12 -2,00 29 128 -3,00

99 3912 CENEHİD 12G 8 32 0,00 5 10 2,50 1 10 -1,50 2 6 0,50 1 4 0,00 4 35 -4,75 3 11 0,25 1 12 -2,00 4 9 1,75 29 129 -3,25

100 3976 RİM ALMUHAMMED 12C 11 29 3,75 1 14 -2,50 1 11 -1,75 0 8 -2,00 1 4 0,00 8 32 0,00 3 11 0,25 2 11 -0,75 2 11 -0,75 29 131 -3,75

101 3978 12B 5 35 -3,75 3 12 0,00 3 9 0,75 3 5 1,75 2 3 1,25 7 33 -1,25 2 12 -1,00 1 12 -2,00 3 10 0,50 29 131 -3,75

102 3941 SAFA CAMAŞİRİ 12B 6 34 -2,50 2 13 -1,25 3 9 0,75 0 8 -2,00 1 4 0,00 10 27 3,25 2 12 -1,00 2 11 -0,75 2 11 -0,75 28 129 -4,25

103 3409 HAVLEELBEKKUR 12C 4 36 -5,00 3 12 0,00 2 10 -0,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 7 33 -1,25 1 13 -2,25 6 7 4,25 3 10 0,50 28 132 -5,00

104 0 12A 6 34 -2,50 5 10 2,50 2 10 -0,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 5 35 -3,75 2 12 -1,00 3 10 0,50 3 10 0,50 28 132 -5,00

105 3957 HACERAHMED 12G 7 33 -1,25 2 13 -1,25 2 10 -0,50 2 6 0,50 1 4 0,00 7 33 -1,25 3 11 0,25 3 10 0,50 1 12 -2,00 28 132 -5,00

106 3943 HEZAR HASANİ 12G 6 32 -2,00 2 13 -1,25 1 11 -1,75 2 6 0,50 1 4 0,00 5 32 -3,00 3 11 0,25 3 10 0,50 4 9 1,75 27 128 -5,00

107 3924 12C 6 33 -2,25 1 13 -2,25 2 10 -0,50 0 8 -2,00 0 4 -1,00 12 26 5,50 2 11 -0,75 3 9 0,75 0 12 -3,00 26 126 -5,50

108 3981 BETÜL HIRRAVİ 12B 8 32 0,00 2 13 -1,25 2 10 -0,50 1 7 -0,75 0 5 -1,25 6 33 -2,25 5 9 2,75 1 12 -2,00 2 11 -0,75 27 132 -6,00

109 3938 12A 3 37 -6,25 2 13 -1,25 3 9 0,75 2 6 0,50 0 5 -1,25 5 35 -3,75 3 11 0,25 3 10 0,50 6 7 4,25 27 133 -6,25

110 3985 BATOUL SAHVAN 12C 5 35 -3,75 2 13 -1,25 0 12 -3,00 1 7 -0,75 1 4 0,00 9 31 1,25 2 12 -1,00 5 8 3,00 1 12 -2,00 26 134 -7,50

111 3983 HALEHAİK 12C 4 36 -5,00 3 12 0,00 1 11 -1,75 3 5 1,75 2 3 1,25 7 33 -1,25 2 12 -1,00 2 11 -0,75 2 11 -0,75 26 134 -7,50

112 0 TESNİMALBAKOUR 12B 8 32 0,00 1 14 -2,50 1 11 -1,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 3 37 -6,25 3 11 0,25 2 11 -0,75 4 9 1,75 24 136 -10,00

                                                4 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf DBS-2 112 112 112 379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf DBS-2 112 112 112 379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 3304 AYLİN ARIK 12A 15 6 13,50 9 4 8,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 4 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 43 21 37,75 190,155 43

2 3402 SEDRA   ALMATAR 12A 19 4 18,00 13 8 11,00 3 5 1,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 36 23 30,25 178,315 66

3 3246 FERHAN BOLAT 12A 12 9 9,75 9 6 7,50 0 3 -0,75 4 2 3,50 4 1 3,75 4 4 3,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 37 31 29,25 169,745 87

4 3500 İREM AKÇA 12A 10 11 7,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 8 1 7,75 1 1 0,75 1 0 1,00 22 16 18,00 146,970 151

5 3401 MERYEM AL HASAN 12A 2 4 1,00 3 3 2,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 10 16 6,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 24 37 14,75 137,830 187

6 3405 ESMA ALİ 12A 2 4 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 14 8 12,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 20 26 13,50 137,660 188

7 3953 AYAH ALHALAK 12A 9 11 6,25 2 3 1,25 4 5 2,75 3 2 2,50 4 8 2,00 22 29 14,75 135,445 198

8 3913 EMENİELS EİM 12A 10 30 2,50 3 12 0,00 0 12 -3,00 2 6 0,50 1 4 0,00 14 26 7,50 2 12 -1,00 4 9 1,75 3 10 0,50 39 121 8,75 125,125 235

9 3950 DUHA ELHASAN 12A 12 28 5,00 4 11 1,25 1 11 -1,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 9 31 1,25 3 11 0,25 5 8 3,00 2 11 -0,75 38 122 7,50 119,050 254

10 3929 EEYE ELBEKRİ 12A 10 30 2,50 3 12 0,00 2 10 -0,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 13 27 6,25 4 10 1,50 0 13 -3,25 1 12 -2,00 36 124 5,00 114,825 264

11 0 GAZEL ALHASAN 12A 11 29 3,75 1 14 -2,50 5 7 3,25 1 7 -0,75 1 4 0,00 11 29 3,75 1 13 -2,25 3 10 0,50 2 10 -0,50 36 123 5,25 114,340 265

12 3412 LİNAGAZAL 12A 9 31 1,25 5 10 2,50 1 11 -1,75 3 5 1,75 2 3 1,25 7 33 -1,25 1 13 -2,25 0 13 -3,25 1 12 -2,00 29 131 -3,75 89,375 310

13 3946 FARİALSHABOUK 12A 7 33 -1,25 1 14 -2,50 4 8 2,00 1 7 -0,75 0 5 -1,25 15 24 9,00 1 13 -2,25 4 9 1,75 0 13 -3,25 33 126 1,50

14 3951 MENALALŞEYH 12A 8 32 0,00 5 10 2,50 1 11 -1,75 2 6 0,50 1 4 0,00 8 32 0,00 1 13 -2,25 4 9 1,75 3 10 0,50 33 127 1,25

15 3010 RÜVEYDA GÜNDÜZ 12A 5 23 -0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 15 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 7 -1,75 16 66 -0,50

16 0 12A 6 34 -2,50 5 10 2,50 2 10 -0,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 5 35 -3,75 2 12 -1,00 3 10 0,50 3 10 0,50 28 132 -5,00

17 3938 12A 3 37 -6,25 2 13 -1,25 3 9 0,75 2 6 0,50 0 5 -1,25 5 35 -3,75 3 11 0,25 3 10 0,50 6 7 4,25 27 133 -6,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf DBS-2 112 112 112 379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 0 SALAM HAC AHMAD 12B 6 33 -2,25 3 11 0,25 4 8 2,00 2 6 0,50 2 3 1,25 14 26 7,50 4 10 1,50 3 7 1,25 2 10 -0,50 40 114 11,50 130,650 217

2 0 MUNEFFEREC 12B 13 27 6,25 3 12 0,00 1 11 -1,75 1 7 -0,75 0 5 -1,25 9 28 2,00 3 11 0,25 5 8 3,00 4 9 1,75 39 118 9,50 124,785 239

3 3965 RUBA BARAKAT 12B 10 30 2,50 2 13 -1,25 4 8 2,00 2 6 0,50 2 3 1,25 7 32 -1,00 3 11 0,25 5 8 3,00 2 10 -0,50 37 121 6,75 115,535 262

4 0 HATİCEELFARİS 12B 11 29 3,75 3 12 0,00 0 12 -3,00 2 6 0,50 0 5 -1,25 9 31 1,25 2 12 -1,00 3 10 0,50 6 7 4,25 36 124 5,00 113,500 267

5 2075 SELAMSA İB 12B 10 30 2,50 6 9 3,75 0 9 -2,25 1 7 -0,75 1 3 0,25 9 30 1,50 3 11 0,25 2 11 -0,75 3 10 0,50 35 120 5,00 112,610 273

6 3961 SONDOSALHACAHMAD 12B 12 28 5,00 5 10 2,50 1 11 -1,75 3 5 1,75 2 3 1,25 7 33 -1,25 3 11 0,25 1 12 -2,00 2 10 -0,50 36 123 5,25 111,365 277

7 3923 FATİMAEŞŞEMİYYE 12B 9 31 1,25 1 14 -2,50 3 9 0,75 1 7 -0,75 0 5 -1,25 13 27 6,25 1 13 -2,25 3 9 0,75 3 10 0,50 34 125 2,75 110,165 280

8 3974 ŞEHİDEBUHLEF 12B 3 37 -6,25 3 12 0,00 4 8 2,00 1 7 -0,75 4 1 3,75 12 28 5,00 1 13 -2,25 2 11 -0,75 3 10 0,50 33 127 1,25 104,325 298

9 3986 İNASELSAYYADİ 12B 13 27 6,25 1 14 -2,50 1 11 -1,75 0 8 -2,00 1 4 0,00 7 33 -1,25 4 10 1,50 5 8 3,00 1 12 -2,00 33 127 1,25 103,675 301

10 3917 RAGADALHALABİ 12B 7 33 -1,25 3 12 0,00 6 6 4,50 0 8 -2,00 0 5 -1,25 8 31 0,25 5 9 2,75 2 11 -0,75 2 11 -0,75 33 126 1,50 103,570 302

11 39711 HALA ALKATESH 12B 5 35 -3,75 1 14 -2,50 5 7 3,25 0 8 -2,00 1 4 0,00 9 30 1,50 3 11 0,25 3 10 0,50 4 9 1,75 31 128 -1,00 98,595 306

12 3898 KETYA ELHAMMUD 12B 10 30 2,50 2 13 -1,25 1 11 -1,75 1 7 -0,75 1 3 0,25 5 34 -3,50 4 10 1,50 2 11 -0,75 4 9 1,75 30 128 -2,00 94,280 307

13 3968 MALAKSANNAA 12B 8 32 0,00 1 14 -2,50 4 8 2,00 2 6 0,50 1 4 0,00 13 27 6,25 3 11 0,25 4 9 1,75 1 11 -1,75 37 122 6,50

14 3407 AYA  SALAM ALIK 12B 10 30 2,50 3 12 0,00 1 11 -1,75 2 6 0,50 2 3 1,25 8 32 0,00 1 13 -2,25 3 10 0,50 2 11 -0,75 32 128 0,00

15 3888 FATMİHAVİDA 12B 8 32 0,00 3 12 0,00 3 9 0,75 0 8 -2,00 0 5 -1,25 6 34 -2,50 3 11 0,25 5 8 3,00 4 9 1,75 32 128 0,00

16 3975 ESRA ALASAAD 12B 8 32 0,00 3 12 0,00 1 11 -1,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 4 36 -5,00 4 10 1,50 4 9 1,75 5 8 3,00 31 129 -1,25

17 3966 SEDRA FİLFİLE 12B 5 34 -3,50 2 13 -1,25 3 9 0,75 2 6 0,50 1 4 0,00 10 29 2,75 4 10 1,50 1 12 -2,00 2 11 -0,75 30 128 -2,00

18 2036 NADAŞA RDİ 12B 7 33 -1,25 3 12 0,00 0 12 -3,00 2 6 0,50 1 4 0,00 5 33 -3,25 3 11 0,25 4 9 1,75 5 8 3,00 30 128 -2,00

19 3903 AYA BKİR 12B 13 27 6,25 2 13 -1,25 2 10 -0,50 1 7 -0,75 0 5 -1,25 7 33 -1,25 1 13 -2,25 1 12 -2,00 3 10 0,50 30 130 -2,50

20 3978 12B 5 35 -3,75 3 12 0,00 3 9 0,75 3 5 1,75 2 3 1,25 7 33 -1,25 2 12 -1,00 1 12 -2,00 3 10 0,50 29 131 -3,75

21 3941 SAFA CAMAŞİRİ 12B 6 34 -2,50 2 13 -1,25 3 9 0,75 0 8 -2,00 1 4 0,00 10 27 3,25 2 12 -1,00 2 11 -0,75 2 11 -0,75 28 129 -4,25

22 3981 BETÜL HIRRAVİ 12B 8 32 0,00 2 13 -1,25 2 10 -0,50 1 7 -0,75 0 5 -1,25 6 33 -2,25 5 9 2,75 1 12 -2,00 2 11 -0,75 27 132 -6,00

23 0 TESNİMALBAKOUR 12B 8 32 0,00 1 14 -2,50 1 11 -1,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 3 37 -6,25 3 11 0,25 2 11 -0,75 4 9 1,75 24 136 -10,00



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf DBS-2 112 112 112 379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

SINIF: 12B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf DBS-2 112 112 112 379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 3930 12C 8 32 0,00 3 12 0,00 4 8 2,00 2 6 0,50 0 5 -1,25 13 27 6,25 2 12 -1,00 6 7 4,25 4 9 1,75 42 118 12,50 133,100 208

2 3899 12C 9 31 1,25 3 12 0,00 2 10 -0,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 9 31 1,25 5 9 2,75 5 8 3,00 2 11 -0,75 37 123 6,25 116,125 259

3 3959 12C 10 29 2,75 1 14 -2,50 2 9 -0,25 2 5 0,75 1 4 0,00 12 25 5,75 2 12 -1,00 2 11 -0,75 3 10 0,50 35 119 5,25 115,660 261

4 0 12C 13 27 6,25 2 13 -1,25 4 8 2,00 2 6 0,50 1 4 0,00 9 31 1,25 1 13 -2,25 3 10 0,50 2 11 -0,75 37 123 6,25 115,375 263

5 3972 FATI A ALZARA DEEB 12C 4 29 -3,25 5 10 2,50 6 6 4,50 1 7 -0,75 0 5 -1,25 13 26 6,50 4 9 1,75 0 13 -3,25 1 12 -2,00 34 117 4,75 113,445 268

6 3916 SİDRAELMUHAMMED 12C 6 34 -2,50 3 12 0,00 2 10 -0,50 3 5 1,75 2 3 1,25 13 27 6,25 5 9 2,75 0 13 -3,25 1 12 -2,00 35 125 3,75 111,400 276

7 3926 12C 9 31 1,25 2 13 -1,25 3 9 0,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 10 30 2,50 3 11 0,25 0 13 -3,25 5 8 3,00 34 126 2,50 107,425 288

8 3942 DOAA ALSHAVRDİ 12C 4 36 -5,00 2 13 -1,25 3 9 0,75 3 5 1,75 3 2 2,50 11 29 3,75 4 10 1,50 1 12 -2,00 1 12 -2,00 32 128 0,00 100,950 305

9 3901 F* İMA ELFİTNİ 12C 7 32 -1,00 2 13 -1,25 7 5 5,75 1 7 -0,75 0 5 -1,25 4 36 -5,00 2 12 -1,00 2 11 -0,75 5 8 3,00 30 129 -2,25 91,855 308

10 3976 RİM ALMUHAMMED 12C 11 29 3,75 1 14 -2,50 1 11 -1,75 0 8 -2,00 1 4 0,00 8 32 0,00 3 11 0,25 2 11 -0,75 2 11 -0,75 29 131 -3,75

11 3409 HAVLEELBEKKUR 12C 4 36 -5,00 3 12 0,00 2 10 -0,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 7 33 -1,25 1 13 -2,25 6 7 4,25 3 10 0,50 28 132 -5,00

12 3924 12C 6 33 -2,25 1 13 -2,25 2 10 -0,50 0 8 -2,00 0 4 -1,00 12 26 5,50 2 11 -0,75 3 9 0,75 0 12 -3,00 26 126 -5,50

13 3985 BATOUL SAHVAN 12C 5 35 -3,75 2 13 -1,25 0 12 -3,00 1 7 -0,75 1 4 0,00 9 31 1,25 2 12 -1,00 5 8 3,00 1 12 -2,00 26 134 -7,50

14 3983 HALEHAİK 12C 4 36 -5,00 3 12 0,00 1 11 -1,75 3 5 1,75 2 3 1,25 7 33 -1,25 2 12 -1,00 2 11 -0,75 2 11 -0,75 26 134 -7,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf DBS-2 112 112 112 379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 3330 FERHAN CESUR 12D 26 7 24,25 12 1 11,75 10 2 9,50 4 2 3,50 4 1 3,75 9 6 7,50 1 0 1,00 66 19 61,25 246,585 6

2 3203 ZEYNEP GÖK 12D 24 6 22,50 7 5 5,75 6 3 5,25 4 2 3,50 1 3 0,25 12 6 10,50 1 0 1,00 55 25 48,75 220,190 16

3 3298 AYBÜKE AĞCA 12D 12 7 10,25 12 3 11,25 7 2 6,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 1 6,75 45 16 41,00 198,005 34

4 3400 HALİME SAKİ 12D 18 7 16,25 9 6 7,50 6 6 4,50 4 3 3,25 3 1 2,75 5 2 4,50 45 25 38,75 192,605 41

5 3299 SELVİ ŞAHİN 12D 14 15 10,25 8 3 7,25 8 3 7,25 5 2 4,50 2 1 1,75 3 6 1,50 40 30 32,50 175,605 72

6 3352 İKRA ERDOĞAN 12D 15 19 10,25 7 7 5,25 7 5 5,75 6 1 5,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 2 8 0,00 0 2 -0,50 42 48 30,00 168,775 93

7 3308 ZEHRA ALKIR 12D 14 15 10,25 8 7 6,25 5 6 3,50 6 1 5,75 1 1 0,75 3 5 1,75 37 35 28,25 165,510 103

8 3346 ZEYNEP SARCAN 12D 13 10 10,50 7 8 5,00 6 5 4,75 6 1 5,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 8 0,00 0 2 -0,50 38 41 27,75 163,780 105

9 3465 BÜŞRA ARIK 12D 10 5 8,75 6 4 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 24 17 19,75 147,255 150

10 3353 ESRANUR YILMAZ 12D 12 4 11,00 6 5 4,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 4 0,00 24 19 19,25 146,220 153

11 3340 MAKBULE İ *İ 12D 14 17 9,75 5 8 3,00 3 6 1,50 4 2 3,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 7 -1,75 2 4 1,00 3 5 1,75 33 56 19,00 144,535 162

12 3375 AYŞE GÜL KAFAS 12D 10 12 7,00 4 5 2,75 4 4 3,00 5 1 4,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 26 27 19,25 143,685 168

13 3377 MERVE BAYRAM 12D 14 16 10,00 4 6 2,50 2 6 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 26 32 18,00 142,340 172

14 3354 FATMA RAVZA 12D 3 15 -0,75 8 6 6,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 24 27 17,25 141,170 178

15 3418 ZEYNEP METO 12D 10 9 7,75 3 6 1,50 1 1 0,75 4 2 3,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 20 25 13,75 131,760 215

16 3417 BÜŞRA NUR 12D 9 10 6,50 5 4 4,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 18 21 12,75 129,570 218

17 3087 SİBEL KAMÇILAR 12D 14 26 7,50 1 13 -2,25 3 9 0,75 4 4 3,00 3 2 2,50 8 32 0,00 4 10 1,50 1 12 -2,00 3 10 0,50 41 118 11,50 127,110 227

18 3230 FEYZA FERİZ 12D 11 18 6,50 3 11 0,25 2 4 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 21 41 10,75 124,930 238

19 3327 BÜŞRA DAL 12D 8 12 5,00 4 7 2,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 7 -0,75 16 37 6,75 115,690 260
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf DBS-2 112 112 112 379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 3245 ESRA GÜDER 12E 9 31 1,25 7 7 5,25 5 4 4,00 6 1 5,75 1 4 0,00 4 2 3,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 54 19,50 146,090 155

2 3322 MÜZEYYEN ÜLGÜ 12E 12 9 9,75 7 7 5,25 1 9 -1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 24 29 16,75 139,755 184

3 3357 PINAR SUDE BOLAT 12E 11 19 6,25 2 6 0,50 2 7 0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 4 4 3,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 27 47 15,25 137,260 193

4 3394 AYŞE YILDIZ 12E 13 16 9,00 3 9 0,75 3 7 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 6 13 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 52 15,00 136,870 195

5 3372 AYŞE NUR KÖSE 12E 10 13 6,75 6 8 4,00 2 8 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 22 35 13,25 130,895 216

6 3361 NAGİHAN AÇIK 12E 12 20 7,00 6 8 4,00 3 8 1,00 2 4 1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 24 49 11,75 126,780 228

7 3369 AYŞE GÜL YÜCEUR 12E 8 15 4,25 3 9 0,75 6 5 4,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 21 44 10,00 123,265 244

8 3422 ZEYNEP NİSA KAHYA 12E 8 14 4,50 2 8 0,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 17 36 8,00 119,900 252

9 3383 ESİN BEKLER 12E 9 31 1,25 0 7 -1,75 4 8 2,00 2 4 1,00 2 3 1,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 67 3,25 107,605 287

10 3415 TUANA GÜRCÜLER 12E 5 16 1,00 2 9 -0,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 10 33 1,75 104,100 299

11 3359 PERİHAN  MEHMELET 12E 11 26 4,50 2 8 0,00 2 9 -0,25 0 6 -1,50 2 2 1,50 4 17 -0,25 21 68 4,00

12 4466 EZGİ TUTAR 12E 14 24 8,00 1 14 -2,50 2 10 -0,50 1 7 -0,75 0 5 -1,25 18 60 3,00

13 3390 BERNA SOYDAN 12E 13 27 6,25 4 11 1,25 3 9 0,75 0 8 -2,00 1 4 0,00 7 33 -1,25 4 10 1,50 0 13 -3,25 1 12 -2,00 33 127 1,25
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf DBS-2 112 112 112 379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 3337 DİLAN BAYRAM 12F 11 16 7,00 5 7 3,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 21 35 12,25 128,700 221

2 3362 AYŞENUR GÜNGÖR 12F 13 26 6,50 4 5 2,75 3 6 1,50 4 4 3,00 2 3 1,25 0 7 -1,75 2 11 -0,75 28 62 12,50 128,620 222

3 3416 MERYEM ALMAZ 12F 12 27 5,25 5 9 2,75 2 7 0,25 2 5 0,75 2 3 1,25 3 4 2,00 2 7 0,25 1 6 -0,50 29 68 12,00 128,210 223

4 0 CENNE TKAYA 12F 6 19 1,25 4 8 2,00 1 2 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 5 0,75 21 35 12,25 128,145 224

5 3325 HAVVAGÜL GÖĞEBAKAN 12F 8 10 5,50 1 2 0,50 3 3 2,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 13 -0,25 19 32 11,00 125,470 233

6 3307 MELİKE SIĞIRTMAÇ 12F 15 22 9,50 1 13 -2,25 1 9 -1,25 3 4 2,00 2 3 1,25 2 13 -1,25 5 9 2,75 0 1 -0,25 29 74 10,50 124,980 237

7 3324 RANA DURUSOY 12F 7 8 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 8 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 16 24 10,00 124,635 242

8 3224 HATİCE NUR 12F 8 20 3,00 4 7 2,25 2 7 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 20 44 9,00 120,760 249

9 3366 HAYRULNİSA BOLAT 12F 7 26 0,50 6 6 4,50 2 9 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 8 1,00 0 10 -2,50 2 0 2,00 1 4 0,00 25 68 8,00 118,540 255

10 3349 AYSET ARSLANER 12F 10 23 4,25 5 9 2,75 1 8 -1,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 19 46 7,50 117,565 257

11 3421 ESRA SILA DEMİRHAN 12F 12 22 6,50 6 9 3,75 2 9 -0,25 1 7 -0,75 0 5 -1,25 1 7 -0,75 22 59 7,25 116,930 258

12 3373 HAVVA BİLTEKİN 12F 8 23 2,25 5 5 3,75 1 9 -1,25 1 3 0,25 15 40 5,00 111,605 274

13 3319 ELİF KAYA 12F 10 24 4,00 2 5 0,75 2 10 -0,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 2 16 -2,00 4 6 2,50 20 69 2,75 106,150 292

14 3268 HAVVANUR KALD* 12F 6 20 1,00 4 7 2,25 0 8 -2,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 14 53 0,75 102,600 304
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12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf DBS-2 112 112 112 379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 3303 TUGBA ALADAG 12G 20 14 16,50 8 7 6,25 7 5 5,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 8 1,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 49 45 37,75 188,020 47

2 3236 NİSANUR ÇAĞLAR 12G 18 6 16,50 7 6 5,50 0 1 -0,25 6 0 6,00 4 0 4,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 37 18 32,50 176,670 68

3 3316 NURCAN BAYRAM 12G 13 12 10,00 5 7 3,25 3 4 2,00 4 2 3,50 3 1 2,75 28 26 21,50 149,960 144

4 3358 FATMAGÜL ÖZDEMİR 12G 8 25 1,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 14 37 4,75 111,440 275

5 3891 HALASALİH 12G 10 30 2,50 6 9 3,75 2 10 -0,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 5 35 -3,75 1 13 -2,25 1 12 -2,00 2 11 -0,75 29 131 -3,75 88,550 311

6 3940 NESAYİMELHASAN 12G 8 31 0,25 3 12 0,00 4 7 2,25 2 6 0,50 2 2 1,50 6 32 -2,00 1 12 -2,00 1 12 -2,00 4 9 1,75 31 123 0,25

7 3958 HELE HACI AHMET 12G 8 32 0,00 3 11 0,25 3 8 1,00 2 6 0,50 1 4 0,00 5 34 -3,50 2 12 -1,00 4 9 1,75 1 12 -2,00 29 128 -3,00

8 3912 CENEHİD 12G 8 32 0,00 5 10 2,50 1 10 -1,50 2 6 0,50 1 4 0,00 4 35 -4,75 3 11 0,25 1 12 -2,00 4 9 1,75 29 129 -3,25

9 3957 HACERAHMED 12G 7 33 -1,25 2 13 -1,25 2 10 -0,50 2 6 0,50 1 4 0,00 7 33 -1,25 3 11 0,25 3 10 0,50 1 12 -2,00 28 132 -5,00

10 3943 HEZAR HASANİ 12G 6 32 -2,00 2 13 -1,25 1 11 -1,75 2 6 0,50 1 4 0,00 5 32 -3,00 3 11 0,25 3 10 0,50 4 9 1,75 27 128 -5,00
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12M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf DBS-2 112 112 112 379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

SINIF: 12M

KATILIMLAR

1 3343 SERAP TURHAN 12M 9 12 6,00 9 6 7,50 6 5 4,75 4 2 3,50 2 3 1,25 4 4 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 4 1,00 39 40 29,00 168,620 94
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12Z SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf DBS-2 112 112 112 379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 16,11 8,01 4,43 6,57 2,79 2,69 5,03 1,43 2,35 2,67 1,68 1,52 2,03 1,01 0,00 0,00 0,00 5,36 10,87 2,64 2,26 5,38 0,92 1,93 3,89 0,96 1,70 4,56 0,56 34,27 57,11 20,00 152,540

Okul Ortalaması 9,72 22,97 3,98 3,76 9,06 1,49 2,56 7,20 0,76 2,06 4,19 1,02 1,48 3,00 0,73 0,00 0,01 0,00 6,29 19,29 1,47 2,01 8,01 0,01 1,67 6,51 0,05 1,83 7,01 0,07 31,38 87,25 9,58 132,500

SINIF: 12Z

KATILIMLAR

1 3338 ELİF Nİ * GÖVLE R 12Z 10 8 8,00 2 0 2,00 1 4 0,00 1 0 1,00 2 2 1,50 6 2 5,50 2 4 1,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 25 26 18,50 146,510 152
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SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
3938 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 37 -6,25 -16 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 7 33 -1,25 -3 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 5 35 -3,75 -9 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 3 10 0,50 4 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 12 28 5,00 13 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 27 133 -6,25 -4 10,12 9,35 17,57

Türkçe abddddaaBcadcaecbaecbadEabcdedcbacdeCbac

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal abcdEdcbabCdedcBabCdedcbabCdedCbaBcdedcb     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik edcbaedCbaedcbaedcbaEdCbaEdcbaedCbaedcba

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen abcdeaBCdeabcDeAbcdeaBCdeabCDeaBcDeabCdE

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 3 37 8

Türkçe 40 3 37 8
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 7 33 16

Tarih 15 2 13 13
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 9 25
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 8 2 6 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 5 35 13

Matematik-1 40 5 35 13
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 0 4 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 12 28 30

Fizik 14 3 11 21
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya 13 3 10 23
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 1 0 100
Çözünürlük Dengesi 1 1 0 100
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 6 7 46
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 1 0 100
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 5 10 2,50 17 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 9 31 1,25 3 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 5 35 -3,75 -9 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 3 10 0,50 4 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 8 32 0,00 0 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 28 132 -5,00 -3 10,12 9,35 17,57

Türkçe dddddddddddddDdDddDdddddDdddddDddddddDdd

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal bbbBbbbbBbbBBeEeeeeEeeeeEeeeBbbbbBbbbbbb     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik CaeaadcdeeccddddddDDceCcdbecec*Bdaddddcd

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen eeeEeeeeeeEeeeeeEEeeeeeeeEeeeeeeeeeEeeEE

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 6 34 15

Türkçe 40 6 34 15
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 9 31 20

Tarih 15 5 10 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 2 10 17
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 2 6 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 5 35 13

Matematik-1 40 5 35 13
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 0 4 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 8 32 20

Fizik 14 2 12 14
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 3 10 23
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 1 0 100
Gaz 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 10 23
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYAH ALHALAK 3953 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,445 152,540 7 30 30 30 198

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 11 6,25 16 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 2 3 1,25 8 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 0 0 0,00 0 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 9 10 6,50 16 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 4 8 2,00 5 3,82 1,47 2,64

Toplam: 160 22 29 14,75 9 10,12 9,35 17,57

Türkçe Cd dddCb E AADc bbD   d  c       AA  a  

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal     b D   a  BdBBdbEDdc d          acCDD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik  B   Aad d   de eb     A      b      E  

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 11 23

Türkçe 40 9 11 23
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 3 43
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 1 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 9 10 20

Tarih 15 2 3 13
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 0 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 5 33
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 0 0 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 4 8 10

Matematik-1 40 4 8 10
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 1 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN ARIK 3304 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,155 152,540 1 5 5 5 43

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 9 4 8,00 53 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 0 3,00 25 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 4 0 4,00 50 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 19 6 17,50 44 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 2 2 1,50 11 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 4 5 2,75 7 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 43 21 37,75 24 10,12 9,35 17,57

Türkçe ADa a DdCCC dBCE EEA  AdC Eb            

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DDcDCBc d EbBEA   C     DC EEB    CDDdDa     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik C  dc D e       C    A   d       E      

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen B c E     b           a    E   b    B b 

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 15 6 38

Türkçe 40 15 6 38
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 6 1 86
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 2 1 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 19 6 42

Tarih 15 9 4 60
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 0 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 2 1 67

Coğrafya-1 12 3 0 25
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0

Felsefe 8 4 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 4 5 10

Fizik 14 2 2 14
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0

Elektrik Akımı 100 0
Mercekler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 2 15
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DUHA ELHASAN 3950 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,050 152,540 9 51 51 51 254

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 4 11 1,25 8 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 7 33 -1,25 -3 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 9 31 1,25 3 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 5 8 3,00 23 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 10 30 2,50 6 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 38 122 7,50 5 10,12 9,35 17,57

Türkçe aCCBdaedcbdcADebCaDbedabDAEcdacebAdcebaE

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal bDcebAceaDCedaaBcedbadecbdaBdebdaecbDeac     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik aBdedbbdCBebcdBdddbebebdCbecaceBCecaAEba

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen CbdaebcdBaEcaceAcEbDeadBDcbeaCdebaecebcE

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 12 28 30

Türkçe 40 12 28 30
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 1 6 14
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 2 1 67
Servetifünûn Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 7 33 16

Tarih 15 4 11 27
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 11 8
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 9 31 23

Matematik-1 40 9 31 23
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 1 3 25
Olasılık 2 1 1 50
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 10 30 25

Fizik 14 3 11 21
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 5 8 38
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 11 15
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EEYE ELBEKRİ 3929 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,825 152,540 10 60 60 60 264

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 8 32 0,00 0 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 13 27 6,25 16 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 4 10 1,50 11 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 0 13 -3,25 -25 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 5 35 -3,75 -9 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 36 124 5,00 3 10,12 9,35 17,57

Türkçe dCCdedaaBcbdcccbCccdddddaAaeeeedCbAbCDEd

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal abcdEdcbaaaBcdEaacdcbbBbEeeeaAaaaabcDCcc     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik aBBdecEdecdcdCcdecDbcbaAaEeeDDDcCCbbbEcc

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen bbbdadabBCbcDDdcbbaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaa

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 1 6 14
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 2 1 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 8 32 18

Tarih 15 3 12 20
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 2 10 17
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 13 27 33

Matematik-1 40 13 27 33
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 1 3 25
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 5 35 13

Fizik 14 4 10 29
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya 13 0 13 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 12 8
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMENİELS EİM 3913 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,125 152,540 8 43 43 43 235

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 0 12 -3,00 -25 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 6 34 -2,50 -6 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 14 26 7,50 19 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 4 9 1,75 13 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 9 31 1,25 3 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 39 121 8,75 5 10,12 9,35 17,57

Türkçe dbCdcBCcdcbccbBbCcccbBBcDddcbbcdCbddCbcb

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal cbdBcbcDccbdBcbdedbccdcbdcaedbCdbBbcceDb     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik CBcebAdCCcbbbCcccbDbcdbbCbcDbDcBCbbacbAB

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen CbdbcCdbababacbdbcCbCBbBbccCcbBaecbcDbcc

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 6 34 13

Tarih 15 3 12 20
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 12 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 2 6 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 14 26 35

Matematik-1 40 14 26 35
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 3 0 100
Trigonometri 4 1 3 25
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100

Fen 40 9 31 23

Fizik 14 2 12 14
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 4 9 31
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit-Baz Dengesi 1 1 0 100
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 10 23
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ALİ 3405 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,660 152,540 6 27 27 27 188

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 4 1,00 3 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 1 2 0,50 3 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 2 0,50 4 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 0 1 -0,25 -3 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 4 6 2,50 6 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 14 8 12,00 30 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 0 8 -2,00 -5 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 20 26 13,50 8 10,12 9,35 17,57

Türkçe   B b      d  d      b        B         

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal D a   a            cB b       b     DE a     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik CB Ad  ECCA E  aCBeC Aa  db      Ee  bB 

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen   c  c     c  c      c     c     c  c   

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 2 4 5

Türkçe 40 2 4 5
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 0 0
Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Halk Edebiyatı 3 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 4 6 9

Tarih 15 1 2 7
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 0 0

Coğrafya-1 12 1 2 8
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0

Felsefe 8 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 0 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 14 8 35

Matematik-1 40 14 8 35
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Olasılık 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 0 1 0
Polinomlar 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 0 33
Trigonometri 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

Fen 40 0 8 0

Fizik 14 0 3 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı100 0
Mercekler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 3 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FARİALSHABOUK 3946 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 1 14 -2,50 -17 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 6 34 -2,50 -6 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 15 24 9,00 23 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 4 9 1,75 13 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 13 -3,25 -25 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 5 35 -3,75 -9 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 33 126 1,50 1 10,12 9,35 17,57

Türkçe AbcDeabcdeaBcdeaBcdeabcdeabcdeabcdEabCDe

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal cbabaacBabaacdeDEeCdedeEcbabaacBabaacded     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik CccAcDDdeCe deebCBBbaAaCCddcaeEddEeBDecd

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen aaaaabbbbbcccCcDdDddEEeeeaaaaabbbbbccccc

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 2 1 67
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 6 34 13

Tarih 15 1 14 7
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 4 8 33
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 15 24 38

Matematik-1 40 15 24 38
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
II. Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 2 1 67
Trigonometri 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 5 35 13

Fizik 14 1 13 7
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Kimya 13 4 9 31
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 1 0 100
Gaz 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 13 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAN BOLAT 3246 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,745 152,540 3 10 10 10 87

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 9 9,75 24 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 9 6 7,50 50 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 0 3 -0,75 -6 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 4 2 3,50 44 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 17 12 14,00 35 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 4 5 2,75 20 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 4 6 2,50 6 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 37 31 29,25 18 10,12 9,35 17,57

Türkçe CCCBddCEBEEec c adDE  d           b   E 

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal EDaBEeeDBeCBaeE    a da     B CEEacEbCDD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik C    A          ca             a   C Eb 

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen Cc    BecaE bD         e                

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 12 9 30

Türkçe 40 12 9 30
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 2 71
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 0 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 17 12 38

Tarih 15 9 6 60
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 3 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 0 3 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 4 2 50
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 1 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 4 6 10

Fizik 14 4 5 29
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları110100
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya 13 0 1 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GAZEL ALHASAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,340 152,540 11 61 61 61 265

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 1 14 -2,50 -17 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 5 7 3,25 27 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 8 32 0,00 0 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 11 29 3,75 9 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 3 10 0,50 4 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 6 33 -2,25 -6 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 36 123 5,25 3 10,12 9,35 17,57

Türkçe AbdbCEDbCaacdebcBdEbaecbdabcedBcDcdBdbDa

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal abdaecdBcadecbdbcdCdBAbdeCBEcebedcdaedbC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik CdAbdbabdeACdBDbdeBeCedbdebdabdadcdBDaBd

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen cdcdEcacdbebcdcDc*AecbdceaCdcaEd cdBdaeb

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 11 29 28

Türkçe 40 11 29 28
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 8 32 18

Tarih 15 1 14 7
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 5 7 42
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 1 7 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 11 29 28

Matematik-1 40 11 29 28
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
II. Dereceden Denklemler 2 2 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 2 1 67
Trigonometri 4 0 4 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 6 33 15

Fizik 14 1 13 7
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 3 10 23
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 10 15
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM AKÇA 3500 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,970 152,540 4 17 17 17 151

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 11 7,25 18 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 2 1 1,75 12 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 0 2 -0,50 -4 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 0 0 0,00 0 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 2 3 1,25 3 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 1 1 0,75 5 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 2 1 1,75 4 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 22 16 18,00 11 10,12 9,35 17,57

Türkçe bD DaE EbdCdA CEB  Aa e  a   ae  e      

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal e   CB             c   a                     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik C  AE          aC    A         C EA     

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen     E     b           C                 

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 11 25

Türkçe 40 10 11 25
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 2 43
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 1 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 2 3 4

Tarih 15 2 1 13
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 0 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 0 0

Coğrafya-1 12 0 2 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0

Felsefe 8 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 0 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 0 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 0 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 8 1 20

Matematik-1 40 8 1 20
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 2 1 5

Fizik 14 1 1 7
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0

Elektrik Akımı100 0
Mercekler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
LİNAGAZAL 3412 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
89,375 152,540 12 82 82 82 310

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 5 10 2,50 17 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 3 5 1,75 22 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 11 29 3,75 9 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 7 33 -1,25 -3 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 0 13 -3,25 -25 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 2 38 -7,50 -19 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 29 131 -3,75 -2 10,12 9,35 17,57

Türkçe AeaDCEcadbdceadcccaeebcdCccEeaabbAbcdeDC

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DDcDeadeEcaaBccbddeaedCbcdaEbcDacdCbeaDC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik acbdcabcdeedcBabaecaabEdCBAcbeaaecABaeda

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen edcCcababcbdedcbbaeabaecacdEadcaeabecbae

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 31 23

Türkçe 40 9 31 23
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 2 1 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 11 29 24

Tarih 15 5 10 33
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 1 11 8
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 3 5 38
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 7 33 18

Matematik-1 40 7 33 18
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 2 38 5

Fizik 14 1 13 7
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 0 13 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 12 8
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MENALALŞEYH 3951 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 5 10 2,50 17 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 9 31 1,25 3 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 8 32 0,00 0 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 4 9 1,75 13 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 8 32 0,00 0 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 33 127 1,25 1 10,12 9,35 17,57

Türkçe dCCdeddEabaddadeCdabAceaecaeCaaebAecaaaE

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal EDaBdcabcDedcBaedcbabCdedcbaBbCcddeEaabc     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik aBBeadadbcbdadcbbbaaaeecadBDbaDaCeaCdEca

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen dcAaedabcdccbeCAbEacacdBebaecaeBcDcabdEa

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 9 31 20

Tarih 15 5 10 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 3 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 11 8
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 2 6 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 1 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 8 32 20

Matematik-1 40 8 32 20
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 0 4 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 8 32 20

Fizik 14 1 13 7
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 4 9 31
Asit-Baz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 10 23
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM AL HASAN 3401 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,830 152,540 5 26 26 26 187

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 4 1,00 3 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 3 3 2,25 15 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 6 -0,50 -4 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 0 0 0,00 0 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 7 11 4,25 11 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 10 16 6,00 15 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 1 3 0,25 2 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 5 6 3,50 9 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 24 37 14,75 9 10,12 9,35 17,57

Türkçe                       d      a C  A  e c

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal      A  BDec e aBdbc ac            dDeDD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik CBceaA b d  aCd AE  c  AC  Deacd   Cbdcd

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen   ea  B      b c            bd BDD E    

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 2 4 5

Türkçe 40 2 4 5
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 0 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 0 0 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 0 0
Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 1 0
Fecriâti Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 7 11 16

Tarih 15 3 3 20
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 0 33
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 1 6 8
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 0 0 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 10 16 25

Matematik-1 40 10 16 25
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 5 6 13

Fizik 14 1 3 7
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları110100
Hareket 1 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 0 1 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 4 2 31
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA GÜNDÜZ 3010 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 23 -0,75 -2 3,59 3,98 8,01

Tarih 15 2 5 0,75 5 1,53 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 0 3 -0,75 -6 0,03 0,76 1,43

Felsefe 8 2 3 1,25 16 0,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,81 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 6 14 2,50 6 2,95 3,99 6,91

Matematik-1 40 4 15 0,25 1 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 7 -1,75 -13 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 1 14 -2,50 -6 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 16 66 -0,50 0 10,12 9,35 17,57

Türkçe bbdcAdbEdEbeca baEbc e          adAdbcac

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal cDbeE      c d ee         bc AC  ecEcabD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik bedbdc   c      b c ab     e    bC CAEec

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen       abc    a    deCa      c  e   bbdad

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 5 23 13

Türkçe 40 5 23 13
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 2 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 6 14 13

Tarih 15 2 5 13
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 0 33
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 0 3 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 2 3 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 4 15 10

Matematik-1 40 4 15 10
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 1 0
Trigonometri 4 1 0 25
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 1 14 3

Fizik 14 0 4 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 1 3 8
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 7 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEDRA   ALMATAR 3402 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,315 152,540 2 7 7 7 66

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 17 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 4 18,00 45 3,59 3,98 8,01

Matematik-1 40 13 8 11,00 28 3,82 1,47 2,64

Fizik 14 3 5 1,75 13 -0,23 0,01 0,92

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,23 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 -0,08 0,07 0,56

Fen 40 4 11 1,25 3 -0,08 0,13 2,43

Toplam: 160 36 23 30,25 19 10,12 9,35 17,57

Türkçe ADBeCEDECCCdABCEcEEAaAA                 

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Matematik Ca Acb  aCb E  bCBBC Aa  B     C Ee    C

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen aeBC  De b  d Bc      a     e   e   a b 

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 19 4 48

Türkçe 40 19 4 48
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 7 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Halk Edebiyatı 3 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Matematik 40 13 8 33

Matematik-1 40 13 8 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 1 1 50
II. Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Polinomlar 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

Fen 40 4 11 10

Fizik 14 3 5 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 1 2 8
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 4 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
3978 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 35 -3,75 -9 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 3 5 1,75 22 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 11 29 3,75 9 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 7 33 -1,25 -3 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 0,54 0,07 0,56

Fen 40 6 34 -2,50 -6 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 29 131 -3,75 -2 0,93 9,35 17,57

Türkçe CCbacaedadbAcDdedbcceedcDcbaddcabdebdbca

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal dabBbeccebbBcBbaBcedbacDdcCBBAaccdebaCDb     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik ecdCddcCbcbbcadebEcacbddbdcDcDaBebcCdada

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen aacEc*B*ebacebdbacbeaBbdcbaCebaceacbDeaE

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 5 35 13

Türkçe 40 5 35 13
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 11 29 24

Tarih 15 3 12 20
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 2 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 9 25
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 8 3 5 38
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 1 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 7 33 18

Matematik-1 40 7 33 18
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 2 1 67
Trigonometri 4 0 4 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 6 34 15

Fizik 14 2 12 14
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları110100
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 1 12 8
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 1 0 100
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 10 23
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYA  SALAM ALIK 3407 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 8 32 0,00 0 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 8 32 0,00 0 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 3 10 0,50 4 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 0,54 0,07 0,56

Fen 40 6 34 -2,50 -6 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 32 128 0,00 0 0,93 9,35 17,57

Türkçe CeacccaadEEAAcaeeaDaedcEccadedabCdAdbcEc

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal caEdbAbecaCeddacdebcDbeacbbdaebEdBbacCeD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik eBedaeadaeAbdbecbbDcceeAbdBDacecaCdbeaeB

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen aDbceecbcadbeaCebaCebadeDbeaceBaDbedebca

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 4 3 57
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 8 32 18

Tarih 15 3 12 20
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 11 8
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 2 6 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 8 32 20

Matematik-1 40 8 32 20
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 2 2 50
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 6 34 15

Fizik 14 1 13 7
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 3 10 23
Asit-Baz 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 11 15
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYA BKİR 3903 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 5 35 -3,75 -9 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 7 33 -1,25 -3 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 0,54 0,07 0,56

Fen 40 5 35 -3,75 -9 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 30 130 -2,50 -2 0,93 9,35 17,57

Türkçe AaceCbDadCeB*dbEebacCAbcCedcdBeaabcBdbDC

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal acebaaBcdbabBccbEcaeddbacCedcaeddcCabccd     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik acbeccbcaCdbaacabdBebAcedcecECaabdbcecBC

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen edBaaccedcbdcaabdecaEaabecaabCdEabecdbDe

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 13 27 33

Türkçe 40 13 27 33
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 5 35 11

Tarih 15 2 13 13
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 2 10 17
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 7 33 18

Matematik-1 40 7 33 18
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50

Fen 40 5 35 13

Fizik 14 1 13 7
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 1 12 8
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 1 0 100
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 10 23
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 1 0 100
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL HIRRAVİ 3981 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 5 35 -3,75 -9 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 6 33 -2,25 -6 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 5 9 2,75 20 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 0,54 0,07 0,56

Fen 40 8 32 0,00 0 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 27 132 -6,00 -4 0,93 9,35 17,57

Türkçe aeacbdaEdbbAADBDCaedbdcdadcdeacadbbbaDdb

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal acEacebbeedaceEBdAbcedebdedecdbadBeabeae     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik accbCddbdedcabcecaDaEbdbbdcacDceC bebaAd

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen bcAEBadbBeacbDdbcEacdadacbebDbeabcdEcbcb

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 5 35 11

Tarih 15 2 13 13
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 2 10 17
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 6 33 15

Matematik-1 40 6 33 15
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 0 3 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100

Fen 40 8 32 20

Fizik 14 5 9 36
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 1 0 100
Basit Makineler 2 2 0 100
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya 13 1 12 8
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 11 15
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ALASAAD 3975 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 6 34 -2,50 -6 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 4 36 -5,00 -13 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 4 10 1,50 11 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 4 9 1,75 13 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 0,54 0,07 0,56

Fen 40 13 27 6,25 16 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 31 129 -1,25 -1 0,93 9,35 17,57

Türkçe AecceaDadbdceabacdceacedbcadecBcDAEBdeaC

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal aDdebcaBadceBcdebAbadcacebaEacbdadacDabe     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik adcbaecadbbCddcaeBaaecbdadcEadabcEeacbcb

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen abcdEeDcbaAEdbcaEDbeabCebBaEbCdaabdBacDA

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı 3 2 1 67
Servetifünûn Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 6 34 13

Tarih 15 3 12 20
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 1 11 8
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 4 36 10

Matematik-1 40 4 36 10
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 13 27 33

Fizik 14 4 10 29
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı110100
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 1 0 100
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 4 9 31
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Temel Yasalar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 1 0 100
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 5 8 38
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 1 0 100
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATİMAEŞŞEMİYYE 3923 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,165 152,540 7 69 69 69 280

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 1 14 -2,50 -17 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 5 35 -3,75 -9 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 13 27 6,25 16 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 3 9 0,75 6 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 0,54 0,07 0,56

Fen 40 7 32 -1,00 -3 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 34 125 2,75 2 0,93 9,35 17,57

Türkçe aebdecdacEcAbDBeCbeaAaabaAaeeaebacAeebEa

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal acbecdabBeaacdbaebCEbeabdAeacdecaBedeaac     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik aeeCCeEbeabbbCcebEeeEaaAbbBbDbaBCCaadEbd

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen abdcaeaCcdceaae cEaaCBeabdbeaCeaacbcDaEb

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 31 23

Türkçe 40 9 31 23
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 5 35 11

Tarih 15 1 14 7
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 9 25
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 13 27 33

Matematik-1 40 13 27 33
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 1 3 25
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 7 32 18

Fizik 14 1 13 7
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 1 0 100
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 3 9 23
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit-Baz Dengesi 1 1 0 100
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 10 23
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMİHAVİDA 3888 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 0 8 -2,00 -25 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 6 34 -2,50 -6 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 6 34 -2,50 -6 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 5 8 3,00 23 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 0,54 0,07 0,56

Fen 40 12 28 5,00 13 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 32 128 0,00 0 0,93 9,35 17,57

Türkçe AcaeeaDaaCeeccaadEEAbdbbbcEcedcEccadedab

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal abdbCBcccccaBbbacbbadACbDaaabccdaeeabdee     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik eeeecbcaaebCdaaceBcCbcEdaBcbcbceeEecbace

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen abdecbecCbAceCacEcAbdECDbcacbdEabDbdBcbA

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 4 3 57
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 6 34 13

Tarih 15 3 12 20
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 3 9 25
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 0 8 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 6 34 15

Matematik-1 40 6 34 15
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 0 4 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 12 28 30

Fizik 14 3 11 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Kimya 13 5 8 38
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 9 31
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALA ALKATESH 39711 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
98,595 152,540 11 79 79 79 306

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 35 -3,75 -9 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 1 14 -2,50 -17 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 5 7 3,25 27 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 0 8 -2,00 -25 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 7 33 -1,25 -3 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 9 30 1,50 4 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 3 10 0,50 4 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 0,54 0,07 0,56

Fen 40 10 30 2,50 6 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 31 128 -1,00 -1 0,93 9,35 17,57

Türkçe bededccdbddcbdCEeEdcddAeabbaedBaecacbaaa

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal aaBbeadedadcdadaceCBBeaEaeBbcdeaebacbbDa     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik aaAeaceabdeCdccbedaeeAabCdcdaCECdEceDec 

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen cdeabeabCbcEcCeDEDdbdcecddbdbdbabaCBeDeA

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 5 35 13

Türkçe 40 5 35 13
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 7 33 16

Tarih 15 1 14 7
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 5 7 42
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 0 8 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 9 30 23

Matematik-1 40 9 30 23
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 1 0

Fen 40 10 30 25

Fizik 14 3 11 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Kimya 13 3 10 23
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Temel Yasalar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 9 31
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCEELFARİS 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
113,500 152,540 4 62 62 62 267

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 0 12 -3,00 -25 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 5 35 -3,75 -9 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 9 31 1,25 3 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 3 10 0,50 4 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 0,54 0,07 0,56

Fen 40 11 29 3,75 9 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 36 124 5,00 3 0,93 9,35 17,57

Türkçe abbacddEeabcb*BbCEDddcccaAbBCCeeebbAbcdE

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal abce*dcaaeeBBBcdebabcaceabbBceecbBaccbba     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik aBaCdeaabcdcbaeAcbDeceCAabeabDbeabbCeEdd

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen eabcdbBCcdcebceAbECaedddcabeaCBcabAcDdEE

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 11 29 28

Türkçe 40 11 29 28
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 1 6 14
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 2 1 67
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 5 35 11

Tarih 15 3 12 20
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 2 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 12 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 2 6 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 9 31 23

Matematik-1 40 9 31 23
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 0 4 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 11 29 28

Fizik 14 2 12 14
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları110100
Hareket 1 1 0 100
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 3 10 23
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 6 7 46
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İNASELSAYYADİ 3986 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,675 152,540 9 75 75 75 301

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 1 14 -2,50 -17 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 0 8 -2,00 -25 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 3 37 -6,25 -16 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 7 33 -1,25 -3 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 4 10 1,50 11 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 5 8 3,00 23 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 0,54 0,07 0,56

Fen 40 10 30 2,50 6 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 33 127 1,25 1 0,93 9,35 17,57

Türkçe aebdeBCadEcAbDBDCbeaAaabaAadeaDbecAeeDad

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal aaaBbbceeedaaddddddEbedbcdedddaaaaaacCcc     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik aeaaeeEbeabbbCcebEeeEaaAbbBbccccCdddddee

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen abbbcCBbaeEDceaAcEaDCBeacdcaeCeaacecbedd

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 13 27 33

Türkçe 40 13 27 33
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 3 37 7

Tarih 15 1 14 7
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 11 8
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 0 8 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 7 33 18

Matematik-1 40 7 33 18
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 0 4 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 10 30 25

Fizik 14 4 10 29
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Newton'ın Hareket Yasaları110100
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 5 8 38
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit-Baz Dengesi 1 1 0 100
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 12 8
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KETYA ELHAMMUD 3898 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
94,280 152,540 12 80 80 80 307

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 5 34 -3,50 -9 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 5 34 -3,50 -9 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 4 10 1,50 11 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 0,54 0,07 0,56

Fen 40 10 30 2,50 6 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 30 128 -2,00 -1 0,93 9,35 17,57

Türkçe baaDCEDEebddAcCbBEcbbbbcbecceacdDeacbeae

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DccbadadacEbdadadbbcadCdedeacBaeade acbC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik acdAceacbCdeacDeaBdeabc eacdbCbdebdeacce

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen abcCbcDcdedcBCdeEacdacdeaBdEaCacdeacBcDe

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 5 34 11

Tarih 15 2 13 13
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 1 11 8
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 0 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 5 34 13

Matematik-1 40 5 34 13
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 2 0
Trigonometri 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 10 30 25

Fizik 14 4 10 29
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı110100
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Kimya 13 2 11 15
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 1 0 100
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 9 31
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 1 0 100
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MALAKSANNAA 3968 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 1 14 -2,50 -17 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 8 32 0,00 0 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 13 27 6,25 16 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 4 9 1,75 13 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 11 -1,75 -13 0,54 0,07 0,56

Fen 40 8 31 0,25 1 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 37 122 6,50 4 0,93 9,35 17,57

Türkçe eaabaEedaCaBecaEcbEcdcAeecdbAaadaAaeeaeb

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal ebcebecBdbaceadbaceBdbCEceBaEeaBcbdb*bDe     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik CcebEeeEaaAbbBbDaeeCCeEbeabbbCaadEbdbaBC

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen eCdbacbeCDcacedcbabCcbaDCcCdce dbeadBabe

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 8 32 18

Tarih 15 1 14 7
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 4 8 33
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 2 6 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 13 27 33

Matematik-1 40 13 27 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50

Fen 40 8 31 20

Fizik 14 3 11 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 4 9 31
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 1 0 100

Biyoloji 13 1 11 8
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUNEFFEREC 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,785 152,540 2 46 46 46 239

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 5 35 -3,75 -9 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 9 28 2,00 5 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 5 8 3,00 23 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 0,54 0,07 0,56

Fen 40 12 28 5,00 13 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 39 118 9,50 6 0,93 9,35 17,57

Türkçe bcaDabcdbCdBAeacBdaeCeAcdbEcABedbcEdaCDe

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DcabbceBdcacdEdbbdbecdbdaCeadcadeAecbdce     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik eabcdbDce  CEa ceadCabdCeBdcEadCeadcabdC

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen BdceaceceacEBdBcEcbaEceaCBdEcabECaeBecac

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 13 27 33

Türkçe 40 13 27 33
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 2 1 67
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 2 1 67
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 5 35 11

Tarih 15 3 12 20
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 1 11 8
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 9 28 23

Matematik-1 40 9 28 23
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Polinomlar 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 0 4 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50

Fen 40 12 28 30

Fizik 14 3 11 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 5 8 38
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 1 0 100
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit-Baz Dengesi 1 1 0 100
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 9 31
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NADAŞA RDİ 2036 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 0 12 -3,00 -25 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 6 34 -2,50 -6 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 5 33 -3,25 -8 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 4 9 1,75 13 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 0,54 0,07 0,56

Fen 40 12 28 5,00 13 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 30 128 -2,00 -1 0,93 9,35 17,57

Türkçe AbecabcceaCdceacebaddecAeDcabecbeAdBCaea

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal cecDeadecdcDBaecadecadbdeaabcccBceCebaeC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik aBeAbeea ecbccbeaeaaaededebadCEeAab caee

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen ebcabbcDecAaeCecdaeCabCDedCbaCEcaeCadDcA

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 6 34 13

Tarih 15 3 12 20
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 2 1 67

Coğrafya-1 12 0 12 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 2 6 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 5 33 13

Matematik-1 40 5 33 13
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 2 0
Trigonometri 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 12 28 30

Fizik 14 3 11 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Kimya 13 4 9 31
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 1 0 100

Biyoloji 13 5 8 38
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 1 0 100
Üreme - Gelişme 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAGADALHALABİ 3917 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,570 152,540 10 76 76 76 302

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 0 8 -2,00 -25 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 9 31 1,25 3 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 8 31 0,25 1 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 5 9 2,75 20 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 0,54 0,07 0,56

Fen 40 9 31 1,25 3 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 33 126 1,50 1 0,93 9,35 17,57

Türkçe AcceCdDaabdceaebacdcacAeeDabcdabaAadeaDb

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal bDB*ecBacdbbeacDcAbdBACEabddbabcacbc*acb     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik aBAbcaDECbAd*acbdaBCaebadeb cabeddbabcad

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen BaBCEcaebacEabBcabdbbaCedabcbacbdbaddDDc

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 9 31 20

Tarih 15 3 12 20
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 6 6 50
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 0 8 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 8 31 20

Matematik-1 40 8 31 20
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Olasılık 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 1 1 50
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 0 3 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 9 31 23

Fizik 14 5 9 36
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 2 11 15
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 11 15
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RUBA BARAKAT 3965 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,535 152,540 3 58 58 58 262

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 10 30 2,50 6 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 7 32 -1,00 -3 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 5 8 3,00 23 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 0,54 0,07 0,56

Fen 40 10 29 2,75 7 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 37 121 6,75 4 0,93 9,35 17,57

Türkçe CeacccaadEEAAcaeeaDaedcEccaddeabCdAdbaEc

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal cbccEdbacDeeadc*acbEDCcbbdCaedbEccDacCeD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik addeed ebcAcdeceAcDbEaCAeacebaecaecaebdB

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen CebdceebdbEcDeCAbECeaebdeEbdeaceDce baaE

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 4 3 57
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 10 30 22

Tarih 15 2 13 13
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 8 33
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 8 2 6 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 7 32 18

Matematik-1 40 7 32 18
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 1 3 25
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 10 29 25

Fizik 14 3 11 21
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 5 8 38
Asit-Baz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 10 15
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAFA CAMAŞİRİ 3941 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 0 8 -2,00 -25 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 6 34 -2,50 -6 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 10 27 3,25 8 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 0,54 0,07 0,56

Fen 40 6 34 -2,50 -6 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 28 129 -4,25 -3 0,93 9,35 17,57

Türkçe CbeadcadabdecaBedacbeacbadcebdabCeAbCDab

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal acbacdebacdBBcaBadebaCdabbCddeaabcbdabeD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik CaBb Ad CBAaabdceacDbbeAC daebcdbeaCbdba

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen ecAbdbaedbcDaeecbaecaedBbaDdcaBecbAceebd

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 6 34 15

Türkçe 40 6 34 15
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 1 6 14
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 6 34 13

Tarih 15 2 13 13
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 9 25
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 8 0 8 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 10 27 25

Matematik-1 40 10 27 25
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 2 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 2 0
Trigonometri 4 2 2 50
Olasılık 2 1 1 50
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 6 34 15

Fizik 14 2 12 14
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 2 11 15
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 11 15
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALAM HAC AHMAD 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,650 152,540 1 34 34 34 217

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 33 -2,25 -6 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 3 11 0,25 2 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 11 28 4,00 10 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 14 26 7,50 19 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 4 10 1,50 11 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 3 7 1,25 10 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 0,54 0,07 0,56

Fen 40 9 27 2,25 6 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 40 114 11,50 7 0,93 9,35 17,57

Türkçe bCbcABaaaabcdecedcbabBacDb cabab*dccCcdd

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal abbcd DecebBBeaeaAeEbdB*ccCdBdbcdaDcDacD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik aBB*dccdCdAbabBbAbcDECedCbaeDcbababCdEAa

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen abcdBCBCcbaaaa ccc DdaCB bc adaaecbaeeEE

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 6 33 15

Türkçe 40 6 33 15
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 11 28 24

Tarih 15 3 11 20
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 1 33
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 8 33
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 8 2 6 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 14 26 35

Matematik-1 40 14 26 35
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 2 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 2 2 50
Olasılık 2 1 1 50
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

Fen 40 9 27 23

Fizik 14 4 10 29
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Newton'ın Hareket Yasaları110100
Hareket 1 1 0 100
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 3 7 23
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 1 0 100
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 10 15
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEDRA FİLFİLE 3966 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 34 -3,50 -9 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 8 32 0,00 0 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 10 29 2,75 7 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 4 10 1,50 11 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 0,54 0,07 0,56

Fen 40 7 33 -1,25 -3 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 30 128 -2,00 -1 0,93 9,35 17,57

Türkçe aaedecaEedcAeacbC *bceeaabcdCebdCedceaca

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal aabdaecaBbdcaBdBBedbbacaacCBacdabBedaabD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik CB CbdECacbacedbeabadaaACbdecDDeba*bA*bc

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen abcEedcaBCdeeDCbaabcdeedcbaabCdeDcbaabcd

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 5 34 13

Türkçe 40 5 34 13
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 8 32 18

Tarih 15 2 13 13
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 9 25
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 8 2 6 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 10 29 25

Matematik-1 40 10 29 25
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 1 0 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 0 4 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 7 33 18

Fizik 14 4 10 29
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
Basit Makineler 2 1 1 50
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya 13 1 12 8
Asit-Baz 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 11 15
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEHİDEBUHLEF 3974 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
104,325 152,540 8 73 73 73 298

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 37 -6,25 -16 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 12 28 5,00 13 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 12 28 5,00 13 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 0,54 0,07 0,56

Fen 40 6 34 -2,50 -6 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 33 127 1,25 1 0,93 9,35 17,57

Türkçe dceeabbcaeeeddaceacbaAdbbaaabeeccdaBebDa

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal abdedcBaccEDdbeaaebBBbCdeCaEcabaccdDDEaC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik eeAbcDedCaACdeDbbcdaCbbeCBAddCEacdedcbad

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen cbdacebceDbadecadbeebcaDdBeaDCcbeadcBead

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 3 37 8

Türkçe 40 3 37 8
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 12 28 27

Tarih 15 3 12 20
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 2 1 67

Coğrafya-1 12 4 8 33
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 12 28 30

Matematik-1 40 12 28 30
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 1 1 50
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 6 34 15

Fizik 14 1 13 7
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 2 11 15
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 1 0 100
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 10 23
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi 1 1 0 100
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELAMSA İB 2075 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,610 152,540 5 64 64 64 273

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 6 9 3,75 25 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 0 9 -2,25 -19 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 8 28 1,00 3 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 9 30 1,50 4 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 0,54 0,07 0,56

Fen 40 8 32 0,00 0 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 35 120 5,00 3 0,93 9,35 17,57

Türkçe dCeabdbadbcAecdaebDcbeBccAbdaCDbebAAbDac

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal cbEBcbeDBDbeeBcceb ae a bcaeaeCddabbDab      

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik aBdCdAaeacbdaeBcbEbDEedcbaeebbDc bEbecee

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen dbddBeaCcadbDeCAadbcbebdbdbebdBdacdbeCaE

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 2 1 67
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 8 28 18

Tarih 15 6 9 40
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 9 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 9 30 23

Matematik-1 40 9 30 23
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 0 4 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 0 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 8 32 20

Fizik 14 3 11 21
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 1 0 100
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 2 11 15
Asit-Baz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 10 23
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 1 0 100
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SONDOSALHACAHMAD 3961 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,365 152,540 6 68 68 68 277

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 5 10 2,50 17 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 3 5 1,75 22 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 11 29 3,75 9 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 7 33 -1,25 -3 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 0,54 0,07 0,56

Fen 40 6 33 -2,25 -6 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 36 123 5,25 3 0,93 9,35 17,57

Türkçe daaBcdbEebadAbccddcaeBaEDbccabedCbAACDEb

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal EabcEAaeBbbdacEcaceabCdedbeBcAddaBeacCDe     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik acdbeeaddBdabCaeAbDecbaedaeDaeDaeCbdeabe

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen aedbBdaecCdDbeabbcabedCaaae cbeabccEbdaE

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 12 28 30

Türkçe 40 12 28 30
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 1 6 14
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 2 1 67
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 2 1 67
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 2 1 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 11 29 24

Tarih 15 5 10 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 1 11 8
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 3 5 38
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 7 33 18

Matematik-1 40 7 33 18
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 1 3 25
Olasılık 2 1 1 50
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 6 33 15

Fizik 14 3 11 21
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 1 12 8
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 1 0 100
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 10 15
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TESNİMALBAKOUR 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 0,62 3,98 8,01

Tarih 15 1 14 -2,50 -17 -0,59 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 -0,09 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,42 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,08 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 4 36 -5,00 -13 -1,02 3,99 6,91

Matematik-1 40 3 37 -6,25 -16 0,38 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 0,27 0,05 0,96

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 0,54 0,07 0,56

Fen 40 9 31 1,25 3 0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 24 136 -10,00 -6 0,93 9,35 17,57

Türkçe eDcadbbcbdedAeCbcdbAaecbCcaEcddcaeaceCDa

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal ebcDaeacdaceacebdA*daeacbdadbeacBebbadbC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik edbdbeacaaAdcebeacead*cdaeedbdbeAEbceace

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen cacb*DaDCebaaacbdeAdabbceaCbDacEdaeBcbcA

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 2 1 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 2 1 67
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 4 36 9

Tarih 15 1 14 7
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 1 11 8
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 3 37 8

Matematik-1 40 3 37 8
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 0 4 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 9 31 23

Fizik 14 3 11 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 2 11 15
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 1 0 100

Biyoloji 13 4 9 31
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
3959 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,660 152,540 3 57 57 57 261

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 29 2,75 7 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 1 14 -2,50 -17 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 9 -0,25 -2 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 2 5 0,75 9 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 6 32 -2,00 -5 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 12 25 5,75 14 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 7 33 -1,25 -3 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 35 119 5,25 3 0,70 9,35 17,57

Türkçe aCCcABadabcAAaBcbdDac acadbeeecebcAbbaaE

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal aaaacAcacaeacccaebC adaDbeeBcAdac aEebcb     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik CBBCCbbbadbdbdBdbEbccaaAaaaaaDbBbbb AE  

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen aabaBdabaCaaacaAcbeeeaCabdaCbdacacbEeCad

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 29 25

Türkçe 40 10 29 25
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 2 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 6 32 13

Tarih 15 1 14 7
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 9 17
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 2 5 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 12 25 30

Matematik-1 40 12 25 30
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 1 33
Trigonometri 4 0 4 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

Fen 40 7 33 18

Fizik 14 2 12 14
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 2 11 15
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 1 0 100
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 10 23
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 1 0 100
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,375 152,540 4 59 59 59 263

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 9 31 1,25 3 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 9 31 1,25 3 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 3 10 0,50 4 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 6 34 -2,50 -6 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 37 123 6,25 4 0,70 9,35 17,57

Türkçe AaccbEDbCCadAcabdaEACdccCcdEdcBabcdedCba

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal abcbaedcdEcaBcbbcdCBaAaaaaBbbBbcccCccdDd     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik CBbcbcDEdabCaBDaaaaaabbbbBcccCcddddeeeee

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen aaaabbbcCcccdddDEeeeaaaabBbbcCccdDddeeee

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 13 27 33

Türkçe 40 13 27 33
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 2 71
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 2 1 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 9 31 20

Tarih 15 2 13 13
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 4 8 33
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 2 6 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 9 31 23

Matematik-1 40 9 31 23
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Olasılık 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 6 34 15

Fizik 14 1 13 7
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 3 10 23
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 1 0 100
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 11 15
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 1 0 100
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
3926 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
107,425 152,540 7 71 71 71 288

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 7 33 -1,25 -3 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 10 30 2,50 6 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 0 13 -3,25 -25 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 8 32 0,00 0 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 34 126 2,50 2 0,70 9,35 17,57

Türkçe AbcDeaaabCdeeabceacddbcAaeEcdBeaacbBCeaC

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal aeccdBeacEaceadbcbeaeAbbDeBddebdBeecbcaC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik bdcAcDadCbdeadcbCBdCacdadcecbdcdAcdBDcaC

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen cdcbacDbCbeceCaecbcdacdcecaEcdabCDadBDad

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 31 23

Türkçe 40 9 31 23
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 1 6 14
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 2 1 67
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 7 33 16

Tarih 15 2 13 13
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 3 9 25
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 1 7 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 10 30 25

Matematik-1 40 10 30 25
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 0 4 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 1 50

Fen 40 8 32 20

Fizik 14 3 11 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı110100
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Kimya 13 0 13 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 5 8 38
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
3930 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,100 152,540 1 31 31 31 208

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 9 31 1,25 3 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 13 27 6,25 16 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 6 7 4,25 33 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 12 28 5,00 13 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 42 118 12,50 8 0,70 9,35 17,57

Türkçe AaBebacddaeeABdacEabdbcAaDdbAeabcbadbeca

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal aaaabBBBccccdddDEeeeeAbcDedbaBeBaeaacceb     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik acAdEbabdeACbcaaCBdCedcbaBcdEdcbAbdeDaBC

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen abcdEDcbacecabcDEDcbabCDedCcaacEdbeBBaeA

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 2 1 67
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 9 31 20

Tarih 15 3 12 20
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 2 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 4 8 33
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 2 6 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 13 27 33

Matematik-1 40 13 27 33
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 1 1 50
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 0 4 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 1 50

Fen 40 12 28 30

Fizik 14 2 12 14
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 6 7 46
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Temel Yasalar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 1 0 100

Biyoloji 13 4 9 31
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
3924 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 33 -2,25 -6 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 1 13 -2,25 -15 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 0 8 -2,00 -25 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 3 35 -5,75 -14 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 12 26 5,50 14 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 3 9 0,75 6 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 12 -3,00 -23 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 5 32 -3,00 -8 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 26 126 -5,50 -3 0,70 9,35 17,57

Türkçe CbdaeBdbcacebDaebcadcae cdaeCbDbecAdbaca

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal cabdEbac*b deacadbacDeabcAecaedbadc aeac     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik CBBCCbbCba cdeacbaD abCdeaBcDecBCacdcbda

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen  DbaeCadedacacdAEab acbdacDaeacdbaeda ab

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 6 33 15

Türkçe 40 6 33 15
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 1 6 14
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 2 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 2 1 67
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 3 35 7

Tarih 15 1 13 7
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 10 17
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 0 8 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 0 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 12 26 30

Matematik-1 40 12 26 30
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 2 1 67
Trigonometri 4 0 3 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 5 32 13

Fizik 14 2 11 14
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 3 9 23
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 1 0 100
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 1 0 100

Biyoloji 13 0 12 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
3899 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,125 152,540 2 55 55 55 259

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 7 33 -1,25 -3 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 9 31 1,25 3 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 5 9 2,75 20 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 5 8 3,00 23 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 12 28 5,00 13 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 37 123 6,25 4 0,70 9,35 17,57

Türkçe bDacecDabbdeeBCdBcaAdAcbebdadBeacbdedCba

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal abcDedccabEcdbAecbdBeAdbcaebdBDaecdbeacd     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik acecdDaddCbdcdDcCBdeCecdedAcbdcdecdeDcBb

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen BCcbacDcCbdcBdecbDeCcECbCedbDeccdbdcceDc

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 31 23

Türkçe 40 9 31 23
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 1 6 14
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 7 33 16

Tarih 15 3 12 20
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 2 10 17
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 2 6 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 9 31 23

Matematik-1 40 9 31 23
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 12 28 30

Fizik 14 5 9 36
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 2 1 1 50
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı110100
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 5 8 38
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 11 15
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BATOUL SAHVAN 3985 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 35 -3,75 -9 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 0 12 -3,00 -25 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 4 36 -5,00 -13 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 9 31 1,25 3 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 5 8 3,00 23 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 8 32 0,00 0 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 26 134 -7,50 -5 0,70 9,35 17,57

Türkçe adCebcdacdbecbaDCacdbecaceacdbaaCdbeCacd

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal cbdadcbecaCdacEcacadcbacdcaBcdaccccaDecc     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik CBdCCbdCCcbcabcebacccadACdaecbcdeCbacdec

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen abcdedcbabcDeDCbabCDedCBabcdedcBabcdedcb

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 5 35 13

Türkçe 40 5 35 13
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 4 36 9

Tarih 15 2 13 13
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 0 12 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 9 31 23

Matematik-1 40 9 31 23
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 2 2 50
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 8 32 20

Fizik 14 2 12 14
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya 13 5 8 38
Asit-Baz 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 1 0 100
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 12 8
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOAA ALSHAVRDİ 3942 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,950 152,540 8 78 78 78 305

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 36 -5,00 -13 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 3 5 1,75 22 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 11 29 3,75 9 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 11 29 3,75 9 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 4 10 1,50 11 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 6 34 -2,50 -6 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 32 128 0,00 0 0,70 9,35 17,57

Türkçe ecdcdaacbdecbBecadbebdAcbedceeBbDeacdebd

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal ceabbcadEbdacEbDdceadcbEDbdcEBDcebdaDbDC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik adecbaDcbebCadcDCBdCdbEaCBecEbaadEbebead

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen eadbEacDbeAdBdebccdbEbacbaecbadcebdaecDc

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 4 36 10

Türkçe 40 4 36 10
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 11 29 24

Tarih 15 2 13 13
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 3 9 25
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 3 5 38
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 11 29 28

Matematik-1 40 11 29 28
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 6 34 15

Fizik 14 4 10 29
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 1 12 8
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 1 0 100
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 12 8
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
F* İMA ELFİTNİ 3901 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
91,855 152,540 9 81 81 81 308

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 32 -1,00 -3 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 10 30 2,50 6 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 4 36 -5,00 -13 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 9 31 1,25 3 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 30 129 -2,25 -1 0,70 9,35 17,57

Türkçe eCaeecCdBacceDcabceabdcbecdBa cedbbcCcEa

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal bcdedbaaccaBccEdBACEDbBaEbddccdEbc*cba*e     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik bddbdAaCdebcdbabbcceaddbeEdcbabcdecCb*ca

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen aabcdbeCdabDccbb*EeDbcaabbcCDaeecbAbDbEa

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 7 32 18

Türkçe 40 7 32 18
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 1 6 14
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 0 2 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 2 1 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 10 30 22

Tarih 15 2 13 13
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 7 5 58
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 4 36 10

Matematik-1 40 4 36 10
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 0 4 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 9 31 23

Fizik 14 2 12 14
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 1 0 100
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 2 11 15
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 5 8 38
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATI A ALZARA DEEB 3972 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
113,445 152,540 5 63 63 63 268

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 29 -3,25 -8 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 5 10 2,50 17 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 12 28 5,00 13 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 13 26 6,50 16 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 4 9 1,75 13 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 0 13 -3,25 -25 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 5 34 -3,50 -9 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 34 117 4,75 3 0,70 9,35 17,57

Türkçe aaCBbcbdabbcebaa bDab db daB b be  bdaba

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal bababAbeBcCBaBcaBAbcDCBcbAbcdcbcbBcdebab     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik CBBCCbbbaBcbabBAbcbab ababababaBabaCAbAB

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen aabaBaB BCbabbabacbbaabacbcbbeBababaabcb

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 4 29 10

Türkçe 40 4 29 10
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 2 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 2 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 0 1 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 0 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 12 28 27

Tarih 15 5 10 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 2 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 6 6 50
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 13 26 33

Matematik-1 40 13 26 33
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 2 1 67
Trigonometri 4 0 4 0
Olasılık 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100

Fen 40 5 34 13

Fizik 14 4 9 29
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 2 0 100
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları110100
Hareket 1 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 0 13 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 12 8
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALEHAİK 3983 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 36 -5,00 -13 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 3 5 1,75 22 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 9 31 1,25 3 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 7 33 -1,25 -3 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 6 34 -2,50 -6 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 26 134 -7,50 -5 0,70 9,35 17,57

Türkçe bdecbBecddbbebdcdaacdedbaebBCaeeabdcCebd

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal bbEdcdbcBbdeaBdaacbEcdcaabececaEbBDbDCee     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik CBdCdbbdeBbEcaedbdDbaaadeEdbaeedabdeccde

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen CbdbaaaadCbeeaCdbabeCcddebceaCadecbEaacd

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 4 36 10

Türkçe 40 4 36 10
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 9 31 20

Tarih 15 3 12 20
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 11 8
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 3 5 38
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 7 33 18

Matematik-1 40 7 33 18
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 1 3 25
Olasılık 2 1 1 50
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 6 34 15

Fizik 14 2 12 14
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 2 11 15
Asit-Baz 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 11 15
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAVLEELBEKKUR 3409 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 36 -5,00 -13 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 7 33 -1,25 -3 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 7 33 -1,25 -3 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 6 7 4,25 33 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 10 30 2,50 6 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 28 132 -5,00 -3 0,70 9,35 17,57

Türkçe AbcDedcbabCdedCbabcdedcbabcdedcbabcdedcb

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DDeeddeeddEeddeeddeeddeEDdeEddeeddeeDdee     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik aaAAabbbbbcCcccDddddeeEeeaAaaabbbbbccccC

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen edcbabcceDcbabcDEDcbabCDedCbabcdeDCBabcd

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 4 36 10

Türkçe 40 4 36 10
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 7 33 16

Tarih 15 3 12 20
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 2 10 17
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 7 33 18

Matematik-1 40 7 33 18
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50

Fen 40 10 30 25

Fizik 14 1 13 7
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 6 7 46
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Temel Yasalar 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 1 0 100

Biyoloji 13 3 10 23
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RİM ALMUHAMMED 3976 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 1 14 -2,50 -17 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 0 8 -2,00 -25 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 3 37 -6,25 -16 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 8 32 0,00 0 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 7 33 -1,25 -3 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 29 131 -3,75 -2 0,70 9,35 17,57

Türkçe aCbedaCbdEEAdbBcdaecAdB*adbda*bdeAbdCabE

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal bcEadbbbdeadeeacdbaaDeacdbeadbeccaaaDeca     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik CBdCddaeCaebaadebdeaceabbcccDeeaabECAdec

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen dDca*CdaedbaDeeeaabbCcdeeEbCeaBceadcbecb

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 11 29 28

Türkçe 40 11 29 28
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 4 3 57
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 2 1 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 3 37 7

Tarih 15 1 14 7
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 11 8
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 0 8 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 8 32 20

Matematik-1 40 8 32 20
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 1 3 25
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 7 33 18

Fizik 14 3 11 21
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 2 11 15
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 11 15
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİDRAELMUHAMMED 3916 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,400 152,540 6 67 67 67 276

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 -0,89 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 -0,79 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 0,50 0,76 1,43

Felsefe 8 3 5 1,75 22 -0,02 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 -0,07 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 10 30 2,50 6 -0,38 3,99 6,91

Matematik-1 40 13 27 6,25 16 2,34 1,47 2,64

Fizik 14 5 9 2,75 20 -0,07 0,01 0,92

Kimya 13 0 13 -3,25 -25 0,07 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 -0,38 0,07 0,56

Fen 40 6 34 -2,50 -6 -0,38 0,13 2,43

Toplam: 160 35 125 3,75 2 0,70 9,35 17,57

Türkçe AaceCEcEabdcbaabacEcaecdbcadcddEccdaabca

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DbcbaBdcbEdbccbcbAbccAbbaadbbaDBebCacbDC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik aceebeDECeAdaeDDbddCdeaCCdddbaadbbbeDDBC

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen BaaCcbcbCbAEdeabcbbbdbdceebdcCdadceadceb

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 6 34 15

Türkçe 40 6 34 15
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 1 6 14
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 10 30 22

Tarih 15 3 12 20
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 2 10 17
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 3 5 38
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 2 0 100
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 13 27 33

Matematik-1 40 13 27 33
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Olasılık 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 1 1 50
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 2 1 67
Trigonometri 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

Fen 40 6 34 15

Fizik 14 5 9 36
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 1 0 100
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 0 13 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 12 8
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 1 0 100
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE AĞCA 3298 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,005 152,540 3 3 3 3 34

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 7 10,25 26 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 12 3 11,25 75 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 4 1 3,75 47 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 26 8 24,00 60 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 2,28 1,47 2,64

Toplam: 160 45 16 41,00 26 25,07 9,35 17,57

Türkçe b   C DdbCC AddEBEEA  A  D    da        

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DDBbCBcBdEEDBEA EAaB AeE CBEEa  B CaDdDC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik C  A D         bC    A           E    B 

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 12 7 30

Türkçe 40 12 7 30
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 6 1 86
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Halk Edebiyatı 3 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 1 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 26 8 58

Tarih 15 12 3 80
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 2 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 3 0 100

Coğrafya-1 12 7 2 58
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 4 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 7 1 18

Matematik-1 40 7 1 18
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 1 0 33
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL KAFAS 3375 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,685 152,540 12 22 22 22 168

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 4 5 2,75 18 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 5 1 4,75 59 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 16 10 13,50 34 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 2,28 1,47 2,64

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,10 0,01 0,92

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,06 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,07 0,56

Fen 40 0 1 -0,25 -1 0,12 0,13 2,43

Toplam: 160 26 27 19,25 12 25,07 9,35 17,57

Türkçe ADaDC DdCCeccaCEacce  Ab              e 

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal De DCd    bbBb  a  Bd CaDaBEEa  BACDDE       

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik                b                 ab a   

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen               a                         

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 12 25

Türkçe 40 10 12 25
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 1 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 16 10 36

Tarih 15 4 5 27
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 4 4 33
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 5 1 63
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 0 1 0

Fizik 14 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Elektrik Akımı100 0
Mercekler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ARIK 3465 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,255 152,540 9 16 16 16 150

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 5 8,75 22 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 6 4 5,00 33 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 3 0,25 2 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 4 1 3,75 47 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 11 9 8,75 22 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 2,28 1,47 2,64

Toplam: 160 24 17 19,75 12 25,07 9,35 17,57

Türkçe bbC A bEBEEAA   b D               A  e  

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal bc BcA D bCB B  d     d  Ad B CEEa      e    

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik      A       C     c dd              E  

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 5 25

Türkçe 40 10 5 25
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 2 71
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 11 9 24

Tarih 15 6 4 40
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 1 33
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 2 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 1 3 8
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 4 1 50
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 0 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 0 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 1 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA DAL 3327 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,690 152,540 19 56 56 56 260

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 4 7 2,25 15 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 4 1,00 8 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 0 0 0,00 0 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 6 11 3,25 8 12,88 3,99 6,91

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,10 0,01 0,92

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,06 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 0,08 0,07 0,56

Fen 40 2 14 -1,50 -4 0,12 0,13 2,43

Toplam: 160 16 37 6,75 4 25,07 9,35 17,57

Türkçe CCbcddbE ddeADdDa Dd              A e   

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal bb Bc e  bCadBEBB aa be                      

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Fen bbdcB  b      dc            eCacbce   b 

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 12 20

Türkçe 40 8 12 20
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 6 11 13

Tarih 15 4 7 27
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 2 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 2 4 17
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 0 0 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 0 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 0 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Fen 40 2 14 5

Fizik 14 1 5 7
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 0 50
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 7 8
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0

Üreme - Gelişme101 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA NUR 3417 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,570 152,540 16 35 35 35 218

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 5 4 4,00 27 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 0 1 -0,25 -2 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 2 3 1,25 16 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 9 10 6,50 16 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 2,28 1,47 2,64

Toplam: 160 18 21 12,75 8 25,07 9,35 17,57

Türkçe CCCcA CEBc Ab B adc c e         a  e    

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal b  BE De Dae  E      d        dEEabba DD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik                 e                       

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 10 23

Türkçe 40 9 10 23
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 1 71
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 3 0 2 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 0 0
Halk Edebiyatı 3 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 9 10 20

Tarih 15 5 4 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 1 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 0 33
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 2 3 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRANUR YILMAZ 3353 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,220 152,540 10 19 19 19 153

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 4 11,00 28 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 6 5 4,75 32 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 4 0,00 0 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 2 1 1,75 22 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 9 10 6,50 16 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 2,28 1,47 2,64

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,10 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,07 0,56

Fen 40 1 4 0,00 0 0,12 0,13 2,43

Toplam: 160 24 19 19,25 12 25,07 9,35 17,57

Türkçe ADcDC D CC cddCE EEA                    

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal Dc cCa BE bbBE   ce  A a d  Ea    C          

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik e  A    C                               

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen         bbdcB                           

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 12 4 30

Türkçe 40 12 4 30
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 6 1 86
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Halk Edebiyatı 3 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 9 10 20

Tarih 15 6 5 40
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 0 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 1 4 8
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0

Felsefe 8 2 1 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 0 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 0 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 0 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 1 4 3

Fizik 14 1 4 7
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Basit Makineler 2 1 0 50
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Elektrik Akımı100 0
Mercekler 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA RAVZA 3354 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,170 152,540 14 24 24 24 178

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 15 -0,75 -2 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 8 6 6,50 43 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 1 1,75 15 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 2 1 1,75 22 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 16 8 14,00 35 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 2,28 1,47 2,64

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,10 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,08 0,07 0,56

Fen 40 0 1 -0,25 -1 0,12 0,13 2,43

Toplam: 160 24 27 17,25 11 25,07 9,35 17,57

Türkçe b c adD aCdc   E    d be add  da        

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DDBbCcdBEc aBEd    Ba  E    E    bCDDE C     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik C  A D  d        B C e   d              

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen                                       c 

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 3 15 8

Türkçe 40 3 15 8
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 1 29
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 0 0 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 1 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 16 8 36

Tarih 15 8 6 53
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 1 33

Coğrafya-1 12 2 1 17
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0

Felsefe 8 2 1 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 0 1 0

Fizik 14 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Elektrik Akımı100 0
Mercekler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAN CESUR 3330 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,585 152,540 1 1 1 1 6

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 12 1 11,75 78 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 10 2 9,50 79 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 4 2 3,50 44 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 30 6 28,50 71 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 9 6 7,50 19 2,28 1,47 2,64

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,10 0,01 0,92

Kimya 13 1 0 1,00 8 -0,06 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,07 0,56

Fen 40 1 0 1,00 3 0,12 0,13 2,43

Toplam: 160 66 19 61,25 38 25,07 9,35 17,57

Türkçe CCCdABCEBEEAADBeb DEABdE dE     bAAACDEb

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal  bEBEADD DCBBBEBBACEDCBaEAa B CEEebEDaDD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik CBBCCAa      Ca cc   dCA   b            

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen                        B                

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 26 7 65

Türkçe 40 26 7 65
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 7 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 3 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 1 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 2 1 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 30 6 67

Tarih 15 12 1 80
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 1 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 2 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 10 2 83
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 4 2 50
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 9 6 23

Matematik-1 40 9 6 23
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 1 0 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

Fen 40 1 0 3

Fizik 14 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları100 0
Hareket 1 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA FERİZ 3230 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,930 152,540 18 45 45 45 238

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 3 11 0,25 2 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 4 1,00 8 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 2 4 1,00 13 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 10 21 4,75 12 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 2,28 1,47 2,64

Toplam: 160 21 41 10,75 7 25,07 9,35 17,57

Türkçe abCcedCE E AAc  C  bc daDedde e C Ad eEa

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal dbdBbeDccbCda da  Cc dB  e  B CabacbbCDD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik                                e b      

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 11 18 28

Türkçe 40 11 18 28
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 3 43
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 2 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 2 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 1 1 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 10 21 22

Tarih 15 3 11 20
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 4 17
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 2 4 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 1 0
Trigonometri 4 0 1 0
Olasılık 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME SAKİ 3400 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,605 152,540 4 4 4 4 41

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 7 16,25 41 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 9 6 7,50 50 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 4 3 3,25 41 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 22 16 18,00 45 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 2,28 1,47 2,64

Toplam: 160 45 25 38,75 24 25,07 9,35 17,57

Türkçe AD DC DbCCCcd bE EEe  A  Dd A d   EB CD 

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DDBDCBcBEdEbcdcbEdCBBAdEeecEEabcB CD aDC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik C  c b  C       C    A           E      

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 18 7 45

Türkçe 40 18 7 45
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 2 71
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 1 0 33
Halk Edebiyatı 3 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 2 0 67
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 22 16 49

Tarih 15 9 6 60
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 2 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 6 6 50
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 4 3 50
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 0 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA ERDOĞAN 3352 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,775 152,540 6 11 11 11 93

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 7 7 5,25 35 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 6 1 5,75 72 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 24 14 20,50 51 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 2,28 1,47 2,64

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,10 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,08 0,07 0,56

Fen 40 2 10 -0,50 -1 0,12 0,13 2,43

Toplam: 160 42 48 30,00 19 25,07 9,35 17,57

Türkçe ADBbbEb abCeAdCEdEEACcbbeadEAad Dbdd    

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal eD eCeBBEddbcEAabACBBACacaBEEBcBB CDDEbC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik    eb   C            da          a      

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen  ba  aDbdbecB                    e    c 

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 15 19 38

Türkçe 40 15 19 38
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 2 71
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 1 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 24 14 53

Tarih 15 7 7 47
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 7 5 58
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 6 1 75
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 2 10 5

Fizik 14 2 8 14
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı110100
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MAKBULE İ *İ 3340 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,535 152,540 11 21 21 21 162

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 5 8 3,00 20 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 6 1,50 13 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 4 2 3,50 44 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 13 19 8,25 21 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 2,28 1,47 2,64

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 0,10 0,01 0,92

Kimya 13 2 4 1,00 8 -0,06 0,05 0,96

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 0,08 0,07 0,56

Fen 40 5 16 1,00 3 0,12 0,13 2,43

Toplam: 160 33 56 19,00 12 25,07 9,35 17,57

Türkçe Acd CEDdCC eA bdBE ACcbdecE ca ac  B Caa

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DcBbb  aEdEbccA E  cadaaDeBEEaD a C Dacd     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik     a  b             e           a    B 

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen  bcd  b   bc bd   cC d  Cd E ad C e e bA

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 14 17 35

Türkçe 40 14 17 35
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 1 71
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 1 1 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 2 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 1 1 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 13 19 29

Tarih 15 5 8 33
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 1 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 3 6 25
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 4 2 50
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 0 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 0 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 1 0 33
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 5 16 13

Fizik 14 0 7 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 2 4 15
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 5 23
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BAYRAM 3377 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,340 152,540 13 23 23 23 172

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 4 6 2,50 17 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 6 0,50 4 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 3 1 2,75 34 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 11 16 7,00 18 12,88 3,99 6,91

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,10 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,08 0,07 0,56

Fen 40 1 0 1,00 3 0,12 0,13 2,43

Toplam: 160 26 32 18,00 11 25,07 9,35 17,57

Türkçe ADceaEDEbCCdAaCEeEbA bbd DbccBd    a    

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DbaeCaeBb     A  AaeBd ca dE a  B CDDaba     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Fen                                     B   

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 14 16 35

Türkçe 40 14 16 35
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 2 71
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Halk Edebiyatı 3 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 11 16 24

Tarih 15 4 6 27
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 1 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 0 0

Coğrafya-1 12 2 6 17
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 3 1 38
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Fen 40 1 0 3

Fizik 14 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100

Sindirim Sistemi100 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELVİ ŞAHİN 3299 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,605 152,540 5 9 9 9 72

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 8 3 7,25 48 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 8 3 7,25 60 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 5 2 4,50 56 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 23 9 20,75 52 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 2,28 1,47 2,64

Toplam: 160 40 30 32,50 20 25,07 9,35 17,57

Türkçe aCCaAdCEBcEed  DaEDEbad a E   b  dbb DE 

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal  ccBbADD DC  BEBB CEDCBbEba BbCEEaDd  DD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik      A   d   b  c D    b    a        E c

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 14 15 35

Türkçe 40 14 15 35
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 4 3 57
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 1 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 1 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 0 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 23 9 51

Tarih 15 8 3 53
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 1 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 1 33
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 0 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 8 3 67
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 5 2 63
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 0 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 1 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 1 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL KAMÇILAR 3087 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,110 152,540 17 40 40 40 227

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 1 13 -2,25 -15 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 4 4 3,00 38 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 11 28 4,00 10 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 8 32 0,00 0 2,28 1,47 2,64

Fizik 14 4 10 1,50 11 0,10 0,01 0,92

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 -0,06 0,05 0,96

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 0,08 0,07 0,56

Fen 40 8 32 0,00 0 0,12 0,13 2,43

Toplam: 160 41 118 11,50 7 25,07 9,35 17,57

Türkçe CCadddbdBEEAADcbaEDceadbbeaaCbaaCcceCabE

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal cbbcdeaa eCeaacBaAaaeeBbbbaBBcCcaBbaaCDD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik aBeddccbCddcbCdcbcDcbdedababDDcBbCbdcbdc

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen abecBCaCadbaDbCbdcabdcacbcadDeecbcdabCdE

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 14 26 35

Türkçe 40 14 26 35
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 2 71
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 2 1 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 11 28 24

Tarih 15 1 13 7
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 9 25
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 4 4 50
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 1 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 8 32 20

Matematik-1 40 8 32 20
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 2 2 50
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 8 32 20

Fizik 14 4 10 29
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 1 0 100
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 1 12 8
Asit-Baz 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 10 23
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 1 0 100
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ALKIR 3308 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,510 152,540 7 13 13 13 103

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 8 7 6,25 42 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 6 1 5,75 72 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 20 15 16,25 41 12,88 3,99 6,91

Fizik 14 3 5 1,75 13 0,10 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,07 0,56

Fen 40 3 5 1,75 4 0,12 0,13 2,43

Toplam: 160 37 35 28,25 18 25,07 9,35 17,57

Türkçe ADBeadD CbaBdBCE cEA  Ac cb cBa D  c  ba

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DDabCeBaEdEccEAabAeBaACaDa EEBcBB C   bC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Fen   ab aD d AcB                           

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 14 15 35

Türkçe 40 14 15 35
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 4 3 57
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Halk Edebiyatı 3 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 0 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 1 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 20 15 44

Tarih 15 8 7 53
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 5 6 42
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0

Felsefe 8 6 1 75
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 0 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 0 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 0 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Fen 40 3 5 8

Fizik 14 3 5 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Basit Makineler 2 1 1 50
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0

Sindirim Sistemi100 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÖK 3203 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,190 152,540 2 2 2 2 16

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 7 5 5,75 38 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 4 2 3,50 44 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 18 13 14,75 37 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 2,28 1,47 2,64

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,10 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,07 0,56

Fen 40 1 0 1,00 3 0,12 0,13 2,43

Toplam: 160 55 25 48,75 30 25,07 9,35 17,57

Türkçe CCCBABCEeEEAAD eCEDEcBd   E d  a AAA DE 

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal dDdBE DD Dd cBdcB  EDCdD Aa B CEEac babD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik CB C Ab  B   C  cc  cbCA  B c  B   C E  

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen             D                           

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 24 6 60

Türkçe 40 24 6 60
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 7 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 2 1 67
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 1 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 1 0 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 18 13 40

Tarih 15 7 5 47
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 2 1 67
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 1 33
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 0 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 6 3 50
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 4 2 50
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 0 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 12 6 30

Matematik-1 40 12 6 30
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 0 33
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 1 1 50
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

Fen 40 1 0 3

Fizik 14 1 0 7
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları100 0
Hareket 1 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP METO 3418 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,760 152,540 15 32 32 32 215

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 9 7,75 19 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 3 6 1,50 10 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 1 0,75 6 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 4 2 3,50 44 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 10 10 7,50 19 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 2,28 1,47 2,64

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 0,10 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,08 0,07 0,56

Fen 40 0 5 -1,25 -3 0,12 0,13 2,43

Toplam: 160 20 25 13,75 9 25,07 9,35 17,57

Türkçe CCCcAdCE caAb   Cb   ce D      C   e    

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal b  cb De DCe a    b      A  B CEcBbd  DD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik                 e                       

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen bbdc                             e      

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 9 25

Türkçe 40 10 9 25
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 2 71
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 3 0 2 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 0 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 0 0
Halk Edebiyatı 3 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 10 10 22

Tarih 15 3 6 20
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 2 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 1 1 8
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 4 2 50
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

Fen 40 0 5 0

Fizik 14 0 4 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları100 0
Hareket 1 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARCAN 3346 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,780 152,540 8 14 14 14 105

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 19 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 10,18 3,98 8,01

Tarih 15 7 8 5,00 33 4,75 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 3,01 0,76 1,43

Felsefe 8 6 1 5,75 72 3,30 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,83 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

Sosyal 40 22 16 18,00 45 12,88 3,99 6,91

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 2,28 1,47 2,64

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,10 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,08 0,07 0,56

Fen 40 2 10 -0,50 -1 0,12 0,13 2,43

Toplam: 160 38 41 27,75 17 25,07 9,35 17,57

Türkçe CdCcd bEdEEAADcbCEDb  d         C A e   

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal EcdcEAacabCeBBEBa CaDaBabACBB CEEBcdbCDD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik      daa        b    C               a  

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen dbecB  ba  aDb              e    c      

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 13 10 33

Türkçe 40 13 10 33
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 2 71
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 22 16 49

Tarih 15 7 8 47
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 6 5 50
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 8 6 1 75
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 1 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

Fen 40 2 10 5

Fizik 14 2 8 14
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 1 1 50
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları100 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL YÜCEUR 3369 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,265 152,540 7 48 48 48 244

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 13 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 15 4,25 11 5,37 3,98 8,01

Tarih 15 3 9 0,75 5 1,33 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 0,75 0,76 1,43

Felsefe 8 1 3 0,25 3 1,12 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 11 19 6,25 16 3,81 3,99 6,91

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 1,02 1,47 2,64

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,46 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 -0,64 0,07 0,56

Fen 40 1 8 -1,00 -3 -0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 21 44 10,00 6 9,44 9,35 17,57

Türkçe Ae eC   CbdcdBCE   Ad Aeeca  ed  e     a

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal eccedB BEbb  bb dACdBAbaDdBE e  a e Db d     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik    c                 c           E      

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen aeaC   e      e                    e ec 

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 15 20

Türkçe 40 8 15 20
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 2 43
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 2 0
Halk Edebiyatı 3 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 1 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 11 19 24

Tarih 15 3 9 20
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 2 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 1 0

Coğrafya-1 12 6 5 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 1 3 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 0 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 1 8 3

Fizik 14 1 4 7
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Elektrik Akımı100 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 3 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR KÖSE 3372 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,895 152,540 5 33 33 33 216

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 13 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 13 6,75 17 5,37 3,98 8,01

Tarih 15 6 8 4,00 27 1,33 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 8 0,00 0 0,75 0,76 1,43

Felsefe 8 3 2 2,50 31 1,12 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 12 22 6,50 16 3,81 3,99 6,91

Toplam: 160 22 35 13,25 8 9,44 9,35 17,57

Türkçe AD  aED Cb decCE ccAe Aedca     D      e

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DD eCBeddaEadEcbEe Bd ebbaeEaa  B CabEaa     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 13 25

Türkçe 40 10 13 25
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 0 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 12 22 27

Tarih 15 6 8 40
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 2 8 17
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 3 2 38
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE YILDIZ 3394 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,870 152,540 4 29 29 29 195

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 13 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 5,37 3,98 8,01

Tarih 15 3 9 0,75 5 1,33 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 7 1,25 10 0,75 0,76 1,43

Felsefe 8 1 2 0,50 6 1,12 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 9 21 3,75 9 3,81 3,99 6,91

Matematik-1 40 6 13 2,75 7 1,02 1,47 2,64

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,46 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,64 0,07 0,56

Fen 40 0 2 -0,50 -1 -0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 28 52 15,00 9 9,44 9,35 17,57

Türkçe ADB CdDECbCcbaaE Edd  b  DEc   E  ddbeba

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal eaBbCde d ab EbcEeeBB  acda Ea  e  cDcDa     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik bBceEDcaCC da  a B  ebbe   a            

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen        c                            c   

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 13 16 33

Türkçe 40 13 16 33
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Halk Edebiyatı 3 1 1 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 0 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 9 21 20

Tarih 15 3 9 20
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 2 0

Coğrafya-1 12 3 7 25
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 1 2 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 6 13 15

Matematik-1 40 6 13 15
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 1 0 50
II. Dereceden Denklemler 2 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 1 0
Trigonometri 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 0 2 0

Fizik 14 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Elektrik Akımı100 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERNA SOYDAN 3390 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 5,37 3,98 8,01

Tarih 15 4 11 1,25 8 1,33 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 0,75 0,76 1,43

Felsefe 8 0 8 -2,00 -25 1,12 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 8 32 0,00 0 3,81 3,99 6,91

Matematik-1 40 7 33 -1,25 -3 1,02 1,47 2,64

Fizik 14 4 10 1,50 11 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 0 13 -3,25 -25 -0,46 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 -0,64 0,07 0,56

Fen 40 5 35 -3,75 -9 -0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 33 127 1,25 1 9,44 9,35 17,57

Türkçe CbbcAdCEcEaAADcDCdbEccdaDbdadbbeabbeCadb

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal EbaddeebBDacBdaBBAecbbeccebaedabdcacDabe     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik bdaebdEaCdbaceadbceadCbdbaaDDbcadCcbdEea

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen CbcdeeabdCEbDebdaaabddbceabacbaeaDbcaeba

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 13 27 33

Türkçe 40 13 27 33
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 2 71
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 8 32 18

Tarih 15 4 11 27
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 9 25
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 0 8 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 7 33 18

Matematik-1 40 7 33 18
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 2 2 50
Olasılık 2 1 1 50
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 5 35 13

Fizik 14 4 10 29
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 0 13 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 12 8
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESİN BEKLER 3383 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
107,605 152,540 9 70 70 70 287

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 13 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 5,37 3,98 8,01

Tarih 15 0 7 -1,75 -12 1,33 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 0,75 0,76 1,43

Felsefe 8 2 4 1,00 13 1,12 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 8 22 2,50 6 3,81 3,99 6,91

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 1,02 1,47 2,64

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,46 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,64 0,07 0,56

Fen 40 1 8 -1,00 -3 -0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 20 67 3,25 2 9,44 9,35 17,57

Türkçe CeecAdCdeccAAeeDdbebcBdcbcacbbDedbecbDbc

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal cabdbde        BBACaedcaced a eEEebEbbaD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik eadee                                cAB

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen abeddC       ea                  b      

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 31 23

Türkçe 40 9 31 23
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 8 22 18

Tarih 15 0 7 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 2 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 4 8 33
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 2 4 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 1 0 33
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100

Fen 40 1 8 3

Fizik 14 1 6 7
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Newton'ın Hareket Yasaları100 0
Hareket 1 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA GÜDER 3245 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,090 152,540 1 20 20 20 155

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 13 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 5,37 3,98 8,01

Tarih 15 7 7 5,25 35 1,33 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 0,75 0,76 1,43

Felsefe 8 6 1 5,75 72 1,12 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 19 16 15,00 38 3,81 3,99 6,91

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 1,02 1,47 2,64

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,46 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,64 0,07 0,56

Fen 40 1 5 -0,25 -1 -0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 33 54 19,50 12 9,44 9,35 17,57

Türkçe CdbaAdaEaEaceecaaaDdcedbbeaBbCaeebAdecEb

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal bc aEdDDaeCBaBEc A c eBDbACcB CEEBDdbabD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik ddBCCA                                  

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen    E       aea         e       e        

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 31 23

Türkçe 40 9 31 23
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 4 3 57
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 19 16 42

Tarih 15 7 7 47
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 2 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 5 4 42
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 8 6 1 75
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 1 0 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

Fen 40 1 5 3

Fizik 14 1 3 7
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
Basit Makineler 2 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları100 0
Hareket 1 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 0 1 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TUTAR 4466 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 5,37 3,98 8,01

Tarih 15 1 14 -2,50 -17 1,33 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 0,75 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 1,12 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 4 36 -5,00 -13 3,81 3,99 6,91

Toplam: 160 18 60 3,00 2 9,44 9,35 17,57

Türkçe CbbcAdCE EdAADeDbEDEccd ceacCabaedbeeDca

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal EbdacccedbaecabeBebcDbebcbaacbbaEcabebcc     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 14 24 35

Türkçe 40 14 24 35
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 2 71
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 2 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 4 36 9

Tarih 15 1 14 7
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 10 17
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÜLGÜ 3322 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,755 152,540 2 25 25 25 184

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 13 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 9 9,75 24 5,37 3,98 8,01

Tarih 15 7 7 5,25 35 1,33 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 9 -1,25 -10 0,75 0,76 1,43

Felsefe 8 2 1 1,75 22 1,12 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 11 19 6,25 16 3,81 3,99 6,91

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 1,02 1,47 2,64

Toplam: 160 24 29 16,75 10 9,44 9,35 17,57

Türkçe AD  b DbCC cA CE EaAb b d E e   D d     

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DccDCeBBE bbaEcDdeaaed ccd  Ee    C Dd b     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik                      A           d      

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 12 9 30

Türkçe 40 12 9 30
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 6 1 86
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 1 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 0 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 11 19 24

Tarih 15 7 7 47
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 1 9 8
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0

Felsefe 8 2 1 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 0 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAGİHAN AÇIK 3361 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,780 152,540 6 41 41 41 228

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 13 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 5,37 3,98 8,01

Tarih 15 6 8 4,00 27 1,33 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 8 1,00 8 0,75 0,76 1,43

Felsefe 8 2 4 1,00 13 1,12 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 12 24 6,00 15 3,81 3,99 6,91

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 1,02 1,47 2,64

Toplam: 160 24 49 11,75 7 9,44 9,35 17,57

Türkçe ADa CdD CCece CbcEEAb bcecbdA dbD ceb  a

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DbcedBB cdEbBEcDbdbeBb aeCeEaeb B bbDdbb     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik    ed  cd             a                 

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 12 20 30

Türkçe 40 12 20 30
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 2 71
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 1 33
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 1 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 1 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 12 24 27

Tarih 15 6 8 40
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 0 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 2 1 67

Coğrafya-1 12 3 8 25
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 2 4 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PERİHAN  MEHMELET 3359 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 26 4,50 11 5,37 3,98 8,01

Tarih 15 2 8 0,00 0 1,33 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 9 -0,25 -2 0,75 0,76 1,43

Felsefe 8 0 6 -1,50 -19 1,12 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 6 25 -0,25 -1 3,81 3,99 6,91

Matematik-1 40 4 17 -0,25 -1 1,02 1,47 2,64

Toplam: 160 21 68 4,00 3 9,44 9,35 17,57

Türkçe CbddAeadcEcAADeDaacEeadbD  cb eaCdedecEc

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal a c beb e Ce Baeacda dBcEbadc a aceEbbD      

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik  ccab    a a  B bc e dd aa   c B abCAb  

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 11 26 28

Türkçe 40 11 26 28
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 4 3 57
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 1 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 2 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 6 25 13

Tarih 15 2 8 13
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 2 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 9 17
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 0 6 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 4 17 10

Matematik-1 40 4 17 10
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 1 0 33
Trigonometri 4 0 2 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR SUDE BOLAT 3357 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,260 152,540 3 28 28 28 193

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 13 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 19 6,25 16 5,37 3,98 8,01

Tarih 15 2 6 0,50 3 1,33 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 7 0,25 2 0,75 0,76 1,43

Felsefe 8 4 2 3,50 44 1,12 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 10 17 5,75 14 3,81 3,99 6,91

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 1,02 1,47 2,64

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 1 1 0,75 6 -0,46 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 -0,64 0,07 0,56

Fen 40 2 7 0,25 1 -0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 27 47 15,25 10 9,44 9,35 17,57

Türkçe dee CaDbCbCa  bE EbAe A C Ed ad bcd daDd

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal De  Ce ad    cdcc  aBd acdBEE edB CDba C     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik d    e  C A   D  c   b           E      

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen d a  D    b  d e      C             e c 

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 11 19 28

Türkçe 40 11 19 28
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 4 2 57
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 2 1 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 2 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 10 17 22

Tarih 15 2 6 13
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 0 0

Coğrafya-1 12 2 7 17
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 4 2 50
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 0 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 1 0 50
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 2 7 5

Fizik 14 1 4 7
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100

Elektrik Akımı100 0
Mercekler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 1 1 8
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA GÜRCÜLER 3415 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
104,100 152,540 10 74 74 74 299

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 13 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 16 1,00 3 5,37 3,98 8,01

Tarih 15 2 9 -0,25 -2 1,33 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 0 5 -1,25 -10 0,75 0,76 1,43

Felsefe 8 1 0 1,00 13 1,12 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 5 17 0,75 2 3,81 3,99 6,91

Toplam: 160 10 33 1,75 1 9,44 9,35 17,57

Türkçe Ace aae bbdc dCb EcAd   decE            

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal cbaeCee b  b Ee   b dda  d        CDcEaa     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 5 16 13

Türkçe 40 5 16 13
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 4 29
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 5 17 11

Tarih 15 2 9 13
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 5 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0

Felsefe 8 1 0 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NİSA KAHYA 3422 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,900 152,540 8 50 50 50 252

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 13 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 14 4,50 11 5,37 3,98 8,01

Tarih 15 2 8 0,00 0 1,33 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 0 4 -1,00 -8 0,75 0,76 1,43

Felsefe 8 2 2 1,50 19 1,12 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 6 16 2,00 5 3,81 3,99 6,91

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 1,02 1,47 2,64

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,14 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,46 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 -0,64 0,07 0,56

Fen 40 0 2 -0,50 -1 -0,96 0,13 2,43

Toplam: 160 17 36 8,00 5 9,44 9,35 17,57

Türkçe Cb cAcCE cbeA eDadD   B b   b  a  bd    

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal acdcEcb  eCc   a  d  d   e  e eE B b aDD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik                 eb  bC A             Ec 

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen                             e  d        

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 14 20

Türkçe 40 8 14 20
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 3 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı 3 0 1 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 1 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 6 16 13

Tarih 15 2 8 13
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 1 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 0 4 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 2 2 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 0 2 0

Fizik 14 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları100 0
Hareket 1 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR GÜNGÖR 3362 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,620 152,540 2 37 37 37 222

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 26 6,50 16 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 4 5 2,75 18 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 6 1,50 13 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 4 4 3,00 38 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 13 18 8,50 21 3,89 3,99 6,91

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,19 0,01 0,92

Kimya 13 0 7 -1,75 -13 -0,03 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 0,34 0,07 0,56

Fen 40 2 18 -2,50 -6 0,50 0,13 2,43

Toplam: 160 28 62 12,50 8 8,62 9,35 17,57

Türkçe bbCdedaEcEEAADBDCd acddabdddeabCecAdeaEc

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal cbacE D dDC    aBdCbcdBb   aBACaEacaaaDD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Fen               b  b c e c dcCebdeeDbccbda

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 13 26 33

Türkçe 40 13 26 33
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 4 3 57
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 13 18 29

Tarih 15 4 5 27
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 0 33
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 3 6 25
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 4 4 50
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 3 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Fen 40 2 18 5

Fizik 14 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya 13 0 7 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 11 15
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0

Üreme - Gelişme101 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYSET ARSLANER 3349 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,565 152,540 10 53 53 53 257

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 23 4,25 11 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 5 9 2,75 18 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 8 -1,00 -8 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 3 3 2,25 28 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 9 23 3,25 8 3,89 3,99 6,91

Toplam: 160 19 46 7,50 5 8,62 9,35 17,57

Türkçe aCbcc bEdbEAADd Cd acc d  EabaD eeAddabd

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal  eEdEAebcbCBaedaad a beaE b e CEEacaca       

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 23 25

Türkçe 40 10 23 25
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 4 3 57
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 1 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 9 23 20

Tarih 15 5 9 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 2 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 8 8
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 3 3 38
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 1 33
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 0 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CENNE TKAYA 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,145 152,540 4 39 39 39 224

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 19 1,25 3 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 4 8 2,00 13 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 2 0,50 4 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 5 0 5,00 63 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 13 11 10,25 26 3,89 3,99 6,91

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 0,08 1,47 2,64

Toplam: 160 21 35 12,25 8 8,62 9,35 17,57

Türkçe CedcceaEcbbAebd dEaac  E  dd      b    E

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal ceEBcADbae d a Ba    d      B CEEB Eb DD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik Cc               d  bC      a          e

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 6 19 15

Türkçe 40 6 19 15
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 0 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 0 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 13 11 29

Tarih 15 4 8 27
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 1 33
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 1 2 8
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 5 0 63
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 1 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN BAYRAM 3337 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,700 152,540 1 36 36 36 221

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 16 7,00 18 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 5 7 3,25 22 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 5 -0,25 -2 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 3 3 2,25 28 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 10 19 5,25 13 3,89 3,99 6,91

Toplam: 160 21 35 12,25 8 8,62 9,35 17,57

Türkçe CCbcAdCE c AADc a Dae   b    deaC Addab 

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal  eEcEAeedbCeB   d Cb dcc    e CEEacacaDe     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 11 16 28

Türkçe 40 11 16 28
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 1 71
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 2 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 1 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 2 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 10 19 22

Tarih 15 5 7 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 2 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 1 5 8
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 3 3 38
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 1 33
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYA 3319 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
106,150 152,540 13 72 72 72 292

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 24 4,00 10 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 2 5 0,75 5 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 0 3 -0,75 -9 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 4 23 -1,75 -4 3,89 3,99 6,91

Matematik-1 40 2 16 -2,00 -5 0,08 1,47 2,64

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,19 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,03 0,05 0,96

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 0,34 0,07 0,56

Fen 40 4 6 2,50 6 0,50 0,13 2,43

Toplam: 160 20 69 2,75 2 8,62 9,35 17,57

Türkçe A ebb* ECeddAdabaEdACdAebccEc  a  deCebb

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal D cDbdc       bacddBedadDde c   e aecabb     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik eabbdbcb   b eaD                 abcDba 

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen                               aEeedBcDeA

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 24 25

Türkçe 40 10 24 25
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 4 3 57
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 2 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 1 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 4 23 9

Tarih 15 2 5 13
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 0 0

Coğrafya-1 12 2 10 17
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 2 16 5

Matematik-1 40 2 16 5
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 2 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 1 0

Fen 40 4 6 10

Fizik 14 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Elektrik Akımı100 0
Mercekler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 4 6 31
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA SILA DEMİRHAN 3421 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,930 152,540 11 54 54 54 258

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 22 6,50 16 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 6 9 3,75 25 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 9 -0,25 -2 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 9 30 1,50 4 3,89 3,99 6,91

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2 0,08 1,47 2,64

Toplam: 160 22 59 7,25 5 8,62 9,35 17,57

Türkçe dDBDddeE bbcddCbaEEAdA cCeEbbeaacebB    

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal cbBeCdBacdbcBEAcbcda bCEadccacedaAacccab     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik Cce*cabc                                

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 12 22 30

Türkçe 40 12 22 30
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 3 43
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 2 1 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 9 30 20

Tarih 15 6 9 40
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 2 9 17
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 1 7 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 1 7 3

Matematik-1 40 1 7 3
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR 3224 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,760 152,540 8 49 49 49 249

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 20 3,00 8 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 4 7 2,25 15 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 7 0,25 2 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 1 3 0,25 3 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 10 19 5,25 13 3,89 3,99 6,91

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,08 1,47 2,64

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,19 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,03 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 0,34 0,07 0,56

Fen 40 2 4 1,00 3 0,50 0,13 2,43

Toplam: 160 20 44 9,00 6 8,62 9,35 17,57

Türkçe ab ce Cc EEeAa eCE c  ddD ac e adeb e cE

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal bDbdabD   C caEcBddbcCa c   Bbe  c abCDD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik                                      b  

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen    d         c              D    c E b  

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 20 20

Türkçe 40 8 20 20
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 1 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 1 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 10 19 22

Tarih 15 4 7 27
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 2 7 17
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 1 3 13
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

Fen 40 2 4 5

Fizik 14 0 2 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları100 0
Hareket 1 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 2 15
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA BİLTEKİN 3373 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,605 152,540 12 65 65 65 274

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 23 2,25 6 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 5 5 3,75 25 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 9 -1,25 -10 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 0 0 0,00 0 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 7 17 2,75 7 3,89 3,99 6,91

Toplam: 160 15 40 5,00 3 8,62 9,35 17,57

Türkçe Cb cddaE Ece Dacaa dccd D d baDee Ae aEc

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal b   dADeabC BB Babea ddbce         aab D     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 23 20

Türkçe 40 8 23 20
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 0 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 0 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 1 1 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 7 17 16

Tarih 15 5 5 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 0 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 1 9 8
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 0 0 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 0 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVAGÜL GÖĞEBAKAN 3325 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,470 152,540 5 42 42 42 233

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 10 5,50 14 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 1 2 0,50 3 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 3 2,25 19 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 2 1 1,75 22 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 8 9 5,75 14 3,89 3,99 6,91

Matematik-1 40 3 13 -0,25 -1 0,08 1,47 2,64

Toplam: 160 19 32 11,00 7 8,62 9,35 17,57

Türkçe ea   dc   CceBCb E eC    eEE  B       a 

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal D ab               e dCa CB E   c CDDaba     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik a    c aadb   ce      a  a       Eb DeBb

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 10 20

Türkçe 40 8 10 20
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 1 3 14
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Halk Edebiyatı 3 2 0 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 1 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 8 9 18

Tarih 15 1 2 7
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 0 0

Coğrafya-1 12 3 3 25
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 2 1 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 3 13 8

Matematik-1 40 3 13 8
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 0 33
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR KALD* 3268 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
102,600 152,540 14 77 77 77 304

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 20 1,00 3 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 4 7 2,25 15 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 0 8 -2,00 -17 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 0 4 -1,00 -13 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 5 23 -0,75 -2 3,89 3,99 6,91

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 0,08 1,47 2,64

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 0,19 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,03 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,34 0,07 0,56

Fen 40 0 4 -1,00 -3 0,50 0,13 2,43

Toplam: 160 14 53 0,75 0 8,62 9,35 17,57

Türkçe Cb cceaEc b  De CEed ed  d  b b  cAdae a

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal ceE bcbD  CB dba dab  e acad  ec  cacbDc     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik   B  A b    d         C   a   ca    c   

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen  a c   a     b                          

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 6 20 15

Türkçe 40 6 20 15
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 3 29
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 0 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 2 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 1 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 2 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 5 23 11

Tarih 15 4 7 27
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 2 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 2 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 8 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 0 4 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 1 0 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 2 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

Fen 40 0 4 0

Fizik 14 0 4 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları100 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRULNİSA BOLAT 3366 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,540 152,540 9 52 52 52 255

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 26 0,50 1 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 6 6 4,50 30 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 9 -0,25 -2 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 2 3 1,25 16 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 12 20 7,00 18 3,89 3,99 6,91

Matematik-1 40 3 8 1,00 3 0,08 1,47 2,64

Fizik 14 0 10 -2,50 -18 0,19 0,01 0,92

Kimya 13 2 0 2,00 15 -0,03 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 0,34 0,07 0,56

Fen 40 3 14 -0,50 -1 0,50 0,13 2,43

Toplam: 160 25 68 8,00 5 8,62 9,35 17,57

Türkçe bD  CEe CbadeaCE abc  beaaaccaddDcddbab 

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal D aaCBBac b BEc beadeAacDacE e de CDDa a     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik CebA   a dd  B c     bc                 

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen abcbdcea  dc          C C  d e  d  aB   

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 7 26 18

Türkçe 40 7 26 18
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 12 20 27

Tarih 15 6 6 40
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 1 33

Coğrafya-1 12 2 9 17
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 2 3 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 3 8 8

Matematik-1 40 3 8 8
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 3 14 8

Fizik 14 0 10 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 2 0 15
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 4 8
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SIĞIRTMAÇ 3307 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,980 152,540 6 44 44 44 237

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 1 13 -2,25 -15 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 9 -1,25 -10 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 3 4 2,00 25 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 7 29 -0,25 -1 3,89 3,99 6,91

Matematik-1 40 2 13 -1,25 -3 0,08 1,47 2,64

Fizik 14 5 9 2,75 20 0,19 0,01 0,92

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,03 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,34 0,07 0,56

Fen 40 5 10 2,50 6 0,50 0,13 2,43

Toplam: 160 29 74 10,50 7 8,62 9,35 17,57

Türkçe ADacCbDdCabdeeCdaEcAC bbCDE  edEecdaaCDb

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal bcceCd acbdbacebc  dedbEcdeadBceB CcDabC     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik a Aedccdaabed cDb                       

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen BdaCEDbbdcAbade                         

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 15 22 38

Türkçe 40 15 22 38
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 2 0
Halk Edebiyatı 3 2 0 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 2 1 67
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 7 29 16

Tarih 15 1 13 7
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 1 9 8
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 3 4 38
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 2 13 5

Matematik-1 40 2 13 5
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 5 10 13

Fizik 14 5 9 36
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ALMAZ 3416 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,210 152,540 3 38 38 38 223

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 27 5,25 13 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 5 9 2,75 18 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 7 0,25 2 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 2 5 0,75 9 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 11 24 5,00 13 3,89 3,99 6,91

Fizik 14 3 4 2,00 14 0,19 0,01 0,92

Kimya 13 2 7 0,25 2 -0,03 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 0,34 0,07 0,56

Fen 40 6 17 1,75 4 0,50 0,13 2,43

Toplam: 160 29 68 12,00 8 8,62 9,35 17,57

Türkçe A cDCEcaddCceBbadaEAdAbeecaEccabDddedCaa

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal bDdeCedcE acBEc  deda daDeBcEaece CDaEae     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Fen BCd  aceC     c a d  cCbaBdEa   abd   ab

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 12 27 30

Türkçe 40 12 27 30
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 11 24 24

Tarih 15 5 9 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 2 7 17
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 2 5 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Fen 40 6 17 15

Fizik 14 3 4 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 2 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 2 7 15
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 1 0 100
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 6 8
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0

Sindirim Sistemi100 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RANA DURUSOY 3324 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,635 152,540 7 47 47 47 242

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 14 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 8 5,00 13 4,39 3,98 8,01

Tarih 15 0 0 0,00 0 2,07 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 0,05 0,76 1,43

Felsefe 8 0 0 0,00 0 1,14 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,62 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 4 5 2,75 7 3,89 3,99 6,91

Matematik-1 40 4 8 2,00 5 0,08 1,47 2,64

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,19 0,01 0,92

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,03 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,34 0,07 0,56

Fen 40 1 3 0,25 1 0,50 0,13 2,43

Toplam: 160 16 24 10,00 6 8,62 9,35 17,57

Türkçe ADc bbD Cd dddCb E A                    

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal                   CBB    d         aDaab     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik d  e  a   A    a B   Aa  d       E a b  

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen Be            a        b                

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 7 8 18

Türkçe 40 7 8 18
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 3 43
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Halk Edebiyatı 3 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 4 5 9

Tarih 15 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 0 0

Coğrafya-1 12 3 1 25
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0

Felsefe 8 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 4 8 10

Matematik-1 40 4 8 10
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 1 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

Fen 40 1 3 3

Fizik 14 1 1 7
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Elektrik Akımı100 0
Mercekler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CENEHİD 3912 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 4,42 3,98 8,01

Tarih 15 5 10 2,50 17 1,95 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 10 -1,50 -13 0,62 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 1,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,27 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 9 30 1,50 4 5,42 3,99 6,91

Matematik-1 40 4 35 -4,75 -12 -1,75 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 -0,44 0,01 0,92

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 -0,42 0,05 0,96

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 0,19 0,07 0,56

Fen 40 8 32 0,00 0 -0,67 0,13 2,43

Toplam: 160 29 129 -3,25 -2 7,68 9,35 17,57

Türkçe AededabdbeaedBCaeEceCebdeacdcBeaDcdBeecd

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal aecDCeaBcbEDcdced eacebcDadaEcDaaceacEbd     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik CecbEaeabedCdacbeac becddabdcbaCbdedbaeb

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen eacdcbcedDAdaCeaEcbedbaed*bEDeadaeCdeDbc

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 1 6 14
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 9 30 20

Tarih 15 5 10 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 2 1 67

Coğrafya-1 12 1 10 8
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 2 6 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 4 35 10

Matematik-1 40 4 35 10
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 0 2 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 0 4 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 8 32 20

Fizik 14 3 11 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Dalgalar 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 1 0 100

Kimya 13 1 12 8
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 9 31
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL ÖZDEMİR 3358 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,440 152,540 4 66 66 66 275

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 10 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 25 1,75 4 4,42 3,98 8,01

Tarih 15 1 2 0,50 3 1,95 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 5 -0,25 -2 0,62 0,76 1,43

Felsefe 8 0 2 -0,50 -6 1,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,27 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 4 9 1,75 4 5,42 3,99 6,91

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 -1,75 1,47 2,64

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,44 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,42 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,19 0,07 0,56

Fen 40 1 1 0,75 2 -0,67 0,13 2,43

Toplam: 160 14 37 4,75 3 7,68 9,35 17,57

Türkçe CbddedCdBEaAADa aaeaeeebc Eab b a b acc 

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal     Eeb         ddba dB         de E  D      

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik      b                      a        E  

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen                                d   E    

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 25 20

Türkçe 40 8 25 20
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 2 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 2 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 2 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 4 9 9

Tarih 15 1 2 7
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 1 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 1 5 8
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 0 2 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

Fen 40 1 1 3

Fizik 14 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları100 0
Hareket 1 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HACERAHMED 3957 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 4,42 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 1,95 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 0,62 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 1,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,27 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 7 33 -1,25 -3 5,42 3,99 6,91

Matematik-1 40 7 33 -1,25 -3 -1,75 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 -0,44 0,01 0,92

Kimya 13 3 10 0,50 4 -0,42 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 0,19 0,07 0,56

Fen 40 7 33 -1,25 -3 -0,67 0,13 2,43

Toplam: 160 28 132 -5,00 -3 7,68 9,35 17,57

Türkçe ecBabcacCedcAdacacaACecdeaEdcaebedaBbdce

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal cbaDbeeddcdDadcbcebcadCccCeddBcdBeeaDdcd     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik daddbbeadbAdEBDcCcaeacdaeBcbaecaecbdacdC

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen cbebaDaDCbdbdeabcbdbaECDacbaDbdbdcbecbeb

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 4 43
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 7 33 16

Tarih 15 2 13 13
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 2 10 17
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 2 6 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 7 33 18

Matematik-1 40 7 33 18
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 1 1 50
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
Polinomlar 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 0 4 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50

Fen 40 7 33 18

Fizik 14 3 11 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 3 10 23
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 12 8
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALASALİH 3891 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
88,550 152,540 5 83 83 83 311

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 10 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 4,42 3,98 8,01

Tarih 15 6 9 3,75 25 1,95 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 0,62 0,76 1,43

Felsefe 8 1 7 -0,75 -9 1,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,27 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 10 30 2,50 6 5,42 3,99 6,91

Matematik-1 40 5 35 -3,75 -9 -1,75 1,47 2,64

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 -0,44 0,01 0,92

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 -0,42 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 0,19 0,07 0,56

Fen 40 4 36 -5,00 -13 -0,67 0,13 2,43

Toplam: 160 29 131 -3,75 -2 7,68 9,35 17,57

Türkçe CaddedecabEdAcBDeacEAdBbecacadbebcdAbbcE

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal aDEcbbDaebCBBadcdAeccdeaadCdBdacceaabdcD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik adcbCdaCeebdaddedbaccbdbCaeDcebabdadcaeB

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen bbcaadebaCceabdebaacdcbaDdeabddBaDeacadd

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 2 1 67
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı 3 0 3 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 10 30 22

Tarih 15 6 9 40
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 10 17
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 8 1 7 13
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 5 35 13

Matematik-1 40 5 35 13
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 1 1 50
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 2 1 67
Trigonometri 4 0 4 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 4 36 10

Fizik 14 1 13 7
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 1 12 8
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 11 15
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HELE HACI AHMET 3958 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 4,42 3,98 8,01

Tarih 15 3 11 0,25 2 1,95 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 8 1,00 8 0,62 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 1,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,27 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 9 29 1,75 4 5,42 3,99 6,91

Matematik-1 40 5 34 -3,50 -9 -1,75 1,47 2,64

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,44 0,01 0,92

Kimya 13 4 9 1,75 13 -0,42 0,05 0,96

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 0,19 0,07 0,56

Fen 40 7 33 -1,25 -3 -0,67 0,13 2,43

Toplam: 160 29 128 -3,00 -2 7,68 9,35 17,57

Türkçe dbbdbcbacEaAceBbedadbcadDcEdCabCaceAdeba

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal abcBb aDecbdBccaBc acbdDEeaBcedcEcadeacD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik eccdac *bcbaEdcbcbaecdbAdEcDDbcadbcecbcd

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen CbeadaBdcebcbeCbdbacaBCBcaedcdcababcbCad

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 2 5 29
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 0 3 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 9 29 20

Tarih 15 3 11 20
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 1 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 8 25
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 2 6 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 5 34 13

Matematik-1 40 5 34 13
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 0 4 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 7 33 18

Fizik 14 2 12 14
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları110100
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 4 9 31
Asit-Baz 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 1 0 100
Çözünürlük Dengesi 1 1 0 100
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 12 8
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 1 0 100
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HEZAR HASANİ 3943 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 32 -2,00 -5 4,42 3,98 8,01

Tarih 15 2 13 -1,25 -8 1,95 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 0,62 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 1,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,27 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 6 34 -2,50 -6 5,42 3,99 6,91

Matematik-1 40 5 32 -3,00 -8 -1,75 1,47 2,64

Fizik 14 3 11 0,25 2 -0,44 0,01 0,92

Kimya 13 3 10 0,50 4 -0,42 0,05 0,96

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 0,19 0,07 0,56

Fen 40 10 30 2,50 6 -0,67 0,13 2,43

Toplam: 160 27 128 -5,00 -3 7,68 9,35 17,57

Türkçe AededabcaeddbeadabcAbecAbe cdBdEcb debaC

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal aeBbCdeabcdedcbabcdedcbabCdEdcbaBcdeDcba     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik ed ccbadCbcecaDcdc CCeab adEbacecabccecb

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen dCaCbcbaeDebcaBDEcdbabdbecdbcacEbDeaBcDc

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 6 32 15

Türkçe 40 6 32 15
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 1 6 14
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 2 1 67
Halk Edebiyatı 3 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 1 0
Millî Edebiyat 3 0 3 0
Fecriâti Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 6 34 13

Tarih 15 2 13 13
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 1 11 8
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 2 6 25
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 1 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 5 32 13

Matematik-1 40 5 32 13
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Olasılık 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 0 2 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 1 0 100
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 3 0
Trigonometri 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

Fen 40 10 30 25

Fizik 14 3 11 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 3 10 23
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Temel Yasalar 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Asit-Baz 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 9 31
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NESAYİMELHASAN 3940 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 31 0,25 1 4,42 3,98 8,01

Tarih 15 3 12 0,00 0 1,95 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 0,62 0,76 1,43

Felsefe 8 2 6 0,50 6 1,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,27 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 11 27 4,25 11 5,42 3,99 6,91

Matematik-1 40 6 32 -2,00 -5 -1,75 1,47 2,64

Fizik 14 1 12 -2,00 -14 -0,44 0,01 0,92

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 -0,42 0,05 0,96

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 0,19 0,07 0,56

Fen 40 6 33 -2,25 -6 -0,67 0,13 2,43

Toplam: 160 31 123 0,25 0 7,68 9,35 17,57

Türkçe edbeeaCdBaaeeeBcabcdbdeabA BCacdbedbCaEd

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal bcdcEbcDBeaadcdBeACaDbceb adBddaEcbEaC *     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik dBaabecCde cdaebcdaDcbeAdcBea Debdc*bacd

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen Cbdaceabdb eacdAbcebacbdcbebDadBaeAcbdaE

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 8 31 20

Türkçe 40 8 31 20
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 0 7 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 1 0
Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 3 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 2 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 1 0 100
Millî Edebiyat 3 1 2 33
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Edebiyatı 3 2 1 67
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 11 27 24

Tarih 15 3 12 20
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 7 33
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 1 0 100
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 8 2 6 25
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 2 33
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 2 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 0 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 6 32 15

Matematik-1 40 6 32 15
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
II. Dereceden Denklemler 2 0 2 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 1 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 1 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 1 2 33
Trigonometri 4 0 3 0
Olasılık 2 0 2 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Polinomlar 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Parabol 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Dönüşümler Geometrisi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0

Fen 40 6 33 15

Fizik 14 1 12 7
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Basit Makineler 2 0 2 0
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Newton'ın Hareket Yasaları101 0
Hareket 1 0 1 0
Isı Sıcaklık 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 1 12 8
Asit-Baz 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Gaz 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 1 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 1 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 9 31
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ÇAĞLAR 3236 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,670 152,540 2 8 8 8 68

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 10 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 6 16,50 41 4,42 3,98 8,01

Tarih 15 7 6 5,50 37 1,95 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 0 1 -0,25 -2 0,62 0,76 1,43

Felsefe 8 6 0 6,00 75 1,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,27 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 17 7 15,25 38 5,42 3,99 6,91

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 -1,75 1,47 2,64

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,44 0,01 0,92

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,42 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,19 0,07 0,56

Fen 40 0 4 -1,00 -3 -0,67 0,13 2,43

Toplam: 160 37 18 32,50 20 7,68 9,35 17,57

Türkçe CCCcABCEBEbA D eaEDE  B          dAc DE 

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal bbdBEAeDBeCB  d         a  BB CEEB ED DD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik      A          e                    E  

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen   e          e                 d      c 

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 18 6 45

Türkçe 40 18 6 45
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 6 1 86
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 0 0
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 1 0 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 45 17 7 38

Tarih 15 7 6 47
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 2 0 67
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 0 50
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 8 6 0 75
15-17. yüzyıl felsefesi 2 1 0 50
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

Fen 40 0 4 0

Fizik 14 0 2 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları100 0
Hareket 1 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya 13 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN BAYRAM 3316 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,960 152,540 3 15 15 15 144

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 10 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 4,42 3,98 8,01

Tarih 15 5 7 3,25 22 1,95 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 0,62 0,76 1,43

Felsefe 8 4 2 3,50 44 1,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,27 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 15 14 11,50 29 5,42 3,99 6,91

Toplam: 160 28 26 21,50 13 7,68 9,35 17,57

Türkçe ADc bEDdCbCdddCEaEEA  A  cE   d  b     a

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DD DdBa Edaadb   ed Bd a CBEEab B CDDaD      

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 13 12 33

Türkçe 40 13 12 33
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 5 2 71
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Halk Edebiyatı 3 1 0 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 1 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 15 14 33

Tarih 15 5 7 33
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 0 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0

Coğrafya-1 12 3 4 25
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100

Felsefe 8 4 2 50
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 0 1 0
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 1 0 100
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUGBA ALADAG 3303 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,020 152,540 1 6 6 6 47

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 10 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 4,42 3,98 8,01

Tarih 15 8 7 6,25 42 1,95 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 0,62 0,76 1,43

Felsefe 8 5 0 5,00 63 1,58 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,27 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 23 14 19,50 49 5,42 3,99 6,91

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 -1,75 1,47 2,64

Fizik 14 3 8 1,00 7 -0,44 0,01 0,92

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,42 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 0,19 0,07 0,56

Fen 40 5 14 1,50 4 -0,67 0,13 2,43

Toplam: 160 49 45 37,75 24 7,68 9,35 17,57

Türkçe ADabaEDaCCCedBCEBEEACdAAdDbEbadEb      e

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal DDaDCaaBddaaBEAeEACcadCEDCcEEB  B CDDEba     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik    d    e      c                 E      

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen dCc E be cbEcbee              a    eaDcA

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 20 14 50

Türkçe 40 20 14 50
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 6 1 86
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 3 1 2 33
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 1 1 33
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 45 23 14 51

Tarih 15 8 7 53
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 1 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 1 2 33

Coğrafya-1 12 7 5 58
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
Sıcaklık 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Madenler 1 0 1 0
Karbon Döngüsü 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 1 0 100
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 5 0 63
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 0 0 0
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 5 14 13

Fizik 14 3 8 21
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 2 0 2 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
İş-Güç-Enerji 1 0 1 0

Kimya 13 0 2 0
Kimya 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 4 15
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERAP TURHAN 3343 12M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,620 152,540 1 12 12 12 94

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 1 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 12 6,00 15 6,00 3,98 8,01

Tarih 15 9 6 7,50 50 7,50 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 4,75 0,76 1,43

Felsefe 8 4 2 3,50 44 3,50 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 21 16 17,00 43 17,00 3,99 6,91

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 3,00 1,47 2,64

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,50 0,01 0,92

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,50 0,05 0,96

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 1,00 0,07 0,56

Fen 40 5 8 3,00 8 3,00 0,13 2,43

Toplam: 160 39 40 29,00 18 29,00 9,35 17,57

Türkçe CbCad aEeE A     aDa  ea       aC A e Ed

Cevap Anahtarı B CCCBABCEBEEAADBDCEDEABBEDAEBCCDCCAAACDEE

Sosyal bcdcEcDDeDCBBBEcB eEeCBDceC B CcEBcEcacD     

Cevap Anahtarı B EDEBEADDBDCBBBEBBACEDCBDEACBBACEEBDEDCDDCEAAA

Matematik b  C Aa  d   C         b             E  

Cevap Anahtarı B CBBCCAECCBAEECBAAEDDECCACEBDDDDBCCECAEAB

Fen   bE      E b          Bb cd   e a   aEE

Cevap Anahtarı B CDAEBCBCBCEDDDCAEECDCBCBDEDCDCBBDDAEDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 9 12 23

Türkçe 40 9 12 23
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 4 2 57
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Dil Bilgisi-Karma 1 0 1 0
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 0 0 0
Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 1 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Edebiyatı 3 1 2 33
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 21 16 47

Tarih 15 9 6 60
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 2 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 6 5 50
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Yerleşme 1 0 1 0
Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 1 0
Sıcaklık 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 8 4 2 50
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 1 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 1 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 0 1 0
İslam'da İbadetler / Zekât 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0

Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
Olasılık 2 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

Fen 40 5 8 13

Fizik 14 2 2 14
Tork 1 0 0 0
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
Basit Makineler 2 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları100 0
Hareket 1 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 0 0 0
Kırılma 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya 13 1 2 8
Asit-Baz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 4 15
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 1 0
Üreme - Gelişme 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 12.Sınıf DBS-2

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF Nİ * GÖVLE R 3338 12Z

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,510 152,540 1 18 18 18 152

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 311

Katılımlar: 1 112 112 112 379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 8 8,00 20 8,00 3,98 8,01

Tarih 15 2 0 2,00 13 2,00 1,49 2,79

Coğrafya-1 12 1 4 0,00 0 0,00 0,76 1,43

Felsefe 8 1 0 1,00 13 1,00 1,02 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 0,73 1,01

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal 40 6 6 4,50 11 4,50 3,99 6,91

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 5,50 1,47 2,64

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,00 0,01 0,92

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,75 0,05 0,96

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 -1,25 0,07 0,56

Fen 40 3 10 0,50 1 0,50 0,13 2,43

Toplam: 160 25 26 18,50 12 18,50 9,35 17,57

Türkçe ADBDa babbC dBCE E A    da              

Cevap Anahtarı A ADBDCEDECCCBABCEBEEACAAACDEEABBEDAEBCCDC

Sosyal D      B           cB  a ee       CDbE a     

Cevap Anahtarı A DDBDCBBBEEEDBEADEACBBACEDCBEEBDBBACDDEDCAAACE

Matematik CB A            b  C Aa          E      

Cevap Anahtarı A CBAAEDDECCACEBDDCBBCCAECCBAEECECAEABDDBC

Fen e  C  bbC e   B         a  b   be   e b 

Cevap Anahtarı A BCBCEDDDCDAEBCBDEDACEECDCBCEDCEECDCBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 40 10 8 25

Türkçe 40 10 8 25
Sözcük ve Söz öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 7 3 3 43
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Dil Bilgisi-Karma 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 3 0 0 0
Halk Edebiyatı 3 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı 3 0 0 0
Servetifünûn Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı 1 0 0 0
Millî Edebiyat 3 0 0 0
Fecriâti Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 45 6 6 13

Tarih 15 2 0 13
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslam'ı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 2 1 0 50
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkisi 3 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Siyaseti 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 3 0 0 0

Coğrafya-1 12 1 4 8
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
Sıcaklık 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Madenler 1 0 0 0
Karbon Döngüsü 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Yerleşme 1 0 0 0
Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0

Felsefe 8 1 0 13
MÖ 6. yüzyıl-MS. 2. yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin Temel konuları ve problemleri 1 0 0 0
15-17. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40
Hz. Muhammed'in Merhametli Oluşu 1 1 0 100
İslam'da İbadetler / Zekât 1 0 1 0
İslam'da Bilginin Kaynakları 1 1 0 100
Kur'an-ı Kerim Tarihi 1 0 0 0
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
18-19. yüzyıl felsefesi 2 0 0 0
Felsefenin temel konuları ve problemleri 3 0 0 0

Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
II. Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlik 1 1 0 100
II. Dereceden Denklem Sistemi 1 0 0 0
Periyodik Tekrar Eden Olaylar 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Analitik Geometri 3 0 0 0
Trigonometri 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Dönüşümler Geometrisi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk Deltoid 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

Fen 40 3 10 8

Fizik 14 2 4 14
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Basit Makineler 2 0 0 0
Isı Sıcaklık 1 1 0 100
Kırılma 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Elektrik Akımı101 0
Mercekler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
İş-Güç-Enerji 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8
Kimya 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Temel Yasalar 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Asit-Baz 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Gaz 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Isı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit-Baz Dengesi 1 0 0 0
Çözünürlük Dengesi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 5 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi 1 0 0 0
Üreme - Gelişme 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
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