
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

KATILIMLAR

1 4732 RAMA ALMATAR 10B 24 4 23,00 5 4 4,00 1 2 0,50 11 5 9,75 3 1 2,75 44 16 40,00 231,550 346

2 4679 MAİDE KIVRAK 10C 19 7 17,25 3 1 2,75 2 0 2,00 5 3 4,25 5 2 4,50 5 3 4,25 1 1 0,75 40 17 35,75 215,045 408

3 48 GÖZDE ÇİMEN 10G 15 15 11,25 7 9 4,75 8 6 6,50 12 18 7,50 0 10 -2,50 4 6 2,50 5 5 3,75 51 69 33,75 208,925 423

4 4675 ESMA NUR DEMİRHAN 10A 7 2 6,50 6 4 5,00 4 1 3,75 7 3 6,25 5 2 4,50 3 1 2,75 1 2 0,50 33 15 29,25 194,718 463

5 4781 SALİHA TOLU 10G 19 8 17,00 8 7 6,25 4 7 2,25 0 2 -0,50 3 5 1,75 3 2 2,50 1 4 0,00 38 35 29,25 190,483 476

6 4694 REYYAN UÇAK 10C 15 5 13,75 5 3 4,25 6 1 5,75 1 1 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 32 20 27,00 183,703 494

7 4811 AYE ALALEVI 10D 22 8 20,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 6 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 30 15 26,25 183,503 495

8 4684 FATMANUR CAFOĞLU 10E 12 8 10,00 3 3 2,25 6 3 5,25 2 4 1,00 3 4 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 32 23 26,25 182,323 504

9 4756 MELİKE ONUR 10C 11 12 8,00 6 4 5,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 2 4,50 1 2 0,50 32 26 25,50 178,335 520

10 4746 MECİD EZZUVEYİN 10B 15 13 11,75 3 4 2,00 4 3 3,25 2 1 1,75 2 2 1,50 5 2 4,50 31 25 24,75 177,490 525

11 4662 ASLINUR UÇMAN 10G 14 13 10,75 4 4 3,00 7 7 5,25 5 10 2,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 2 5 0,75 35 49 22,75 171,680 541

12 4682 ÜMMÜ GÜLSÜM MENEKŞE10A 13 16 9,00 9 7 7,25 6 8 4,00 3 5 1,75 0 8 -2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 35 50 22,50 169,705 551

13 4780 MELİKE BALCI 10G 9 6 7,50 5 4 4,00 3 3 2,25 5 2 4,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 26 20 21,00 167,905 557

14 4777 NAZİFE TOPAL 10E 11 10 8,50 5 8 3,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 4 4 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 29 30 21,50 166,590 565

15 4775 FATMANUR ÇOBAN 10E 12 7 10,25 3 0 3,00 4 8 2,00 3 5 1,75 3 6 1,50 2 4 1,00 1 1 0,75 28 31 20,25 164,170 583

16 4661 EBRAR ÖZLEM TUTAK 10G 13 6 11,50 4 8 2,00 5 3 4,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 27 26 20,50 162,880 588

17 4683 AYŞE BİLTEKİN 10A 11 17 6,75 3 9 0,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 27 34 18,50 161,948 596

18 4712 FİRDEVS TOLU 10G 12 7 10,25 4 4 3,00 4 8 2,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 3 2 2,50 26 27 19,25 159,560 607

19 4783 NİSANUR METİN 10G 11 18 6,50 7 9 4,75 5 9 2,75 4 12 1,00 3 6 1,50 4 6 2,50 2 8 0,00 36 68 19,00 159,225 610

20 4659 SUEDA ŞELE 10A 11 7 9,25 3 8 1,00 0 1 -0,25 7 3 6,25 2 5 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 24 26 17,50 159,103 611

21 4710 MERYEM KESKİN 10G 8 13 4,75 4 6 2,50 1 5 -0,25 6 2 5,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 25 30 17,50 158,488 616

22 4786 ŞEYMA ÇİDEM 10G 15 9 12,75 4 7 2,25 2 7 0,25 1 3 0,25 2 4 1,00 1 4 0,00 3 4 2,00 28 38 18,50 158,288 617

23 4687 AYŞEGÜL UÇAK 10A 11 7 9,25 4 8 2,00 0 1 -0,25 6 3 5,25 2 5 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 24 26 17,50 158,263 618

24 4837 HEYEE ESSÜLEYMAN 10I 10 20 5,00 3 13 -0,25 5 9 2,75 8 22 2,50 4 6 2,50 6 4 5,00 2 8 0,00 38 82 17,50 156,725 627

25 4782 EMİNE GÜDER 10I 11 12 8,00 6 6 4,50 2 8 0,00 0 6 -1,50 5 4 4,00 3 4 2,00 2 5 0,75 29 45 17,75 154,578 638

26 4681 GÜLER TIBIK 10C 9 12 6,00 5 3 4,25 5 1 4,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 22 18 17,50 153,455 648

27 4698 RÜMEYSA  ÇAKAR 10G 11 19 6,25 6 10 3,50 2 12 -1,00 9 21 3,75 2 8 0,00 5 5 3,75 2 8 0,00 37 83 16,25 153,350 649

28 4774 MÜBİNE TATAR 10E 12 16 8,00 7 9 4,75 6 5 4,75 0 9 -2,25 3 5 1,75 3 3 2,25 0 7 -1,75 31 54 17,50 151,955 653

29 4727 TUKA ALLAVİ 10B 14 13 10,75 4 6 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 22 24 16,00 149,663 660
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

KATILIMLAR

30 4696 KÜBRA AYMAZ 10A 11 13 7,75 5 6 3,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 2 5 0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 25 36 16,00 149,253 662

31 4680 ELİF GÜL ÇAĞLI 10A 14 15 10,25 7 8 5,00 3 11 0,25 3 11 0,25 0 9 -2,25 2 6 0,50 3 6 1,50 32 66 15,50 148,013 675

32 4617 ZEYNEP CEYLAN 10I 9 17 4,75 6 5 4,75 6 4 5,00 3 10 0,50 1 7 -0,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 29 53 15,75 147,970 676

33 4773 KEVSER NUR BALCI 10C 9 14 5,50 4 5 2,75 3 4 2,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 3 2,25 23 32 15,00 147,625 678

34 4668 LEMAN BAYANMELEK 10C 8 15 4,25 4 8 2,00 4 7 2,25 3 1 2,75 1 8 -1,00 4 2 3,50 2 4 1,00 26 45 14,75 147,585 679

35 4763 ŞİFA TOPALOĞLU 10A 12 10 9,50 2 11 -0,75 6 3 5,25 1 4 0,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 25 39 15,25 147,318 680

36 4672 HATİCE ERDOĞAN 10G 4 18 -0,50 8 6 6,50 1 4 0,00 6 2 5,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 23 36 14,00 146,325 685

37 4770 EMİNE ÇATAL 10C 10 10 7,50 5 4 4,00 3 6 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 22 31 14,25 144,768 692

38 4852 HANEN ELABDULLAH 10I 9 21 3,75 3 13 -0,25 3 11 0,25 7 23 1,25 3 7 1,25 6 4 5,00 4 6 2,50 35 85 13,75 144,750 693

39 4784 ESENGÜL TOPALOĞLU 10G 12 13 8,75 6 9 3,75 3 8 1,00 1 10 -1,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 27 53 13,75 141,630 709

40 4846 EMEL SEIIUM 10H 8 22 2,50 2 14 -1,50 5 9 2,75 8 22 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 6 4 5,00 34 86 12,50 141,150 712

41 4703 EMİNE MANDAL 10A 11 15 7,25 4 7 2,25 2 6 0,50 0 4 -1,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 23 41 12,75 139,335 723

42 4759 TUĞBA KARA 10C 5 5 3,75 6 7 4,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 3 0 3,00 18 20 13,00 139,263 724

43 4772 MERVE ŞAHİN 10C 11 7 9,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 17 18 12,50 138,643 727

44 4729 MAYA ELBEKRİ 10B 11 19 6,25 10 6 8,50 0 14 -3,50 6 24 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 34 86 12,50 138,513 729

45 4714 YAĞMUR TARLASÜREN 10C 8 22 2,50 4 10 1,50 1 9 -1,25 4 4 3,00 5 5 3,75 4 6 2,50 26 56 12,00 138,425 731

46 4704 LUCEYN EİD 10B 13 17 8,75 1 0 1,00 2 8 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 19 30 11,50 136,578 742

47 4757 SILAKKARATAŞ 10C 6 18 1,50 2 7 0,25 2 2 1,50 4 5 2,75 2 4 1,00 2 4 1,00 4 6 2,50 22 46 10,50 134,780 748

48 4768 ZEHRA ÇİDEM 10C 9 14 5,50 8 4 7,00 2 10 -0,50 1 4 0,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 5 -1,25 23 47 11,25 134,118 751

49 4652 BETÜL YILDIRIMHAN 10A 8 6 6,50 1 0 1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 7 0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 16 22 10,50 132,290 760

50 4650 ŞİFA NUR EROĞLU 10A 8 22 2,50 5 11 2,25 0 1 -0,25 3 7 1,25 5 5 3,75 1 3 0,25 22 49 9,75 131,413 765

51 4826 ROSELŞEYHO 10I 3 27 -3,75 5 11 2,25 3 11 0,25 11 19 6,25 4 6 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 31 89 8,75 131,175 768

52 4678 SÜMEYYE NUR FİLİZ 10A 7 23 1,25 4 12 1,00 4 10 1,50 5 25 -1,25 4 6 2,50 4 6 2,50 4 6 2,50 32 88 10,00 130,738 772

53 4660 BAHAR GÖĞEBAKAN 10G 9 8 7,00 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 15 22 9,50 130,665 773

54 4779 SÜMEYYE SÜNDÜZ KAHYA10E 5 8 3,00 3 4 2,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 3 4 2,00 1 2 0,50 18 32 10,00 130,650 775

55 4792 FATIMAALZAHRAASALEH10D 9 21 3,75 4 12 1,00 4 10 1,50 5 25 -1,25 5 5 3,75 2 8 0,00 3 7 1,25 32 88 10,00 130,613 776

56 0 ŞEYMA İSMAEİL 10B 8 22 2,50 2 14 -1,50 3 11 0,25 9 21 3,75 1 9 -1,25 5 5 3,75 3 7 1,25 31 89 8,75 130,513 777

57 4761 GAMZE ÇABUK 10G 10 20 5,00 4 12 1,00 5 9 2,75 5 25 -1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 32 88 10,00 130,200 780

58 4677 ŞEVAL EDEN 10A 9 16 5,00 5 8 3,00 3 5 1,75 3 9 0,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 23 54 9,50 129,435 786
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

KATILIMLAR

59 4795 ZEYNEPELFEREC 10D 9 16 5,00 1 6 -0,50 8 21 2,75 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 25 66 8,50 128,815 788

60 4695 HATİCE KÖSE 10C 7 12 4,00 4 3 3,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 16 27 9,25 128,753 791

61 4765 EMİRA ÇATAL 10A 9 14 5,50 4 10 1,50 4 6 2,50 0 2 -0,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 2 5 0,75 21 47 9,25 128,118 794

62 4735 RAGAD HASANİ 10B 7 23 1,25 6 10 3,50 2 12 -1,00 3 7 1,25 5 5 3,75 2 8 0,00 25 65 8,75 127,425 798

63 0 10D 6 24 0,00 3 13 -0,25 5 9 2,75 9 20 4,00 1 9 -1,25 3 6 1,50 3 7 1,25 30 88 8,00 127,320 799

64 4820 HAİFAA BAZRBASHY 10F 10 20 5,00 2 14 -1,50 2 12 -1,00 9 21 3,75 3 7 1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 30 90 7,50 126,725 801

65 4755 HAYAT ELFARİS 10I 7 21 1,75 3 9 0,75 0 5 -1,25 5 6 3,50 3 7 1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 20 52 7,00 124,583 807

66 4862 AHVAZ  RAJAB 10I 11 19 6,25 2 14 -1,50 2 12 -1,00 5 25 -1,25 5 5 3,75 3 7 1,25 2 8 0,00 30 90 7,50 123,863 813

67 4752 HUDA EZZUVEYİN 10B 8 22 2,50 6 10 3,50 1 13 -2,25 6 24 0,00 3 7 1,25 6 4 5,00 0 10 -2,50 30 90 7,50 123,700 814

68 4671 AYŞE ERDOĞAN 10G 10 20 5,00 3 13 -0,25 5 9 2,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 20 51 7,25 122,423 818

69 4827 AYA EL REŞİD 10I 13 17 8,75 4 12 1,00 4 10 1,50 5 25 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 30 90 7,50 122,338 819

70 4814 BUSEYNA EL NASIR 10F 9 21 3,75 2 14 -1,50 3 11 0,25 7 23 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 29 91 6,25 121,025 821

71 4771 HASRET ÇİLOĞLU 10C 7 12 4,00 2 6 0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 13 26 6,50 120,765 823

72 4845 ELA HASAN 10I 8 22 2,50 2 14 -1,50 5 9 2,75 6 24 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 29 91 6,25 119,688 825

73 4656 YUSRA YURTAÇAN 10G 6 16 2,00 6 5 4,75 2 8 0,00 1 11 -1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 19 49 6,75 119,358 826

74 4841 RAGHADAALBZO 10H 3 26 -3,50 4 12 1,00 3 11 0,25 8 22 2,50 2 8 0,00 4 6 2,50 4 6 2,50 28 91 5,25 118,178 831

75 4728 HAYRUNİSA PEŞKET 10C 7 22 1,50 4 9 1,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 18 48 6,00 117,955 835

76 614 NAZEK ALKADOUR 10I 8 22 2,50 5 11 2,25 4 10 1,50 4 26 -2,50 3 7 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 29 91 6,25 117,588 838

77 4739 FATMA İBRAHİM 10B 7 23 1,25 3 13 -0,25 5 9 2,75 7 23 1,25 2 8 0,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 26 83 5,25 116,890 840

78 4697 KEVSER ÇAKAR 10E 8 22 2,50 2 14 -1,50 4 10 1,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 22 68 5,00 116,025 844

79 0 Ş 10D 8 22 2,50 5 11 2,25 3 11 0,25 7 23 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 28 92 5,00 116,025 844

80 0 ZEHRA ALRİMA 10B 10 20 5,00 4 12 1,00 2 12 -1,00 4 26 -2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 28 92 5,00 114,500 850

81 0 D* N*** İ 10B 9 21 3,75 5 11 2,25 0 14 -3,50 9 21 3,75 0 10 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 27 93 3,75 114,400 852

82 4834 HACER EL NASIR 10F 5 25 -1,25 3 13 -0,25 3 11 0,25 7 23 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 27 93 3,75 112,900 855

83 0 10D 7 23 1,25 4 12 1,00 6 8 4,00 6 23 0,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 2 7 0,25 27 91 4,25 112,420 856

84 4706 HATİCE GEÇEN 10A 10 18 5,50 4 12 1,00 0 6 -1,50 0 6 -1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 16 48 4,00 111,965 859

85 4550 SÜMEYYE DEMİR 10E 6 24 0,00 4 11 1,25 2 12 -1,00 7 21 1,75 0 10 -2,50 3 7 1,25 4 6 2,50 26 91 3,25 111,443 860

86 4848 FATMA HIZRAVİ 10H 10 20 5,00 2 14 -1,50 3 11 0,25 4 26 -2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 27 93 3,75 110,838 861

87 4798 REYY* S ABBAGH 10I 6 23 0,25 5 11 2,25 2 11 -0,75 6 23 0,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 4 6 2,50 26 91 3,25 110,240 862
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

KATILIMLAR

88 4813 ŞEYMACİBELİ 10D 2 28 -5,00 4 12 1,00 5 9 2,75 10 20 5,00 4 6 2,50 0 10 -2,50 1 9 -1,25 26 94 2,50 110,125 863

89 4720 SARİYE KEVSER DAL 10I 8 22 2,50 6 10 3,50 2 12 -1,00 3 22 -2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 25 85 3,75 109,913 864

90 4799 H***F 10D 7 16 3,00 2 13 -1,25 2 5 0,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 14 43 3,25 109,683 865

91 4655 HATİCE MELİKE TOPAL 10C 7 20 2,00 2 14 -1,50 3 11 0,25 2 5 0,75 2 8 0,00 1 7 -0,75 3 4 2,00 20 69 2,75 109,598 866

92 4663 YURDAGÜL YERLİ 10C 6 23 0,25 1 12 -2,00 5 9 2,75 8 22 2,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 25 91 2,25 108,500 868

93 4750 MAHASİN ALKADDOUR 10B 8 22 2,50 4 12 1,00 2 12 -1,00 5 25 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 26 94 2,50 107,300 873

94 4742 RAVA ELBEKKUR 10B 8 22 2,50 4 12 1,00 3 11 0,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 26 94 2,50 106,950 874

95 0 * Aİ*V**       İ 10D 4 25 -2,25 5 11 2,25 1 13 -2,25 7 22 1,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 25 93 1,75 106,670 875

96 4540 RAĞAT ALHAMDO 10I 8 22 2,50 4 12 1,00 2 12 -1,00 4 26 -2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 26 94 2,50 106,600 876

97 4863 NURMUSTAFAELALAVİ 10D 7 23 1,25 4 12 1,00 2 12 -1,00 9 21 3,75 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 25 95 1,25 106,150 878

98 4749 RAZEN KADDUR 10B 9 21 3,75 6 10 3,50 2 12 -1,00 3 24 -3,00 3 7 1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 25 92 2,00 103,953 879

99 4836 ŞEHİT ELBAKRİ 10H 5 24 -1,00 3 13 -0,25 4 10 1,50 5 25 -1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 25 94 1,50 103,915 880

100 4778 HATİCE ÖNAL 10E 8 17 3,75 3 9 0,75 3 7 1,25 2 17 -2,25 1 8 -1,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 19 69 1,75 103,710 881

101 4790 RAHAF ARNEL 10I 4 26 -2,50 2 14 -1,50 3 11 0,25 8 22 2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 24 96 0,00 101,975 882

102 4838 SARAELABDULL AHELHA*10H 9 21 3,75 5 11 2,25 2 12 -1,00 3 27 -3,75 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 25 95 1,25 101,475 883

103 4753 SİDRA KARBUÇ 10I 4 26 -2,50 4 12 1,00 2 12 -1,00 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 24 96 0,00 100,925 884

104 4751 SARA HAVVAS 10B 4 26 -2,50 3 13 -0,25 3 11 0,25 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 24 96 0,00 100,925 884

105 4640 ŞEHED ELYASİN 10F 5 15 1,25 4 6 2,50 0 7 -1,75 4 14 0,50 1 5 -0,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 15 59 0,25 100,910 886

106 4693 GAMZE KANGAL 10A 10 20 5,00 2 14 -1,50 5 9 2,75 2 28 -5,00 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 25 95 1,25 100,713 887

107 4850 ME*YAM ALASAD 10H 6 24 0,00 1 15 -2,75 2 12 -1,00 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 23 97 -1,25 97,838 890

108 4667 İKRA BALIK 10G 4 23 -1,75 5 9 2,75 2 10 -0,50 2 22 -3,50 1 7 -0,75 5 5 3,75 1 7 -0,75 20 83 -0,75 95,190 892

109 4817 İSLAM ALRAHMOUN 10F 5 25 -1,25 3 13 -0,25 4 10 1,50 3 27 -3,75 2 8 0,00 4 6 2,50 2 8 0,00 23 97 -1,25 93,700 894

110 0 AE* 10F 2 28 -5,00 3 13 -0,25 4 10 1,50 7 23 1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 21 99 -3,75 88,663 896

111 4825 YASEMİN ELHİLAL 10I 3 27 -3,75 5 11 2,25 2 12 -1,00 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 0 10 -2,50 21 99 -3,75 88,600 897

112 0 MARYAMEDRİS 10F 7 23 1,25 4 12 1,00 1 13 -2,25 7 23 1,25 1 9 -1,25 0 10 -2,50 0 10 -2,50 20 100 -5,00 85,038 899

113 0 SIDIKANURAYMAZ 10A 6 22 0,50 1 13 -2,25 2 12 -1,00 7 23 1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 0 10 -2,50 18 98 -6,50 80,820 900

114 4748 ESRAD*VİŞ 10H 5 25 -1,25 5 10 2,50 7 6 5,50 5 24 -1,00 4 6 2,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 28 89 5,75

115 4767 ÖZLEMNUR 10I 10 11 7,25 2 8 0,00 2 7 0,25 2 15 -1,75 0 9 -2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 18 58 3,50

116 5050 DİLARA GEZER 10A 4 15 0,25 3 4 2,00 3 2 2,50 2 11 -0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 13 41 2,75
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

KATILIMLAR

117 4864 EMMUN ELALAVİ 10H 6 24 0,00 4 12 1,00 1 13 -2,25 6 24 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 26 94 2,50

118 0 SARA EIY AS  İ   N 10F 6 24 0,00 5 11 2,25 3 11 0,25 6 24 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 26 94 2,50

119 0 AFEFGABİ 10F 9 21 3,75 3 13 -0,25 1 12 -2,00 6 24 0,00 0 10 -2,50 4 6 2,50 2 8 0,00 25 94 1,50

120 4738 RUA ELCEMAL 10B 6 24 0,00 6 10 3,50 3 11 0,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 25 95 1,25

121 0 10F 5 25 -1,25 4 12 1,00 1 13 -2,25 4 18 -0,50 3 7 1,25 4 6 2,50 2 8 0,00 23 89 0,75

122 4802 SARA SHAMİ 10D 6 24 0,00 1 15 -2,75 6 8 4,00 5 25 -1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 24 96 0,00

123 4760 MEDİNE SEDEF 10G 5 14 1,50 3 9 0,75 0 8 -2,00 2 8 0,00 1 7 -0,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 13 55 -0,75

124 0 10D 6 23 0,25 7 9 4,75 2 12 -1,00 3 24 -3,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 22 94 -1,50

125 0 HİBE ELKASSUM 10H 5 25 -1,25 3 12 0,00 2 12 -1,00 6 24 0,00 0 10 -2,50 5 5 3,75 1 9 -1,25 22 97 -2,25

126 0 C   Ü * E İ 10D 6 23 0,25 0 16 -4,00 3 11 0,25 9 21 3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 22 97 -2,25

127 0 *  * R YA    *M 10D 5 25 -1,25 3 13 -0,25 0 14 -3,50 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 5 5 3,75 22 98 -2,50

128 4747 DUHA ALKADDUR 10B 8 22 2,50 1 15 -2,75 3 11 0,25 4 26 -2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 21 99 -3,75

129 0 *S*A 10F 7 22 1,50 1 13 -2,25 2 10 -0,50 4 20 -1,00 1 6 -0,50 2 7 0,25 0 7 -1,75 17 85 -4,25

130 4081 SELEME LHEMMEDİ 10D 8 22 2,50 3 13 -0,25 2 12 -1,00 5 24 -1,00 0 10 -2,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 20 99 -4,75

131 4715 HÜSNA DAMLA KESMAN10G 5 25 -1,25 2 14 -1,50 3 11 0,25 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 20 100 -5,00

132 4740 EMİNE ELİ*A 10B 4 26 -2,50 5 11 2,25 1 13 -2,25 5 25 -1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 0 10 -2,50 20 100 -5,00

133 4882 BESMELE ARAÇ      A 10I 3 27 -3,75 7 9 4,75 0 14 -3,50 3 27 -3,75 3 7 1,25 0 10 -2,50 3 7 1,25 19 101 -6,25

134 4882 BÜŞHRA ELA* 10I 4 26 -2,50 2 14 -1,50 3 11 0,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 18 102 -7,50

135 0 AYA ALHASAN 10D 5 25 -1,25 3 13 -0,25 2 12 -1,00 3 27 -3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 16 104 -10,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 4675 ESMA NUR DEMİRHAN 10A 7 2 6,50 6 4 5,00 4 1 3,75 7 3 6,25 5 2 4,50 3 1 2,75 1 2 0,50 33 15 29,25 194,718 463

2 4682 ÜMMÜ GÜLSÜM MENEKŞE10A 13 16 9,00 9 7 7,25 6 8 4,00 3 5 1,75 0 8 -2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 35 50 22,50 169,705 551

3 4683 AYŞE BİLTEKİN 10A 11 17 6,75 3 9 0,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 27 34 18,50 161,948 596

4 4659 SUEDA ŞELE 10A 11 7 9,25 3 8 1,00 0 1 -0,25 7 3 6,25 2 5 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 24 26 17,50 159,103 611

5 4687 AYŞEGÜL UÇAK 10A 11 7 9,25 4 8 2,00 0 1 -0,25 6 3 5,25 2 5 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 24 26 17,50 158,263 618

6 4696 KÜBRA AYMAZ 10A 11 13 7,75 5 6 3,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 2 5 0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 25 36 16,00 149,253 662

7 4680 ELİF GÜL ÇAĞLI 10A 14 15 10,25 7 8 5,00 3 11 0,25 3 11 0,25 0 9 -2,25 2 6 0,50 3 6 1,50 32 66 15,50 148,013 675

8 4763 ŞİFA TOPALOĞLU 10A 12 10 9,50 2 11 -0,75 6 3 5,25 1 4 0,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 25 39 15,25 147,318 680

9 4703 EMİNE MANDAL 10A 11 15 7,25 4 7 2,25 2 6 0,50 0 4 -1,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 23 41 12,75 139,335 723

10 4652 BETÜL YILDIRIMHAN 10A 8 6 6,50 1 0 1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 7 0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 16 22 10,50 132,290 760

11 4650 ŞİFA NUR EROĞLU 10A 8 22 2,50 5 11 2,25 0 1 -0,25 3 7 1,25 5 5 3,75 1 3 0,25 22 49 9,75 131,413 765

12 4678 SÜMEYYE NUR FİLİZ 10A 7 23 1,25 4 12 1,00 4 10 1,50 5 25 -1,25 4 6 2,50 4 6 2,50 4 6 2,50 32 88 10,00 130,738 772

13 4677 ŞEVAL EDEN 10A 9 16 5,00 5 8 3,00 3 5 1,75 3 9 0,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 23 54 9,50 129,435 786

14 4765 EMİRA ÇATAL 10A 9 14 5,50 4 10 1,50 4 6 2,50 0 2 -0,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 2 5 0,75 21 47 9,25 128,118 794

15 4706 HATİCE GEÇEN 10A 10 18 5,50 4 12 1,00 0 6 -1,50 0 6 -1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 16 48 4,00 111,965 859

16 4693 GAMZE KANGAL 10A 10 20 5,00 2 14 -1,50 5 9 2,75 2 28 -5,00 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 25 95 1,25 100,713 887

17 0 SIDIKANURAYMAZ 10A 6 22 0,50 1 13 -2,25 2 12 -1,00 7 23 1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 0 10 -2,50 18 98 -6,50 80,820 900

18 5050 DİLARA GEZER 10A 4 15 0,25 3 4 2,00 3 2 2,50 2 11 -0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 13 41 2,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 4732 RAMA ALMATAR 10B 24 4 23,00 5 4 4,00 1 2 0,50 11 5 9,75 3 1 2,75 44 16 40,00 231,550 346

2 4746 MECİD EZZUVEYİN 10B 15 13 11,75 3 4 2,00 4 3 3,25 2 1 1,75 2 2 1,50 5 2 4,50 31 25 24,75 177,490 525

3 4727 TUKA ALLAVİ 10B 14 13 10,75 4 6 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 22 24 16,00 149,663 660

4 4729 MAYA ELBEKRİ 10B 11 19 6,25 10 6 8,50 0 14 -3,50 6 24 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 34 86 12,50 138,513 729

5 4704 LUCEYN EİD 10B 13 17 8,75 1 0 1,00 2 8 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 19 30 11,50 136,578 742

6 0 ŞEYMA İSMAEİL 10B 8 22 2,50 2 14 -1,50 3 11 0,25 9 21 3,75 1 9 -1,25 5 5 3,75 3 7 1,25 31 89 8,75 130,513 777

7 4735 RAGAD HASANİ 10B 7 23 1,25 6 10 3,50 2 12 -1,00 3 7 1,25 5 5 3,75 2 8 0,00 25 65 8,75 127,425 798

8 4752 HUDA EZZUVEYİN 10B 8 22 2,50 6 10 3,50 1 13 -2,25 6 24 0,00 3 7 1,25 6 4 5,00 0 10 -2,50 30 90 7,50 123,700 814

9 4739 FATMA İBRAHİM 10B 7 23 1,25 3 13 -0,25 5 9 2,75 7 23 1,25 2 8 0,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 26 83 5,25 116,890 840

10 0 ZEHRA ALRİMA 10B 10 20 5,00 4 12 1,00 2 12 -1,00 4 26 -2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 28 92 5,00 114,500 850

11 0 D* N*** İ 10B 9 21 3,75 5 11 2,25 0 14 -3,50 9 21 3,75 0 10 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 27 93 3,75 114,400 852

12 4750 MAHASİN ALKADDOUR 10B 8 22 2,50 4 12 1,00 2 12 -1,00 5 25 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 26 94 2,50 107,300 873

13 4742 RAVA ELBEKKUR 10B 8 22 2,50 4 12 1,00 3 11 0,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 26 94 2,50 106,950 874

14 4749 RAZEN KADDUR 10B 9 21 3,75 6 10 3,50 2 12 -1,00 3 24 -3,00 3 7 1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 25 92 2,00 103,953 879

15 4751 SARA HAVVAS 10B 4 26 -2,50 3 13 -0,25 3 11 0,25 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 24 96 0,00 100,925 884

16 4738 RUA ELCEMAL 10B 6 24 0,00 6 10 3,50 3 11 0,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 25 95 1,25

17 4747 DUHA ALKADDUR 10B 8 22 2,50 1 15 -2,75 3 11 0,25 4 26 -2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 21 99 -3,75

18 4740 EMİNE ELİ*A 10B 4 26 -2,50 5 11 2,25 1 13 -2,25 5 25 -1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 0 10 -2,50 20 100 -5,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 4679 MAİDE KIVRAK 10C 19 7 17,25 3 1 2,75 2 0 2,00 5 3 4,25 5 2 4,50 5 3 4,25 1 1 0,75 40 17 35,75 215,045 408

2 4694 REYYAN UÇAK 10C 15 5 13,75 5 3 4,25 6 1 5,75 1 1 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 32 20 27,00 183,703 494

3 4756 MELİKE ONUR 10C 11 12 8,00 6 4 5,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 2 4,50 1 2 0,50 32 26 25,50 178,335 520

4 4681 GÜLER TIBIK 10C 9 12 6,00 5 3 4,25 5 1 4,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 22 18 17,50 153,455 648

5 4773 KEVSER NUR BALCI 10C 9 14 5,50 4 5 2,75 3 4 2,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 3 2,25 23 32 15,00 147,625 678

6 4668 LEMAN BAYANMELEK 10C 8 15 4,25 4 8 2,00 4 7 2,25 3 1 2,75 1 8 -1,00 4 2 3,50 2 4 1,00 26 45 14,75 147,585 679

7 4770 EMİNE ÇATAL 10C 10 10 7,50 5 4 4,00 3 6 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 22 31 14,25 144,768 692

8 4759 TUĞBA KARA 10C 5 5 3,75 6 7 4,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 3 0 3,00 18 20 13,00 139,263 724

9 4772 MERVE ŞAHİN 10C 11 7 9,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 17 18 12,50 138,643 727

10 4714 YAĞMUR TARLASÜREN 10C 8 22 2,50 4 10 1,50 1 9 -1,25 4 4 3,00 5 5 3,75 4 6 2,50 26 56 12,00 138,425 731

11 4757 SILAKKARATAŞ 10C 6 18 1,50 2 7 0,25 2 2 1,50 4 5 2,75 2 4 1,00 2 4 1,00 4 6 2,50 22 46 10,50 134,780 748

12 4768 ZEHRA ÇİDEM 10C 9 14 5,50 8 4 7,00 2 10 -0,50 1 4 0,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 5 -1,25 23 47 11,25 134,118 751

13 4695 HATİCE KÖSE 10C 7 12 4,00 4 3 3,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 16 27 9,25 128,753 791

14 4771 HASRET ÇİLOĞLU 10C 7 12 4,00 2 6 0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 13 26 6,50 120,765 823

15 4728 HAYRUNİSA PEŞKET 10C 7 22 1,50 4 9 1,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 18 48 6,00 117,955 835

16 4655 HATİCE MELİKE TOPAL 10C 7 20 2,00 2 14 -1,50 3 11 0,25 2 5 0,75 2 8 0,00 1 7 -0,75 3 4 2,00 20 69 2,75 109,598 866

17 4663 YURDAGÜL YERLİ 10C 6 23 0,25 1 12 -2,00 5 9 2,75 8 22 2,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 25 91 2,25 108,500 868

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 4811 AYE ALALEVI 10D 22 8 20,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 6 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 30 15 26,25 183,503 495

2 4792 FATIMAALZAHRAASALEH10D 9 21 3,75 4 12 1,00 4 10 1,50 5 25 -1,25 5 5 3,75 2 8 0,00 3 7 1,25 32 88 10,00 130,613 776

3 4795 ZEYNEPELFEREC 10D 9 16 5,00 1 6 -0,50 8 21 2,75 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 25 66 8,50 128,815 788

4 0 10D 6 24 0,00 3 13 -0,25 5 9 2,75 9 20 4,00 1 9 -1,25 3 6 1,50 3 7 1,25 30 88 8,00 127,320 799

5 0 Ş 10D 8 22 2,50 5 11 2,25 3 11 0,25 7 23 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 28 92 5,00 116,025 844

6 0 10D 7 23 1,25 4 12 1,00 6 8 4,00 6 23 0,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 2 7 0,25 27 91 4,25 112,420 856

7 4813 ŞEYMACİBELİ 10D 2 28 -5,00 4 12 1,00 5 9 2,75 10 20 5,00 4 6 2,50 0 10 -2,50 1 9 -1,25 26 94 2,50 110,125 863

8 4799 H***F 10D 7 16 3,00 2 13 -1,25 2 5 0,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 14 43 3,25 109,683 865

9 0 * Aİ*V**       İ 10D 4 25 -2,25 5 11 2,25 1 13 -2,25 7 22 1,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 25 93 1,75 106,670 875

10 4863 NURMUSTAFAELALAVİ 10D 7 23 1,25 4 12 1,00 2 12 -1,00 9 21 3,75 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 25 95 1,25 106,150 878

11 4802 SARA SHAMİ 10D 6 24 0,00 1 15 -2,75 6 8 4,00 5 25 -1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 24 96 0,00

12 0 10D 6 23 0,25 7 9 4,75 2 12 -1,00 3 24 -3,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 22 94 -1,50

13 0 C   Ü * E İ 10D 6 23 0,25 0 16 -4,00 3 11 0,25 9 21 3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 22 97 -2,25

14 0 *  * R YA    *M 10D 5 25 -1,25 3 13 -0,25 0 14 -3,50 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 5 5 3,75 22 98 -2,50

15 4081 SELEME LHEMMEDİ 10D 8 22 2,50 3 13 -0,25 2 12 -1,00 5 24 -1,00 0 10 -2,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 20 99 -4,75

16 0 AYA ALHASAN 10D 5 25 -1,25 3 13 -0,25 2 12 -1,00 3 27 -3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 16 104 -10,00
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 4684 FATMANUR CAFOĞLU 10E 12 8 10,00 3 3 2,25 6 3 5,25 2 4 1,00 3 4 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 32 23 26,25 182,323 504

2 4777 NAZİFE TOPAL 10E 11 10 8,50 5 8 3,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 4 4 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 29 30 21,50 166,590 565

3 4775 FATMANUR ÇOBAN 10E 12 7 10,25 3 0 3,00 4 8 2,00 3 5 1,75 3 6 1,50 2 4 1,00 1 1 0,75 28 31 20,25 164,170 583

4 4774 MÜBİNE TATAR 10E 12 16 8,00 7 9 4,75 6 5 4,75 0 9 -2,25 3 5 1,75 3 3 2,25 0 7 -1,75 31 54 17,50 151,955 653

5 4779 SÜMEYYE SÜNDÜZ KAHYA10E 5 8 3,00 3 4 2,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 3 4 2,00 1 2 0,50 18 32 10,00 130,650 775

6 4697 KEVSER ÇAKAR 10E 8 22 2,50 2 14 -1,50 4 10 1,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 22 68 5,00 116,025 844

7 4550 SÜMEYYE DEMİR 10E 6 24 0,00 4 11 1,25 2 12 -1,00 7 21 1,75 0 10 -2,50 3 7 1,25 4 6 2,50 26 91 3,25 111,443 860

8 4778 HATİCE ÖNAL 10E 8 17 3,75 3 9 0,75 3 7 1,25 2 17 -2,25 1 8 -1,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 19 69 1,75 103,710 881
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10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 4820 HAİFAA BAZRBASHY 10F 10 20 5,00 2 14 -1,50 2 12 -1,00 9 21 3,75 3 7 1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 30 90 7,50 126,725 801

2 4814 BUSEYNA EL NASIR 10F 9 21 3,75 2 14 -1,50 3 11 0,25 7 23 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 29 91 6,25 121,025 821

3 4834 HACER EL NASIR 10F 5 25 -1,25 3 13 -0,25 3 11 0,25 7 23 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 27 93 3,75 112,900 855

4 4640 ŞEHED ELYASİN 10F 5 15 1,25 4 6 2,50 0 7 -1,75 4 14 0,50 1 5 -0,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 15 59 0,25 100,910 886

5 4817 İSLAM ALRAHMOUN 10F 5 25 -1,25 3 13 -0,25 4 10 1,50 3 27 -3,75 2 8 0,00 4 6 2,50 2 8 0,00 23 97 -1,25 93,700 894

6 0 AE* 10F 2 28 -5,00 3 13 -0,25 4 10 1,50 7 23 1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 21 99 -3,75 88,663 896

7 0 MARYAMEDRİS 10F 7 23 1,25 4 12 1,00 1 13 -2,25 7 23 1,25 1 9 -1,25 0 10 -2,50 0 10 -2,50 20 100 -5,00 85,038 899

8 0 SARA EIY AS  İ   N 10F 6 24 0,00 5 11 2,25 3 11 0,25 6 24 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 26 94 2,50

9 0 AFEFGABİ 10F 9 21 3,75 3 13 -0,25 1 12 -2,00 6 24 0,00 0 10 -2,50 4 6 2,50 2 8 0,00 25 94 1,50

10 0 10F 5 25 -1,25 4 12 1,00 1 13 -2,25 4 18 -0,50 3 7 1,25 4 6 2,50 2 8 0,00 23 89 0,75

11 0 *S*A 10F 7 22 1,50 1 13 -2,25 2 10 -0,50 4 20 -1,00 1 6 -0,50 2 7 0,25 0 7 -1,75 17 85 -4,25
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10G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

SINIF: 10G

KATILIMLAR

1 48 GÖZDE ÇİMEN 10G 15 15 11,25 7 9 4,75 8 6 6,50 12 18 7,50 0 10 -2,50 4 6 2,50 5 5 3,75 51 69 33,75 208,925 423

2 4781 SALİHA TOLU 10G 19 8 17,00 8 7 6,25 4 7 2,25 0 2 -0,50 3 5 1,75 3 2 2,50 1 4 0,00 38 35 29,25 190,483 476

3 4662 ASLINUR UÇMAN 10G 14 13 10,75 4 4 3,00 7 7 5,25 5 10 2,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 2 5 0,75 35 49 22,75 171,680 541

4 4780 MELİKE BALCI 10G 9 6 7,50 5 4 4,00 3 3 2,25 5 2 4,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 26 20 21,00 167,905 557

5 4661 EBRAR ÖZLEM TUTAK 10G 13 6 11,50 4 8 2,00 5 3 4,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 27 26 20,50 162,880 588

6 4712 FİRDEVS TOLU 10G 12 7 10,25 4 4 3,00 4 8 2,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 3 2 2,50 26 27 19,25 159,560 607

7 4783 NİSANUR METİN 10G 11 18 6,50 7 9 4,75 5 9 2,75 4 12 1,00 3 6 1,50 4 6 2,50 2 8 0,00 36 68 19,00 159,225 610

8 4710 MERYEM KESKİN 10G 8 13 4,75 4 6 2,50 1 5 -0,25 6 2 5,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 25 30 17,50 158,488 616

9 4786 ŞEYMA ÇİDEM 10G 15 9 12,75 4 7 2,25 2 7 0,25 1 3 0,25 2 4 1,00 1 4 0,00 3 4 2,00 28 38 18,50 158,288 617

10 4698 RÜMEYSA  ÇAKAR 10G 11 19 6,25 6 10 3,50 2 12 -1,00 9 21 3,75 2 8 0,00 5 5 3,75 2 8 0,00 37 83 16,25 153,350 649

11 4672 HATİCE ERDOĞAN 10G 4 18 -0,50 8 6 6,50 1 4 0,00 6 2 5,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 23 36 14,00 146,325 685

12 4784 ESENGÜL TOPALOĞLU 10G 12 13 8,75 6 9 3,75 3 8 1,00 1 10 -1,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 27 53 13,75 141,630 709

13 4660 BAHAR GÖĞEBAKAN 10G 9 8 7,00 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 15 22 9,50 130,665 773

14 4761 GAMZE ÇABUK 10G 10 20 5,00 4 12 1,00 5 9 2,75 5 25 -1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 32 88 10,00 130,200 780

15 4671 AYŞE ERDOĞAN 10G 10 20 5,00 3 13 -0,25 5 9 2,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 20 51 7,25 122,423 818

16 4656 YUSRA YURTAÇAN 10G 6 16 2,00 6 5 4,75 2 8 0,00 1 11 -1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 19 49 6,75 119,358 826

17 4667 İKRA BALIK 10G 4 23 -1,75 5 9 2,75 2 10 -0,50 2 22 -3,50 1 7 -0,75 5 5 3,75 1 7 -0,75 20 83 -0,75 95,190 892

18 4760 MEDİNE SEDEF 10G 5 14 1,50 3 9 0,75 0 8 -2,00 2 8 0,00 1 7 -0,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 13 55 -0,75

19 4715 HÜSNA DAMLA KESMAN10G 5 25 -1,25 2 14 -1,50 3 11 0,25 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 20 100 -5,00
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10H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

SINIF: 10H

KATILIMLAR

1 4846 EMEL SEIIUM 10H 8 22 2,50 2 14 -1,50 5 9 2,75 8 22 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 6 4 5,00 34 86 12,50 141,150 712

2 4841 RAGHADAALBZO 10H 3 26 -3,50 4 12 1,00 3 11 0,25 8 22 2,50 2 8 0,00 4 6 2,50 4 6 2,50 28 91 5,25 118,178 831

3 4848 FATMA HIZRAVİ 10H 10 20 5,00 2 14 -1,50 3 11 0,25 4 26 -2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 27 93 3,75 110,838 861

4 4836 ŞEHİT ELBAKRİ 10H 5 24 -1,00 3 13 -0,25 4 10 1,50 5 25 -1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 25 94 1,50 103,915 880

5 4838 SARAELABDULL AHELHA*10H 9 21 3,75 5 11 2,25 2 12 -1,00 3 27 -3,75 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 25 95 1,25 101,475 883

6 4850 ME*YAM ALASAD 10H 6 24 0,00 1 15 -2,75 2 12 -1,00 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 23 97 -1,25 97,838 890

7 4748 ESRAD*VİŞ 10H 5 25 -1,25 5 10 2,50 7 6 5,50 5 24 -1,00 4 6 2,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 28 89 5,75

8 4864 EMMUN ELALAVİ 10H 6 24 0,00 4 12 1,00 1 13 -2,25 6 24 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 26 94 2,50

9 0 HİBE ELKASSUM 10H 5 25 -1,25 3 12 0,00 2 12 -1,00 6 24 0,00 0 10 -2,50 5 5 3,75 1 9 -1,25 22 97 -2,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10I SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf DBS 135 135 135 950

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,86 10,27 11,30 6,21 6,17 4,67 5,85 4,75 4,66 8,81 7,91 6,83 3,32 3,89 2,35 3,48 3,20 2,68 2,61 3,33 1,78 44,14 39,52 34,27 214,040

Okul Ortalaması 8,50 18,13 3,97 3,90 9,39 1,55 2,84 8,09 0,82 4,36 15,29 0,53 1,89 6,15 0,35 2,30 5,33 0,96 1,79 5,28 0,46 25,58 67,66 8,64 133,570

SINIF: 10I

KATILIMLAR

1 4837 HEYEE ESSÜLEYMAN 10I 10 20 5,00 3 13 -0,25 5 9 2,75 8 22 2,50 4 6 2,50 6 4 5,00 2 8 0,00 38 82 17,50 156,725 627

2 4782 EMİNE GÜDER 10I 11 12 8,00 6 6 4,50 2 8 0,00 0 6 -1,50 5 4 4,00 3 4 2,00 2 5 0,75 29 45 17,75 154,578 638

3 4617 ZEYNEP CEYLAN 10I 9 17 4,75 6 5 4,75 6 4 5,00 3 10 0,50 1 7 -0,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 29 53 15,75 147,970 676

4 4852 HANEN ELABDULLAH 10I 9 21 3,75 3 13 -0,25 3 11 0,25 7 23 1,25 3 7 1,25 6 4 5,00 4 6 2,50 35 85 13,75 144,750 693

5 4826 ROSELŞEYHO 10I 3 27 -3,75 5 11 2,25 3 11 0,25 11 19 6,25 4 6 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 31 89 8,75 131,175 768

6 4755 HAYAT ELFARİS 10I 7 21 1,75 3 9 0,75 0 5 -1,25 5 6 3,50 3 7 1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 20 52 7,00 124,583 807

7 4862 AHVAZ  RAJAB 10I 11 19 6,25 2 14 -1,50 2 12 -1,00 5 25 -1,25 5 5 3,75 3 7 1,25 2 8 0,00 30 90 7,50 123,863 813

8 4827 AYA EL REŞİD 10I 13 17 8,75 4 12 1,00 4 10 1,50 5 25 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 30 90 7,50 122,338 819

9 4845 ELA HASAN 10I 8 22 2,50 2 14 -1,50 5 9 2,75 6 24 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 29 91 6,25 119,688 825

10 614 NAZEK ALKADOUR 10I 8 22 2,50 5 11 2,25 4 10 1,50 4 26 -2,50 3 7 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 29 91 6,25 117,588 838

11 4798 REYY* S ABBAGH 10I 6 23 0,25 5 11 2,25 2 11 -0,75 6 23 0,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 4 6 2,50 26 91 3,25 110,240 862

12 4720 SARİYE KEVSER DAL 10I 8 22 2,50 6 10 3,50 2 12 -1,00 3 22 -2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 25 85 3,75 109,913 864

13 4540 RAĞAT ALHAMDO 10I 8 22 2,50 4 12 1,00 2 12 -1,00 4 26 -2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 26 94 2,50 106,600 876

14 4790 RAHAF ARNEL 10I 4 26 -2,50 2 14 -1,50 3 11 0,25 8 22 2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 24 96 0,00 101,975 882

15 4753 SİDRA KARBUÇ 10I 4 26 -2,50 4 12 1,00 2 12 -1,00 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 24 96 0,00 100,925 884

16 4825 YASEMİN ELHİLAL 10I 3 27 -3,75 5 11 2,25 2 12 -1,00 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 0 10 -2,50 21 99 -3,75 88,600 897

17 4767 ÖZLEMNUR 10I 10 11 7,25 2 8 0,00 2 7 0,25 2 15 -1,75 0 9 -2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 18 58 3,50

18 4882 BESMELE ARAÇ      A 10I 3 27 -3,75 7 9 4,75 0 14 -3,50 3 27 -3,75 3 7 1,25 0 10 -2,50 3 7 1,25 19 101 -6,25

19 4882 BÜŞHRA ELA* 10I 4 26 -2,50 2 14 -1,50 3 11 0,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 18 102 -7,50
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SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BİLTEKİN 4683 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,948 214,040 3 17 17 17 596

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 17 6,75 23 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 3 9 0,75 5 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 0 1 -0,25 -2 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 3 10 0,50 2 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 4 1 3,75 38 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 3 1 2,75 28 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,40 0,46 1,78

Fen 30 7 4 6,00 20 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 27 34 18,50 15 11,96 8,61 33,48

Türkçe DcaBcEbaBdcaacebEaDbCeCaC A dE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal bc DD eaDbaacc         e      

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik CD eCEC     b  C           d  

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen  A   BDc CDA  a    D  a      b

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 17 37

Türkçe 30 11 17 37
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 1 1 33
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0

Sosyal 30 3 10 10

Tarih 16 3 9 19
Tarih ve Zaman 4 1 2 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 1 33
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0

Coğrafya-1 14 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 6 3 20

Matematik-1 30 6 3 20
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 1 0 100
Kümeler 2 1 0 50
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 1 0 17
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 1 0

Fen 30 7 4 23

Fizik 10 4 1 40
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 0 50

Kimya 10 3 1 30
Kimya Bilimi 2 2 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33

Biyoloji 10 0 2 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL UÇAK 4687 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,263 214,040 5 23 23 23 618

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 4 8 2,00 13 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 0 1 -0,25 -2 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 4 9 1,75 6 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,40 0,46 1,78

Fen 30 3 7 1,25 4 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 24 26 17,50 15 11,96 8,61 33,48

Türkçe  daBcEcCBa      Ed  CACa  A CE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal C  DD eaDbbacc d       e      

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik CD eCEC     b  C           d  

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen d  b BDcce A       c  b       

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 7 37

Türkçe 30 11 7 37
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Yazım ve Noktalama 7 2 3 29
Şiir 3 2 0 67
Sözcük Türleri 7 1 1 14
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 1 0 100
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0

Sosyal 30 4 9 13

Tarih 16 4 8 25
Tarih ve Zaman 4 2 0 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 1 33
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 6 3 20

Matematik-1 30 6 3 20
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 1 0 100
Kümeler 2 1 0 50
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 1 0 17
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 1 0

Fen 30 3 7 10

Fizik 10 2 5 20
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 1 1 10
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 0 1 0

Biyoloji 10 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL YILDIRIMHAN 4652 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,290 214,040 10 49 49 49 760

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 6 6,50 22 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 1 0 1,00 6 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 3 2,25 16 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 4 3 3,25 11 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 2 7 0,25 3 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,40 0,46 1,78

Fen 30 4 11 1,25 4 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 16 22 10,50 9 11,96 8,61 33,48

Türkçe    E dCACB  bB Ee d  Ec      a

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal            D      D e cD   aA 

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik   a                     c     

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen Bec adAccaaecA     eD         

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 6 27

Türkçe 30 8 6 27
Sözcük Türleri 7 1 1 14
Fabl 1 0 0 0
Yazım ve Noktalama 7 2 2 29
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 0 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 0 0
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 4 3 13

Tarih 16 1 0 6
Orta Çağ'da Dünya 2 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0
Tarih ve Zaman 4 1 0 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 0 0

Coğrafya-1 14 3 3 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 0 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 0 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0

Matematik 30 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0
Problemler 6 0 1 0
Kümeler 2 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 4 11 13

Fizik 10 2 7 20
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 1 4 10
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA GEZER 5050 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 15 0,25 1 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 3 4 2,00 13 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 2 2,50 18 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 6 6 4,50 15 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,40 0,46 1,78

Fen 30 1 9 -1,25 -4 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 13 41 2,75 2 11,96 8,61 33,48

Türkçe  daedEbe a   a  d edCcCda A  b

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal b cD  Bee  D    c b     B  DA 

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik Ccd Cbe    bae  d       b b  c

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen b       aeec      Ac  e  d  b 

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 4 15 13

Türkçe 30 4 15 13
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 1 5 14
Şiir 3 0 0 0
Sözcük Türleri 7 0 4 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0

Sosyal 30 6 6 20

Tarih 16 3 4 19
Tarih ve Zaman 4 1 2 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 0 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 0 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0

Coğrafya-1 14 3 2 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 1 0 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 2 11 7

Matematik-1 30 2 11 7
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 2 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 3 0

Fen 30 1 9 3

Fizik 10 0 3 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 1 3 10
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 1 1 33

Biyoloji 10 0 3 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL ÇAĞLI 4680 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,013 214,040 7 31 31 31 675

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 7 8 5,00 31 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 10 19 5,25 18 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 11 0,25 1 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 0 9 -2,25 -23 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 0,40 0,46 1,78

Fen 30 5 21 -0,25 -1 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 32 66 15,50 13 11,96 8,61 33,48

Türkçe BAcEaACAbBCebaeEDdaccEcCBC dba

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal DEabAEbcC cDcbBbcacAebcDedebAc

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik CecDEc dce d cc e e           

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen e ededdcceB Db aeecaDc bCbcCcc

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 14 15 47

Türkçe 30 14 15 47
Sözcük Türleri 7 5 2 71
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 4 3 57
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 10 19 33

Tarih 16 7 8 44
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 2 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 3 11 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 3 11 10

Matematik-1 30 3 11 10
Problemler 6 3 2 50
Kümeler 2 0 1 0
Üçgenler 9 0 6 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 5 21 17

Fizik 10 0 9 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20
Maddenin Hâlleri 3 2 0 67
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE MANDAL 4703 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,335 214,040 9 41 41 41 723

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 15 7,25 24 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 4 7 2,25 14 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 6 0,50 4 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 6 13 2,75 9 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 0,40 0,46 1,78

Fen 30 6 9 3,75 13 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 23 41 12,75 11 11,96 8,61 33,48

Türkçe dAcEedCACBdeA  bDdc dccCaaA Ec

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal eE     adabDeCBbd cdc  D   aAa

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik  e         b  d    a          

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen Ba  ad  cd  DA  a eaDe  C    D

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 15 37

Türkçe 30 11 15 37
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 2 0
Hikâye Türleri 2 1 0 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 6 13 20

Tarih 16 4 7 25
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 0 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 1 0
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67

Coğrafya-1 14 2 6 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 0 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0

Matematik 30 0 4 0

Matematik-1 30 0 4 0
Problemler 6 0 1 0
Kümeler 2 0 0 0
Üçgenler 9 0 2 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 6 9 20

Fizik 10 1 5 10
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 1 30
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRA ÇATAL 4765 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,118 214,040 14 61 61 61 794

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 4 10 1,50 9 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 6 2,50 18 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 8 16 4,00 13 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 0,40 0,46 1,78

Fen 30 4 15 0,25 1 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 21 47 9,25 8 11,96 8,61 33,48

Türkçe a EdDbCdCdC bB E AbdacbC a  dd

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal aEabAaeab  DabBbd cABc D  bbAc

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik        d     c                

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen  ac adAcca ccA  c   D  ebdeaD 

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

Türkçe 30 9 14 30
Sözcük Türleri 7 2 4 29
Fabl 1 1 0 100
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 0 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 8 16 27

Tarih 16 4 10 25
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 1 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 4 6 29
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 1 0 100
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0
Problemler 6 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Üçgenler 9 0 2 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 4 15 13

Fizik 10 1 7 10
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10
Maddenin Hâlleri 3 0 2 0
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR DEMİRHAN 4675 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,718 214,040 1 4 4 4 463

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 2 6,50 22 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 6 4 5,00 31 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 1 3,75 27 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 10 5 8,75 29 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 5 2 4,50 45 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 3 1 2,75 28 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,40 0,46 1,78

Fen 30 9 5 7,75 26 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 33 15 29,25 24 11,96 8,61 33,48

Türkçe   E   C CaC A  E  aB          

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal D EbAc bC  D Ce   DA     BA e 

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik C           d  CD eCEC     b A

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BDc CEA b   DA  a  D   ba    D

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 2 23

Türkçe 30 7 2 23
Sözcük Türleri 7 2 0 29
Fabl 1 1 0 100
Yazım ve Noktalama 7 0 0 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 2 1 0 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 0 0
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 10 5 33

Tarih 16 6 4 38
Orta Çağ'da Dünya 2 1 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 0 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 1 0
Tarih ve Zaman 4 2 0 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 1 33

Coğrafya-1 14 4 1 29
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 1 0 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 0 50

Matematik 30 7 3 23

Matematik-1 30 7 3 23
Problemler 6 1 0 17
Kümeler 2 1 0 50
Üçgenler 9 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 1 0 100
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 1 0 100

Fen 30 9 5 30

Fizik 10 5 2 50
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 0 50
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 0 0

Kimya 10 3 1 30
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33
Kimya Bilimi 2 2 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE KANGAL 4693 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,713 214,040 16 106 106 106 887

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 2 14 -1,50 -9 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 7 23 1,25 4 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 2 28 -5,00 -17 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,40 0,46 1,78

Fen 30 6 24 0,00 0 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 25 95 1,25 1 11,96 8,61 33,48

Türkçe cAEcBcDaaedbdaeAEcebCcdBaedaCE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal baD*eCdaabcbeaedaBcdebCAcAcDba

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik abdebcbbcdaebDebcDbacdceacacdb

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen EdcaaebDEdabEcacBdcaeabCedcacd

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Türkçe 30 10 20 33
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 1 2 33
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 16 2 14 13
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 5 9 36
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 2 28 7

Matematik-1 30 2 28 7
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 2 4 33
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 0 9 0

Fen 30 6 24 20

Fizik 10 3 7 30
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 1 1 50

Kimya 10 2 8 20
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 1 9 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE GEÇEN 4706 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,965 214,040 15 84 84 84 859

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 18 5,50 18 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 0 6 -1,50 -11 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 4 18 -0,50 -2 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,40 0,46 1,78

Fen 30 2 6 0,50 2 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 16 48 4,00 3 11,96 8,61 33,48

Türkçe aAcbacCACBC baeEcebeabceBbA Ea

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cEdbAcaceaDDcdaedbcca  a      

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik e c b e               e  e    

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen e    d   a  cA    Baa         

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 10 18 33

Türkçe 30 10 18 33
Sözcük Türleri 7 4 3 57
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 0 7 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 1 1 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 4 18 13

Tarih 16 4 12 25
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 0 6 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0

Matematik 30 0 6 0

Matematik-1 30 0 6 0
Problemler 6 0 3 0
Kümeler 2 0 0 0
Üçgenler 9 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 2 6 7

Fizik 10 0 3 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20
Maddenin Hâlleri 3 0 1 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 10 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA AYMAZ 4696 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,253 214,040 6 30 30 30 662

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 5 6 3,50 22 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 4 1,00 7 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 7 10 4,50 15 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 0,40 0,46 1,78

Fen 30 7 9 4,75 16 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 25 36 16,00 13 11,96 8,61 33,48

Türkçe Ddc dccCa A Ea AcEedCACBdeA  b

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal dabDeCB eE  A  a dD    Ac  cd 

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik     a       b b e             

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen dA cdBac  aA  a e  D DCd  D   

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 13 37

Türkçe 30 11 13 37
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 0 50
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 0 2 0
Sözcük Türleri 7 2 3 29
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0

Sosyal 30 7 10 23

Tarih 16 5 6 31
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67
Orta Çağ'da Dünya 2 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 0 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 0 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 2 4 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 0 50
İklim Elemanları 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 0 4 0

Matematik-1 30 0 4 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 7 9 23

Fizik 10 2 5 20
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 0 0

Kimya 10 2 3 20
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33

Biyoloji 10 3 1 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVAL EDEN 4677 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,435 214,040 13 58 58 58 786

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 16 5,00 17 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 5 8 3,00 19 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 5 1,75 13 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 8 13 4,75 16 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 0,40 0,46 1,78

Fen 30 3 16 -1,00 -3 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 23 54 9,50 8 11,96 8,61 33,48

Türkçe cdaedccCae  EEc cdedCdCBC ABe 

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CaaDb BaDca A bdb D Bb d d cA 

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik bc B  b dE  ec Ce   d        c

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen dAaac a  ecA ec cc D aa a cb  

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 16 30

Türkçe 30 9 16 30
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 0 2 0
Sözcük Türleri 7 3 2 43
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 8 13 27

Tarih 16 5 8 31
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 1 33
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 0 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 3 5 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 1 0 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 3 9 10

Matematik-1 30 3 9 10
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 1 2 17
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 1 0

Fen 30 3 16 10

Fizik 10 1 6 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 1 0

Kimya 10 2 5 20
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 1 33

Biyoloji 10 0 5 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SIDIKANURAYMAZ 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
80,820 214,040 17 113 113 113 900

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 22 0,50 2 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 1 13 -2,25 -14 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 3 25 -3,25 -11 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 10 -2,50 -25 0,40 0,46 1,78

Fen 30 2 28 -5,00 -17 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 18 98 -6,50 -5 11,96 8,61 33,48

Türkçe ebdd dCdeBaeee EDbdceEbdeeceEc

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal ecc  aaadaaaeaeCccaeBdebceebeB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik edacbdaeBcadBccaDaBCbdCbEabaed

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen cebbdabcadebbAEcaecbacaddbebac

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 22 20

Türkçe 30 6 22 20
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 5 14
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 3 25 10

Tarih 16 1 13 6
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 2 12 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23
Problemler 6 0 6 0
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 2 7 22
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 2 28 7

Fizik 10 0 10 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 10 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİFA NUR EROĞLU 4650 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,413 214,040 11 50 50 50 765

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 5 11 2,25 14 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 0 1 -0,25 -2 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 5 12 2,00 7 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 5 5 3,75 38 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,40 0,46 1,78

Fen 30 6 8 4,00 13 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 22 49 9,75 8 11,96 8,61 33,48

Türkçe ecdaebdACBbacBaEeedBadbdeeACdd

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal DEdDAbDaeabecedee             

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik eBaDaeadaD                    

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BeDaCdAeaBaceA                

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 0 7 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 5 12 17

Tarih 16 5 11 31
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 0 1 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0

Matematik 30 3 7 10

Matematik-1 30 3 7 10
Problemler 6 2 3 33
Kümeler 2 0 1 0
Üçgenler 9 1 3 11
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 6 8 20

Fizik 10 5 5 50
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100

Kimya 10 1 3 10
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİFA TOPALOĞLU 4763 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,318 214,040 8 35 35 35 680

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 2 11 -0,75 -5 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 6 3 5,25 38 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 8 14 4,50 15 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 0,40 0,46 1,78

Fen 30 4 11 1,25 4 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 25 39 15,25 13 11,96 8,61 33,48

Türkçe D   BEadB  dE  dcEcbCcaBbDAB E

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal C bDbb baca cbcc  D  A ABdacAB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik C ee                   a    c 

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen db eaBac   A  a d     Ce  De b

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 12 10 40

Türkçe 30 12 10 40
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 1 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 0 50
Hikâye Türleri 2 1 0 50
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Şiir 3 2 0 67
Sözcük Türleri 7 2 2 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 8 14 27

Tarih 16 2 11 13
Tarih ve Zaman 4 2 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 2 0
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 2 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 6 3 43
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 0 50
İklim Elemanları 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 1 0 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 0 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 1 0 100

Matematik 30 1 4 3

Matematik-1 30 1 4 3
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 2 0

Fen 30 4 11 13

Fizik 10 1 6 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 1 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 0 0

Kimya 10 1 2 10
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 2 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUEDA ŞELE 4659 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,103 214,040 4 20 20 20 611

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 3 8 1,00 6 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 0 1 -0,25 -2 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 3 9 0,75 3 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,40 0,46 1,78

Fen 30 3 7 1,25 4 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 24 26 17,50 15 11,96 8,61 33,48

Türkçe   Ed  CACa  A CE  aBcEcCBa a  

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal Dbbacc d   DD ea            e 

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik C   E       d  CD eCEC     b  

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BDcced  b   cA          b     

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 7 37

Türkçe 30 11 7 37
Sözcük Türleri 7 1 1 14
Fabl 1 1 0 100
Yazım ve Noktalama 7 2 3 29
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 0 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 2 0 67
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 3 9 10

Tarih 16 3 8 19
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 1 0
Tarih ve Zaman 4 1 0 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 1 33

Coğrafya-1 14 0 1 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0

Matematik 30 7 3 23

Matematik-1 30 7 3 23
Problemler 6 2 0 33
Kümeler 2 1 0 50
Üçgenler 9 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 1 0 100
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 3 7 10

Fizik 10 2 5 20
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10
Maddenin Hâlleri 3 0 1 0
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE NUR FİLİZ 4678 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,738 214,040 12 52 52 52 772

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 4 6 2,50 25 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 0,40 0,46 1,78

Fen 30 12 18 7,50 25 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 32 88 10,00 8 11,96 8,61 33,48

Türkçe cdbcaccdBCebbcedbdeACdddCbdBeE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal eabDbbabDcaDAbbdddDcBcdAedbDda

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik abcBbaCebacbdeAdaeccbacabecBdA

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen dbaDBBabaCaAbBDedcAbaDCdabaDdA

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Türkçe 30 7 23 23
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 1 2 33
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 4 12 25
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 4 10 29
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 1 1 50
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 6 0
Sıralama 1 1 0 100
Üçgenler 9 2 7 22

Fen 30 12 18 40

Fizik 10 4 6 40
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 1 0 100
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50

Kimya 10 4 6 40
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 4 6 40
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ GÜLSÜM MENEKŞE 4682 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,705 214,040 2 12 12 12 551

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 16 9,00 30 5,97 3,97 11,30

Tarih 16 9 7 7,25 45 1,89 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 6 8 4,00 29 1,36 0,82 4,66

Sosyal 30 15 15 11,25 38 3,25 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 0,93 0,53 6,83

Fizik 10 0 8 -2,00 -20 0,44 0,35 2,35

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,96 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 0,40 0,46 1,78

Fen 30 4 14 0,50 2 1,81 1,78 6,81

Toplam: 120 35 50 22,50 19 11,96 8,61 33,48

Türkçe DdbBdEcaBC dcaedddeACAeBaDABaE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CBaDbCBeDcdDAbbEccDeeAeABcDcdB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik CaedCadC                      

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen cecea cc dad B  d  D DCd  ae  

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 13 16 43

Türkçe 30 13 16 43
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 2 1 67
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 15 15 50

Tarih 16 9 7 56
Tarih ve Zaman 4 3 1 75
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 6 8 43
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100

Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 4 14 13

Fizik 10 0 8 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 1 0

Kimya 10 2 3 20
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 1 0 50
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33

Biyoloji 10 2 3 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
D* N*** İ 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,400 214,040 11 81 81 81 852

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 5 11 2,25 14 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 0 14 -3,50 -25 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 9 21 3,75 13 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,19 0,46 1,78

Fen 30 4 26 -2,50 -8 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 27 93 3,75 3 7,96 8,61 33,48

Türkçe dAEdabdACBCebdadDeEcacbaaebeaE

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal bdcDAcaaeeDDcCabbeabcaebdccada

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik CaecdABeabDEebdbaeBdcCCEbaabbd

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen dbadbdcbbdcbDcbabAebbcadeCBaac

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

Türkçe 30 9 21 30
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Fabl 1 1 0 100
Yazım ve Noktalama 7 0 7 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 5 25 17

Tarih 16 5 11 31
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 0 14 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 9 21 30

Matematik-1 30 9 21 30
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 2 0 100
Üçgenler 9 3 6 33
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 4 26 13

Fizik 10 0 10 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DUHA ALKADDUR 4747 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 1 15 -2,75 -17 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 4 26 -2,50 -8 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,19 0,46 1,78

Fen 30 5 25 -1,25 -4 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 21 99 -3,75 -3 7,96 8,61 33,48

Türkçe cddccbadaBCbeaCcaeEccEDbebACab

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cadedbacdeabcdBbebDedbacABdeca

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik babDbAcedacaebAacaeebabEbcdaae

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen dbecdadDeeabbAaebAeDbcabedeabD

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 4 26 13

Tarih 16 1 15 6
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 3 11 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 4 26 13

Matematik-1 30 4 26 13
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 1 1 50
Üçgenler 9 1 8 11
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 5 25 17

Fizik 10 1 9 10
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 2 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ELİ*A 4740 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 26 -2,50 -8 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 5 11 2,25 14 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 13 -2,25 -16 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 6 24 0,00 0 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 10 -2,50 -25 0,19 0,46 1,78

Fen 30 5 25 -1,25 -4 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 20 100 -5,00 -4 7,96 8,61 33,48

Türkçe addbedCeadbDbebcadaeBaDbadbeca

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal aEdacaeaeBDDeCdbAbcecbcebacebe

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik bBaeEcadcaecBdbdeBedbCaddbabce

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen eaDbCaeDcBBdacdeadecabababedca

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

Türkçe 30 4 26 13
Sözcük Türleri 7 0 7 0
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 6 24 20

Tarih 16 5 11 31
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 3 1 75
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 1 13 7
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17
Problemler 6 2 4 33
Kümeler 2 1 1 50
Üçgenler 9 1 8 11
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 5 25 17

Fizik 10 4 6 40
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100

Kimya 10 1 9 10
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 10 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA İBRAHİM 4739 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,890 214,040 9 77 77 77 840

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,19 0,46 1,78

Fen 30 4 15 0,25 1 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 26 83 5,25 4 7,96 8,61 33,48

Türkçe edcBdEcdabeCacaAdbabddbceaABCb

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal aBebebdCeadccEaaEcDbdAeAcAabea

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik abBBCdeaccDedcAddabbecceaDaBdc

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen cbcaedDabCcbc Dbe  c  b      A

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Türkçe 30 7 23 23
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 1 2 33
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 3 13 19
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 5 9 36
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 2 0 100
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 6 0
Sıralama 1 1 0 100
Üçgenler 9 2 7 22

Fen 30 4 15 13

Fizik 10 2 8 20
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50

Kimya 10 1 6 10
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 0 1 0

Biyoloji 10 1 1 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 0 33
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HUDA EZZUVEYİN 4752 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,700 214,040 8 67 67 67 814

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 6 10 3,50 22 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 13 -2,25 -16 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 7 23 1,25 4 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 6 4 5,00 50 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 10 -2,50 -25 0,19 0,46 1,78

Fen 30 9 21 3,75 13 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 30 90 7,50 6 7,96 8,61 33,48

Türkçe aeEcccbCcebCbbdbccDbeACBbbAdaa

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal beDDbeBCDdaccEcadebdcdeAcdaabe

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik CbaaebbaEbcdbcAdBDccAdeabb*dcd

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen bcDDaBecdaDAEcaABdbDaeabcdbcdd

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 0 7 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 16 6 10 38
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 2 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 1 13 7
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 1 1 50
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 2 4 33
Sıralama 1 1 0 100
Üçgenler 9 0 9 0

Fen 30 9 21 30

Fizik 10 3 7 30
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 6 4 60
Kimya Bilimi 2 2 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 0 10 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
LUCEYN EİD 4704 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,578 214,040 5 46 46 46 742

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 17 8,75 29 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 1 0 1,00 6 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 8 0,00 0 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 3 8 1,00 3 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,19 0,46 1,78

Fen 30 2 3 1,25 4 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 19 30 11,50 10 7,96 8,61 33,48

Türkçe dAEEaACdeaCcAdeEcAaaaEceebACdE

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal            D      bdcc D dcedB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik       B              be       

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen             bAEca             

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 13 17 43

Türkçe 30 13 17 43
Sözcük Türleri 7 4 3 57
Fabl 1 1 0 100
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 3 8 10

Tarih 16 1 0 6
Orta Çağ'da Dünya 2 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0
Tarih ve Zaman 4 1 0 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 0 0

Coğrafya-1 14 2 8 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 1 2 3

Matematik-1 30 1 2 3
Problemler 6 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Üçgenler 9 1 0 11
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 2 3 7

Fizik 10 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20
Maddenin Hâlleri 3 0 1 0
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MAHASİN ALKADDOUR 4750 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
107,300 214,040 12 93 93 93 873

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 6 24 0,00 0 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 0,19 0,46 1,78

Fen 30 7 23 1,25 4 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 26 94 2,50 2 7,96 8,61 33,48

Türkçe aecbDbdcCdCeABdbbddeBEcedeAeba

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal adbDdEebecaDeddCdcedeccDbcebdB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik CeccbcBAae*cccbabeedEeadaDaeab

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen ecDdedAeeddAbcaebeaaDbaACaeCec

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 6 24 20

Tarih 16 4 12 25
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 2 12 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 2 7 22
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 7 23 23

Fizik 10 2 8 20
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 2 1 67
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MAYA ELBEKRİ 4729 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,513 214,040 4 44 44 44 729

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 10 6 8,50 53 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 0 14 -3,50 -25 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 10 20 5,00 17 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,19 0,46 1,78

Fen 30 7 23 1,25 4 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 34 86 12,50 10 7,96 8,61 33,48

Türkçe DeccadcdBdcacaBebbDACdCBbeABeE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CBeaDCBaDEdDbcDEaebbcdbdadebce

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik CedaCbeCdccadaAdebaaccABbcdead

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen dAebdacDdaDecabdcBAecbaCeeDbce

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 19 37

Türkçe 30 11 19 37
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 1 2 33
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 10 20 33

Tarih 16 10 6 63
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 3 0 100
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 0 14 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 6 0
Sıralama 1 1 0 100
Üçgenler 9 2 7 22

Fen 30 7 23 23

Fizik 10 2 8 20
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 3 7 30
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67

Biyoloji 10 2 8 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MECİD EZZUVEYİN 4746 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,490 214,040 2 10 10 10 525

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 3 4 2,00 13 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 3 3,25 23 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 7 7 5,25 18 1,58 2,37 9,33

Fizik 10 2 1 1,75 18 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 0,19 0,46 1,78

Fen 30 9 5 7,75 26 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 31 25 24,75 21 7,96 8,61 33,48

Türkçe a bEDdabCBCbABeEDAaB caCBaACbc

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal b  Dcc  Ce D     aDed  D B  A 

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Fen   D  E  e d D   c  DD  bCCBb D

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

Türkçe 30 15 13 50
Sözcük Türleri 7 2 4 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 3 3 43
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 7 7 23

Tarih 16 3 4 19
Orta Çağ'da Dünya 2 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0
Tarih ve Zaman 4 2 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 0 0

Coğrafya-1 14 4 3 29
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 0 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 1 0 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0

Fen 30 9 5 30

Fizik 10 2 1 20
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20
Maddenin Hâlleri 3 1 1 33
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAGAD HASANİ 4735 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,425 214,040 7 62 62 62 798

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 6 10 3,50 22 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 1,58 2,37 9,33

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 5 5 3,75 38 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,19 0,46 1,78

Fen 30 10 20 5,00 17 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 25 65 8,75 7 7,96 8,61 33,48

Türkçe DeaBdEeCabcCddababcdeedcdbAdbE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CeDbaCdebcaDbEaEcdbecAdbcecadB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Fen aceDB*aDcbDAEcDbaBdceaCbdaebdA

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Türkçe 30 7 23 23
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 6 10 38
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 2 12 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100

Fen 30 10 20 33

Fizik 10 3 7 30
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 1 0 100
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 5 5 50
Kimya Bilimi 2 2 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 2 8 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAMA ALMATAR 4732 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,550 214,040 1 1 1 1 346

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 5 4 4,00 25 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 2 0,50 4 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 6 6 4,50 15 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 3 1 2,75 28 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,19 0,46 1,78

Fen 30 3 1 2,75 9 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 44 16 40,00 33 7,96 8,61 33,48

Türkçe  dcE ACACBCDABCEcAEBBEDCBdACEE

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal c  bA   CBcDD e   c    D     a

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik baDDEAB         Dc CECCE   e d

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen              AEBa             

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 4 80

Türkçe 30 24 4 80
Sözcük Türleri 7 4 2 57
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 6 0 86
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 3 0 100
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 6 6 20

Tarih 16 5 4 31
Orta Çağ'da Dünya 2 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 1 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0
Tarih ve Zaman 4 3 1 75
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 1 33

Coğrafya-1 14 1 2 7
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0

Matematik 30 11 5 37

Matematik-1 30 11 5 37
Problemler 6 3 2 50
Kümeler 2 2 0 100
Üçgenler 9 1 0 11
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 3 1 10

Fizik 10 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 0 0

Kimya 10 3 1 30
Maddenin Hâlleri 3 0 0 0
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 1 0 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAVA ELBEKKUR 4742 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
106,950 214,040 13 94 94 94 874

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 7 23 1,25 4 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,19 0,46 1,78

Fen 30 6 24 0,00 0 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 26 94 2,50 2 7,96 8,61 33,48

Türkçe aAdBebcbdeACbEdbdceAebCdCbcdea

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal bcDbeaBdcEbadEbcdBcABebdadbeec

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik accebdbedEaCbDcadbebbcedDabdEb

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen adecBebDadDeacbcdebcaDCecbebcA

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 16 4 12 25
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 3 11 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 1 5 17
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 2 7 22

Fen 30 6 24 20

Fizik 10 2 8 20
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 1 9 10
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 3 7 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAZEN KADDUR 4749 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,953 214,040 14 98 98 98 879

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 6 10 3,50 22 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 24 -3,00 -10 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 10 -2,50 -25 0,19 0,46 1,78

Fen 30 5 25 -1,25 -4 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 25 92 2,00 2 7,96 8,61 33,48

Türkçe acEccEDbebACabcbaEceadaBbbABda

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal dcDDabBCeaaDcbaEbcebacdeBdaDdd

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik acceaabCcaDbeecbdaeacdAdaba   

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen adDeeBDcdebbacDbeBdabcbbadbeab

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

Türkçe 30 9 21 30
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 0 7 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 6 10 38
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 2 12 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 3 24 10

Matematik-1 30 3 24 10
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 6 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 1 5 11

Fen 30 5 25 17

Fizik 10 3 7 30
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 2 8 20
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 0 10 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RUA ELCEMAL 4738 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 6 10 3,50 22 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 9 21 3,75 13 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,19 0,46 1,78

Fen 30 5 25 -1,25 -4 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 25 95 1,25 1 7,96 8,61 33,48

Türkçe bAacebeCaCeadcBdcabeCbaeCcdeea

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal acDDbCeCDbEcedeccBaeBcbcB*cbea

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik eaceabaebdbeabAaeabbeadcbDcBEA

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen cbaDacaecbaccBbABacbaeCadacadc

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Türkçe 30 6 24 20
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 9 21 30

Tarih 16 6 10 38
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 2 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 3 11 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 2 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 6 0
Sıralama 1 1 0 100
Üçgenler 9 4 5 44

Fen 30 5 25 17

Fizik 10 1 9 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 3 7 30
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 2 0 100
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 1 9 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SARA HAVVAS 4751 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,925 214,040 15 103 103 103 884

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 26 -2,50 -8 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 6 24 0,00 0 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,19 0,46 1,78

Fen 30 7 23 1,25 4 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 24 96 0,00 0 7,96 8,61 33,48

Türkçe ecbaecdAaBeebedaedaBabcddebacE

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal abbedbaECeaDbbeebcadBEebAaebec

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik aBcDEbaeBDecabcdecdbaabccaeCbA

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen abbEeabaeBcceAccacBbaedbaCBbDa

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

Türkçe 30 4 26 13
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 0 7 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 6 24 20

Tarih 16 3 13 19
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 3 11 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23
Problemler 6 3 3 50
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 2 7 22
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sıralama 1 1 0 100

Fen 30 7 23 23

Fizik 10 2 8 20
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 7 30
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA İSMAEİL 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,513 214,040 6 56 56 56 777

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 2 14 -1,50 -9 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 9 21 3,75 13 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 5 5 3,75 38 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,19 0,46 1,78

Fen 30 9 21 3,75 13 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 31 89 8,75 7 7,96 8,61 33,48

Türkçe edaacACdCdCbAeeaDcEcaccbdacCdb

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cdaeAbebdcaDbdcbebeecdaeAddeAB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik CdbabdBbdecaBaACDaBbEeddcbabDe

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen aDebacecbeBdaAEBDeccbcEdCbaCec

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 5 25 17

Tarih 16 2 14 13
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 3 11 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 9 21 30

Matematik-1 30 9 21 30
Problemler 6 2 4 33
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 3 6 33
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 9 21 30

Fizik 10 1 9 10
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUKA ALLAVİ 4727 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,663 214,040 3 29 29 29 660

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 4 6 2,50 16 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 2 1,50 11 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 6 8 4,00 13 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,19 0,46 1,78

Fen 30 2 2 1,50 5 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 22 24 16,00 13 7,96 8,61 33,48

Türkçe b acBcDaBCACacdccE ACACaCcA Cb

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CebDDaBbca      c D  e  B     

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik                b              

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen            A       b  C   e   

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 14 13 47

Türkçe 30 14 13 47
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 0 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 4 2 57
Şiir 3 2 1 67
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0

Sosyal 30 6 8 20

Tarih 16 4 6 25
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0

Coğrafya-1 14 2 2 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 1 0 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 1 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 2 2 7

Fizik 10 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 0 0

Kimya 10 1 1 10
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 0 1 0

Biyoloji 10 1 1 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ALRİMA 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,500 214,040 10 80 80 80 850

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 18 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 4,61 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 1,93 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 -0,35 0,82 4,66

Sosyal 30 6 24 0,00 0 1,58 2,37 9,33

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 0,44 0,53 6,83

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,24 0,35 2,35

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,94 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,19 0,46 1,78

Fen 30 8 22 2,50 8 1,38 1,78 6,81

Toplam: 120 28 92 5,00 4 7,96 8,61 33,48

Türkçe aeEccEbeabbCEacedEcACcCBCeeabc

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal dacDDbBeebcabacEbaeAedabacbDea

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik acceacbdEacbbeeCeecbAaAcbeddab

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen adDeBBcaEebddebAccdceDbeBdabEc

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Türkçe 30 10 20 33
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 6 24 20

Tarih 16 4 12 25
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 2 12 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 4 26 13

Matematik-1 30 4 26 13
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 1 1 50
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 1 5 17
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 1 8 11

Fen 30 8 22 27

Fizik 10 4 6 40
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50

Kimya 10 1 9 10
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 3 7 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 1 0 100
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ÇATAL 4770 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,768 214,040 7 37 37 37 692

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 10 7,50 25 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 5 4 4,00 25 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 6 1,50 11 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 8 10 5,50 18 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,65 0,46 1,78

Fen 30 2 9 -0,25 -1 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 22 31 14,25 12 13,87 8,61 33,48

Türkçe cc BeEDeBeA  a    adCbCBC b  E

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal  a DD BC   bAae a a  cC cdaDA 

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik CD          b    a            

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen d   d  c  cA   c eAc  b      b

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 10 10 33

Türkçe 30 10 10 33
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 0 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 2 4 29
Şiir 3 1 0 33
Sözcük Türleri 7 2 2 29
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 0 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0

Sosyal 30 8 10 27

Tarih 16 5 4 31
Tarih ve Zaman 4 1 1 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 0 67
Orta Çağ'da Dünya 2 1 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 3 6 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 2 2 7

Matematik-1 30 2 2 7
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 1 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 2 9 7

Fizik 10 0 3 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 0 0

Kimya 10 2 4 20
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 0 2 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLER TIBIK 4681 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,455 214,040 4 26 26 26 648

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 12 6,00 20 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 5 3 4,25 27 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 5 1 4,75 34 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 10 4 9,00 30 4,35 2,37 9,33

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 2 0 2,00 20 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,65 0,46 1,78

Fen 30 3 2 2,50 8 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 22 18 17,50 15 13,87 8,61 33,48

Türkçe DedcaEcCc  eEE  cE dCdbB  bB  

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal C  DbaB  Ec A     D  A A   DcB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Fen cA         A       D  a       

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 12 30

Türkçe 30 9 12 30
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 3 3 43
Şiir 3 0 1 0
Sözcük Türleri 7 2 0 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 10 4 33

Tarih 16 5 3 31
Tarih ve Zaman 4 2 0 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 0 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0

Coğrafya-1 14 5 1 36
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 0 50
İklim Elemanları 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 0 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 1 0 100

Fen 30 3 2 10

Fizik 10 1 1 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 0 0

Kimya 10 2 0 20
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33

Biyoloji 10 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASRET ÇİLOĞLU 4771 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,765 214,040 14 71 71 71 823

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 12 4,00 13 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 2 6 0,50 3 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 4 0,00 0 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 3 10 0,50 2 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 2 0 2,00 20 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,65 0,46 1,78

Fen 30 2 1 1,75 6 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 13 26 6,50 5 13,87 8,61 33,48

Türkçe Be EcAd aBa bc a  d aEcCB    a

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal c b Aaed   D   a ecA      ea  

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik   Db       d               b  

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen             DA          b     

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 12 23

Türkçe 30 7 12 23
Sözcük Türleri 7 1 4 14
Fabl 1 0 0 0
Yazım ve Noktalama 7 4 3 57
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 2 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 1 0 33
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 3 10 10

Tarih 16 2 6 13
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 1 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 0 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 0 0

Coğrafya-1 14 1 4 7
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 1 3 3

Matematik-1 30 1 3 3
Problemler 6 1 1 17
Kümeler 2 0 0 0
Üçgenler 9 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 2 1 7

Fizik 10 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 0 0

Kimya 10 2 0 20
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KÖSE 4695 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,753 214,040 13 60 60 60 791

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 12 4,00 13 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 4 3 3,25 20 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 3 0,25 2 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 5 6 3,50 12 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,65 0,46 1,78

Fen 30 3 6 1,50 5 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 16 27 9,25 8 13,87 8,61 33,48

Türkçe dAEdeeCcCdb b  E e  aEcaB     

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal Da b  e    DD B   cA d a      

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik bB  b          e              

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen B e ac  ed bDA                

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 12 23

Türkçe 30 7 12 23
Sözcük Türleri 7 2 2 29
Fabl 1 1 0 100
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 1 0 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 1 0 33
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 5 6 17

Tarih 16 4 3 25
Orta Çağ'da Dünya 2 1 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 1 0
Tarih ve Zaman 4 1 0 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 0 67

Coğrafya-1 14 1 3 7
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0

Matematik 30 1 3 3

Matematik-1 30 1 3 3
Problemler 6 1 2 17
Kümeler 2 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 3 6 10

Fizik 10 1 5 10
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20
Maddenin Hâlleri 3 1 1 33
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE MELİKE TOPAL 4655 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
109,598 214,040 16 91 91 91 866

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 20 2,00 7 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 2 14 -1,50 -9 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 1 7 -0,75 -8 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 0,65 0,46 1,78

Fen 30 6 19 1,25 4 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 20 69 2,75 2 13,87 8,61 33,48

Türkçe DcaccEbecC  d BAccbebAedbbcBdc

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal deaDeCeaaddabbbbaaDcacbAcAbebd

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik ebd eE    cC                  

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen beacaBbDbabAa be ebceaedB DD  

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 20 23

Türkçe 30 7 20 23
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 3 3 43
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 5 25 17

Tarih 16 2 14 13
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 3 11 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 1 0 100
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 6 19 20

Fizik 10 2 8 20
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 1 7 10
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 3 4 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA PEŞKET 4728 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,955 214,040 15 75 75 75 835

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 22 1,50 5 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 4 9 1,75 11 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 4 2,00 14 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 7 13 3,75 13 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,65 0,46 1,78

Fen 30 3 7 1,25 4 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 18 48 6,00 5 13,87 8,61 33,48

Türkçe cbEcaEbecaA bddAddedCcaBacbcaE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal d bbe BeDaa AEeaEdDA d bc     

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik b   d     e    b      Ae b    

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen db  c     cA  ac   D  a   D   

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 22 23

Türkçe 30 7 22 23
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 7 13 23

Tarih 16 4 9 25
Tarih ve Zaman 4 0 3 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 1 33
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 0 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 3 4 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 1 6 3

Matematik-1 30 1 6 3
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 1 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 1 2 11

Fen 30 3 7 10

Fizik 10 0 3 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 1 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 0 0

Kimya 10 2 3 20
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33

Biyoloji 10 1 1 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER NUR BALCI 4773 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,625 214,040 5 33 33 33 678

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 4 5 2,75 17 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 4 2,00 14 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 7 9 4,75 16 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 0,65 0,46 1,78

Fen 30 5 8 3,00 10 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 23 32 15,00 13 13,87 8,61 33,48

Türkçe   dEeACdCB abdaEaeE ccDCc   bd

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal e d b eaC  D  BCc   cE D  b Ac

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik  d     A              C       

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen     ac b a   A   A cDba Ce   D

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

Türkçe 30 9 14 30
Sözcük Türleri 7 1 2 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 4 3 57
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 7 9 23

Tarih 16 4 5 25
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 2 0 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 0 33

Coğrafya-1 14 3 4 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 0 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 2 0 100
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0

Matematik 30 2 1 7

Matematik-1 30 2 1 7
Problemler 6 0 1 0
Kümeler 2 0 0 0
Üçgenler 9 1 0 11
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 5 8 17

Fizik 10 0 4 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 1 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20
Maddenin Hâlleri 3 0 0 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 1 0 50
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
LEMAN BAYANMELEK 4668 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,585 214,040 6 34 34 34 679

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 15 4,25 14 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 4 8 2,00 13 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 7 2,25 16 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 8 15 4,25 14 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 4 2 3,50 35 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 0,65 0,46 1,78

Fen 30 7 14 3,50 12 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 26 45 14,75 12 13,87 8,61 33,48

Türkçe de EbdCdCBe bB bDcdadEcC a   d

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal Dca b bab  DDaBbdecAeEcD  baA 

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik C    A          D e           

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen Bcedace caBcDA  D  cDb  Ce b e

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40
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80

TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 15 27

Türkçe 30 8 15 27
Sözcük Türleri 7 0 6 0
Fabl 1 0 0 0
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 0 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 8 15 27

Tarih 16 4 8 25
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 1 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67

Coğrafya-1 14 4 7 29
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 2 0 100
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 3 1 10

Matematik-1 30 3 1 10
Problemler 6 1 0 17
Kümeler 2 1 0 50
Üçgenler 9 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 7 14 23

Fizik 10 1 8 10
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 1 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 2 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MAİDE KIVRAK 4679 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,045 214,040 1 2 2 2 408

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 3 1 2,75 17 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 0 2,00 14 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 5 1 4,75 16 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 5 2 4,50 45 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 5 3 4,25 43 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,65 0,46 1,78

Fen 30 11 6 9,50 32 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 40 17 35,75 30 13,87 8,61 33,48

Türkçe  AE  AddCBCDABCEDdEBdcc BCACEc

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal D   A      D   b       D  A   

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik                CDBeCaCb       

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen B c  dADDBB DAddcA D    C    c

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40
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80

TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 19 7 63

Türkçe 30 19 7 63
Sözcük Türleri 7 5 1 71
Fabl 1 1 0 100
Yazım ve Noktalama 7 1 3 14
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 3 0 100
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 5 1 17

Tarih 16 3 1 19
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 0 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0
Tarih ve Zaman 4 1 0 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 0 0

Coğrafya-1 14 2 0 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 0 50

Matematik 30 5 3 17

Matematik-1 30 5 3 17
Problemler 6 0 0 0
Kümeler 2 1 0 50
Üçgenler 9 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 11 6 37

Fizik 10 5 2 50
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 2 0 100
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50
Maddenin Hâlleri 3 2 0 67
Kimya Bilimi 2 2 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ONUR 4756 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,335 214,040 3 9 9 9 520

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 6 4 5,00 31 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 6 2 5,50 39 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 12 6 10,50 35 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 3 2 2,50 25 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 5 2 4,50 45 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,65 0,46 1,78

Fen 30 9 6 7,50 25 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 32 26 25,50 21 13,87 8,61 33,48

Türkçe   cdebdACBCbbB EDdac EaeBC  E 

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal D E A  cCa DaaB  aDAe  D B CA 

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik   b                  e        

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen  Dc  E  DaBeDA aD  D    d   eD

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37
Sözcük Türleri 7 4 0 57
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 5 14
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 1 1 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 12 6 40

Tarih 16 6 4 38
Orta Çağ'da Dünya 2 1 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 0 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 0 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 1 0
Tarih ve Zaman 4 2 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 6 2 43
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 0 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 1 0 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 0 50

Matematik 30 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0
Problemler 6 0 1 0
Kümeler 2 0 1 0
Üçgenler 9 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 9 6 30

Fizik 10 3 2 30
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67
Kimya Bilimi 2 2 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ŞAHİN 4772 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,643 214,040 9 43 43 43 727

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 1 0 1,00 6 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 2 1,50 11 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 3 2 2,50 8 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,65 0,46 1,78

Fen 30 2 2 1,50 5 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 17 18 12,50 10 13,87 8,61 33,48

Türkçe D EBBEbC    Ea   d dCdaB  Ac E

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal    D              D      d De 

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik   a e    ce  c        Ae b    

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen        a       c   D      D   

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 7 37

Türkçe 30 11 7 37
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 1 0
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Yazım ve Noktalama 7 3 3 43
Şiir 3 0 0 0
Sözcük Türleri 7 2 1 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 0 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 3 2 10

Tarih 16 1 0 6
Tarih ve Zaman 4 1 0 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 0 0
Orta Çağ'da Dünya 2 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0

Coğrafya-1 14 2 2 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 1 7 3

Matematik-1 30 1 7 3
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 1 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 1 2 11

Fen 30 2 2 7

Fizik 10 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 0 0

Kimya 10 1 1 10
Kimya Bilimi 2 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33

Biyoloji 10 1 0 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN UÇAK 4694 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,703 214,040 2 6 6 6 494

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 5 13,75 46 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 5 3 4,25 27 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 6 1 5,75 41 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 11 4 10,00 33 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 0,65 0,46 1,78

Fen 30 5 10 2,50 8 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 32 20 27,00 23 13,87 8,61 33,48

Türkçe DeEB ED B AC c  EE cCAaB DA e 

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CecD  B D b   D E   BACd   DA 

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik Cb                            

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen d  c c cE  A  a  deD Ded  D  b

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 15 5 50

Türkçe 30 15 5 50
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Yazım ve Noktalama 7 3 1 43
Şiir 3 2 1 67
Sözcük Türleri 7 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0

Sosyal 30 11 4 37

Tarih 16 5 3 31
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 0 33
Orta Çağ'da Dünya 2 1 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 0 50

Coğrafya-1 14 6 1 43
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 1 0 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 2 0 100
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 5 10 17

Fizik 10 1 4 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 0 50

Kimya 10 2 3 20
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 2 3 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 2 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILAKKARATAŞ 4757 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,780 214,040 11 47 47 47 748

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 18 1,50 5 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 2 7 0,25 2 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 2 1,50 11 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 4 9 1,75 6 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 0,65 0,46 1,78

Fen 30 8 14 4,50 15 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 22 46 10,50 9 13,87 8,61 33,48

Türkçe DbcedaadB c bccddaDAadaBCc    

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal d    CB aa  caedEB   b b      

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik   aB c a E C bA c             

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen E bcB   bd A  acdB cDDdaceDedA

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 18 20

Türkçe 30 6 18 20
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 1 1 33
Sözcük Türleri 7 1 4 14
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0

Sosyal 30 4 9 13

Tarih 16 2 7 13
Tarih ve Zaman 4 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 0 67
Orta Çağ'da Dünya 2 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 2 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 2 2 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 1 0 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 4 5 13

Matematik-1 30 4 5 13
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 2 0
Sıralama 1 1 0 100
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 8 14 27

Fizik 10 2 4 20
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 0 1 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 2 4 20
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 1 33

Biyoloji 10 4 6 40
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA KARA 4759 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,263 214,040 8 42 42 42 724

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 5 3,75 13 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 6 7 4,25 27 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 1 2,75 20 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 9 8 7,00 23 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 3 0 3,00 30 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,65 0,46 1,78

Fen 30 4 4 3,00 10 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 18 20 13,00 11 13,87 8,61 33,48

Türkçe    E dC CB  bB   ea   c       

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal bc  AaeECeDDDaa   D    D    Ac

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik b   d     e                   

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen a   aEec    DA  D             

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 5 5 17

Türkçe 30 5 5 17
Sözcük Türleri 7 0 0 0
Fabl 1 0 0 0
Yazım ve Noktalama 7 1 2 14
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 0 0
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 9 8 30

Tarih 16 6 7 38
Orta Çağ'da Dünya 2 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 1 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 3 1 75
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 3 1 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 1 0 50
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 0 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0

Matematik 30 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0
Problemler 6 0 2 0
Kümeler 2 0 0 0
Üçgenler 9 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 4 4 13

Fizik 10 1 4 10
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 0 0

Kimya 10 3 0 30
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TARLASÜREN 4714 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,425 214,040 10 45 45 45 731

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 4 10 1,50 9 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 9 -1,25 -9 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 5 19 0,25 1 4,35 2,37 9,33

Fizik 10 4 4 3,00 30 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 5 5 3,75 38 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 0,65 0,46 1,78

Fen 30 13 15 9,25 31 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 26 56 12,00 10 13,87 8,61 33,48

Türkçe eAabcddAaBabABbEDcaecEbeddedac

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cbaacEbEeeDDe e d Ded c be ebe

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Fen BDD add aBBADAaeDccacDEbaedeDD

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 5 19 17

Tarih 16 4 10 25
Orta Çağ'da Dünya 2 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 2 0

Coğrafya-1 14 1 9 7
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0

Fen 30 13 15 43

Fizik 10 4 4 40
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 1 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100

Kimya 10 5 5 50
Maddenin Hâlleri 3 3 0 100
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YURDAGÜL YERLİ 4663 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
108,500 214,040 17 92 92 92 868

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 23 0,25 1 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 1 12 -2,00 -13 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 6 21 0,75 3 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,65 0,46 1,78

Fen 30 5 25 -1,25 -4 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 25 91 2,25 2 13,87 8,61 33,48

Türkçe eAaEDcdcdcbceceEcdbeecba ecCEc

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal aac eccaaa ebd CcDeAaEaceeAedB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik deaDbbaAeDcEcaAeacdbEdedaDedeA

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen eDeaebcDDcddccaBacabDedcabaabc

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 23 20

Türkçe 30 6 23 20
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 6 21 20

Tarih 16 1 12 6
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 2 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 0 3 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 2 0

Coğrafya-1 14 5 9 36
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Matematik 30 8 22 27

Matematik-1 30 8 22 27
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 4 5 44
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 1 0 100

Fen 30 5 25 17

Fizik 10 3 7 30
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÇİDEM 4768 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,118 214,040 12 48 48 48 751

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 17 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 5,68 3,97 11,30

Tarih 16 8 4 7,00 44 2,41 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 10 -0,50 -4 1,94 0,82 4,66

Sosyal 30 10 14 6,50 22 4,35 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 1,00 0,53 6,83

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,57 0,35 2,35

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 1,74 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 0,65 0,46 1,78

Fen 30 3 15 -0,75 -3 2,96 1,78 6,81

Toplam: 120 23 47 11,25 9 13,87 8,61 33,48

Türkçe D a aEcCB   bc bcd ACceBecbBdE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CebD CB D bDA DcdaD ebbAc ecde

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik ac          b      b  A       

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen E cc Bac baA  cc c c  a   bbde

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

Türkçe 30 9 14 30
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 1 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 3 3 43
Şiir 3 1 2 33
Sözcük Türleri 7 1 4 14
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 10 14 33

Tarih 16 8 4 50
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 0 67
Orta Çağ'da Dünya 2 1 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 0 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 2 10 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 1 4 3

Matematik-1 30 1 4 3
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 1 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 1 0 11

Fen 30 3 15 10

Fizik 10 2 5 20
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 0 1 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 1 0

Kimya 10 1 5 10
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 0 2 0

Biyoloji 10 0 5 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,320 214,040 4 63 63 63 799

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 9 20 4,00 13 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 3 6 1,50 15 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,14 0,46 1,78

Fen 30 7 22 1,50 5 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 30 88 8,00 7 3,11 8,61 33,48

Türkçe acbbeeCdaeCbbddacdEdcdDecbAdEc

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal ccdbcEacbBecbCcbdeDbecaeAccCAB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik dBaDbdecaDcacEbCbadCcadbEeCC b

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen cDccbcbeeaBAcccdbdB cbdACadbcD

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Türkçe 30 6 24 20
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 3 13 19
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 5 9 36
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Matematik 30 9 20 30

Matematik-1 30 9 20 30
Problemler 6 2 3 33
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 2 7 22
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 7 22 23

Fizik 10 1 9 10
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67
Kimya Bilimi 2 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 7 30
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 23 0,25 1 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 7 9 4,75 30 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 9 21 3,75 13 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 24 -3,00 -10 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,14 0,46 1,78

Fen 30 4 26 -2,50 -8 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 22 94 -1,50 -1 3,11 8,61 33,48

Türkçe ebdacAC eaCeedCcDcdcdacacebCbb

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal bdaadEcECdeDDCdCdebcccdecBdaeB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik d cab B ebbdadcdbcdbdbddbbCCcd

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen dbeabdcbeaBdbAddbdaebDdddbeaDc

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 23 20

Türkçe 30 6 23 20
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 9 21 30

Tarih 16 7 9 44
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67

Coğrafya-1 14 2 12 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 2 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 3 24 10

Matematik-1 30 3 24 10
Problemler 6 0 5 0
Kümeler 2 0 1 0
Üçgenler 9 1 7 11
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 4 26 13

Fizik 10 0 10 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,420 214,040 6 83 83 83 856

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 6 8 4,00 29 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 10 20 5,00 17 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 6 23 0,25 1 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 0,14 0,46 1,78

Fen 30 4 25 -2,25 -8 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 27 91 4,25 4 3,11 8,61 33,48

Türkçe acbbcbCcdeCcAadaDAEacaadcebdaE

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal eccDdbedbaDcbaBCdbDbecBeAccCAB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik CBecEeaeBabc dcbDBdaabdaacbdbe

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen cbacebdbcaebcAcebcBcaebcebaC D

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Türkçe 30 7 23 23
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 0 7 0
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 10 20 33

Tarih 16 4 12 25
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 6 8 43
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Matematik 30 6 23 20

Matematik-1 30 6 23 20
Problemler 6 3 3 50
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 1 7 11
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 4 25 13

Fizik 10 0 10 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 7 20
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
*  * R YA    *M 0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 0 14 -3,50 -25 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 3 27 -3,75 -13 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 0,14 0,46 1,78

Fen 30 9 21 3,75 13 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 22 98 -2,50 -2 3,11 8,61 33,48

Türkçe acEEeAddbcebededbcEdacbeaadecE

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal eEcbbcebdeebadBCdaebeaceedceda

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik dBcecdBdebDbdEbdbaebdadadadCec

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen ecacbEAcaedbDAcabcdbDbcACeBCeb

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

Türkçe 30 5 25 17
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 1 0 100
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 3 27 10

Tarih 16 3 13 19
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 0 14 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 3 6 33
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 9 21 30

Fizik 10 2 8 20
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 2 1 67
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
* Aİ*V**       İ 0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
106,670 214,040 9 95 95 95 875

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 25 -2,25 -8 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 5 11 2,25 14 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 13 -2,25 -16 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 6 24 0,00 0 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 22 1,50 5 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 0,14 0,46 1,78

Fen 30 8 22 2,50 8 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 25 93 1,75 1 3,11 8,61 33,48

Türkçe eAcd bcCeCcaddacbaecdbeBdaeded

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal daDDbCBaedbacacEceabcdbAebcade

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik aDBcacdbdabCdc babcaecABDecBab

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen abcDedcbabcdEdcbaBcDeDCbabcDEd

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 4 25 13

Türkçe 30 4 25 13
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 1 5 14
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 6 24 20

Tarih 16 5 11 31
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 1 13 7
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 7 22 23

Matematik-1 30 7 22 23
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 6 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 4 5 44

Fen 30 8 22 27

Fizik 10 1 9 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 3 7 30
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67

Biyoloji 10 4 6 40
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYA ALHASAN 0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 10 -2,50 -25 0,14 0,46 1,78

Fen 30 3 27 -3,75 -13 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 16 104 -10,00 -8 3,11 8,61 33,48

Türkçe acbeccbCedAbEceAcdbddbadaecBad

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal aeDDbeddbcbceaDabdcAecaeBcabed

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik dbacCdbebcbaeebCcabbdabecbEeab

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen bdDbeceadbebcabdBBcebabdaeecab

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

Türkçe 30 5 25 17
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 5 25 17

Tarih 16 3 13 19
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 2 12 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 3 27 10

Matematik-1 30 3 27 10
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 1 5 17
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 1 8 11

Fen 30 3 27 10

Fizik 10 1 9 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 2 8 20
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 0 10 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYE ALALEVI 4811 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,503 214,040 1 7 7 7 495

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 0 0 0,00 0 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 0 1,00 7 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 1 0 1,00 3 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 2 6 0,50 5 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 3 0 3,00 30 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,14 0,46 1,78

Fen 30 6 6 4,50 15 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 30 15 26,25 22 3,11 8,61 33,48

Türkçe dAEEeACACBCDAcCEDAEBBcaaBbACEc

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal                           A   

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik a                     C       

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen  ec CdAcbc  DA     D    C     

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73
Sözcük Türleri 7 4 3 57
Fabl 1 1 0 100
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 3 0 100
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 1 0 3

Tarih 16 0 0 0
Orta Çağ'da Dünya 2 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0
Tarih ve Zaman 4 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 0 0

Coğrafya-1 14 1 0 7
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 0 50

Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3
Problemler 6 0 1 0
Kümeler 2 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 6 6 20

Fizik 10 2 6 20
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 0 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 3 0 30
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33
Kimya Bilimi 2 2 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
C   Ü * E İ 0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 23 0,25 1 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 0 16 -4,00 -25 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 3 27 -3,75 -13 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 9 21 3,75 13 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,14 0,46 1,78

Fen 30 4 26 -2,50 -8 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 22 97 -2,25 -2 3,11 8,61 33,48

Türkçe addacEb ddeCdaBecdbcebC*CacBad

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal bcbabdeabcdedcbacBDbebacccbacB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik abacbbCbcabCbcbdBDcdAedBcDEdEc

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen abcDedccbabcbcbAcBbacbbbdaecEb

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 23 20

Türkçe 30 6 23 20
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 1 5 14
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 3 27 10

Tarih 16 0 16 0
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 3 11 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100

Matematik 30 9 21 30

Matematik-1 30 9 21 30
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 2 0 100
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 2 4 33
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 4 5 44

Fen 30 4 26 13

Fizik 10 1 9 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 2 8 20
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 1 9 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMAALZAHRAASALEH 4792 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,613 214,040 2 55 55 55 776

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 5 5 3,75 38 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,14 0,46 1,78

Fen 30 10 20 5,00 17 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 32 88 10,00 8 3,11 8,61 33,48

Türkçe cdbBBEDbadbCdbeedacACbbBCabcea

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal eBbDDadecacbdacEcaebdAdAccecAB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik bDcedabdccDabeedcaDbAedcaDacdd

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen EADacBeDaaacacbAedAccDCacbaeEd

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

Türkçe 30 9 21 30
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 4 3 57
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 4 12 25
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 4 10 29
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 1 0 100

Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 1 1 50
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 1 5 17
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 1 8 11

Fen 30 10 20 33

Fizik 10 5 5 50
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 2 0 100
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 2 8 20
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 3 7 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
H***F 4799 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
109,683 214,040 8 90 90 90 865

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 16 3,00 10 1,88 3,97 11,30

Matematik-1 30 2 13 -1,25 -4 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 2 5 0,75 8 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 2 4 1,00 10 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,14 0,46 1,78

Fen 30 5 14 1,50 5 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 14 43 3,25 3 3,11 8,61 33,48

Türkçe DdbBBccdcdbabbBA   eCca b   aE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Matematik aeac E bc   a  a  ac cAee     

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen abDe   cEd   Bcbe eDaa    cbEc

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 16 23

Türkçe 30 7 16 23
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 0 50
Yazım ve Noktalama 7 1 4 14
Şiir 3 0 2 0
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 0 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 0 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0

Matematik 30 2 13 7

Matematik-1 30 2 13 7
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 1 0 100
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 3 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 1 3 11

Fen 30 5 14 17

Fizik 10 2 5 20
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50

Kimya 10 2 4 20
Kimya Bilimi 2 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 1 33

Biyoloji 10 1 5 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURMUSTAFAELALAVİ 4863 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
106,150 214,040 10 97 97 97 878

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 6 24 0,00 0 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 9 21 3,75 13 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 0 10 -2,50 -25 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,14 0,46 1,78

Fen 30 3 27 -3,75 -13 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 25 95 1,25 1 3,11 8,61 33,48

Türkçe becBcaDbebcCbEebdcDAaceBdaecda

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal dceaDbeCcEabdEcaacDbacebdbeDbd

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik aDBeacbdbEaCebdbcaDbeBcabDEcaA

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen cbcaecbDbdadbdaeadebaebCaCebcb

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Türkçe 30 7 23 23
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 6 24 20

Tarih 16 4 12 25
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 2 12 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 9 21 30

Matematik-1 30 9 21 30
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 1 5 17
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 4 5 44

Fen 30 3 27 10

Fizik 10 1 9 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 0 10 0
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 2 8 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 2 1 67
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
Ş 0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,025 214,040 5 78 78 78 844

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 5 11 2,25 14 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,14 0,46 1,78

Fen 30 5 25 -1,25 -4 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 28 92 5,00 4 3,11 8,61 33,48

Türkçe eAccDAbcedaDdeaEeddaBcaeBeAebd

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal eacbdEcEbeDDbaBeADabedecedAbec

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik eabeEdabaDacBceabdaCdeaEcbeCDe

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen eDeEadbecdadbAbabdeeDadcdCaaec

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 2 1 67
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 5 11 31
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 3 11 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23
Problemler 6 2 4 33
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 2 7 22
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 5 25 17

Fizik 10 2 8 20
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SARA SHAMİ 4802 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 1 15 -2,75 -17 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 6 8 4,00 29 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 7 23 1,25 4 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,14 0,46 1,78

Fen 30 6 24 0,00 0 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 24 96 0,00 0 3,11 8,61 33,48

Türkçe BAacbeddaeeaccbbDAcBaacbBbeecb

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal ccabbdecaBeacbcddaabeEBaABeCbB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik aceebccAdbccddAabcddbCecabbdDA

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BbacCbeeaBBdDcbeaddbacbbdecacD

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Türkçe 30 6 24 20
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 0 7 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 16 1 15 6
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 6 8 43
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 2 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 1 1 50
Üçgenler 9 2 7 22
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 1 0 100

Fen 30 6 24 20

Fizik 10 3 7 30
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELEME LHEMMEDİ 4081 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 24 -1,00 -3 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,14 0,46 1,78

Fen 30 2 28 -5,00 -17 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 20 99 -4,75 -4 3,11 8,61 33,48

Türkçe ebbacACddeCebcaEcAcdcEcbdeACbd

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal bcEbcdcEbdceabdC*DceabdceabecB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik ad cadcdBDedBcedbcaeadbEabC*cd

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen dbeabdcbeaceabcaebcDbabceCaeba

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 5 25 17

Tarih 16 3 13 19
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 2 12 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 5 24 17

Matematik-1 30 5 24 17
Problemler 6 0 5 0
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 3 6 33
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 2 28 7

Fizik 10 0 10 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMACİBELİ 4813 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,125 214,040 7 88 88 88 863

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 28 -5,00 -17 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 9 21 3,75 13 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 10 20 5,00 17 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 4 6 2,50 25 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 0 10 -2,50 -25 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,14 0,46 1,78

Fen 30 5 25 -1,25 -4 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 26 94 2,50 2 3,11 8,61 33,48

Türkçe dbdcaebdbaecbeadbbadcEcbBdeabc

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cbaecbDabcDbadBCeDcAedBcdaeCeB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik dBacceBdabDbBEAdbdcCEaCaEbadac

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen eacEadAcDBdeabdabecbDaccdbeaca

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 2 28 7

Türkçe 30 2 28 7
Sözcük Türleri 7 0 7 0
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 9 21 30

Tarih 16 4 12 25
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 5 9 36
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 2 0 100
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Matematik 30 10 20 33

Matematik-1 30 10 20 33
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 5 4 56
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 5 25 17

Fizik 10 4 6 40
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 1 0 100

Kimya 10 0 10 0
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPELFEREC 4795 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,815 214,040 3 59 59 59 788

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 16 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 16 5,00 17 1,88 3,97 11,30

Tarih 16 1 6 -0,50 -3 0,33 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 0 0 0,00 0 0,45 0,82 4,66

Sosyal 30 1 6 -0,50 -2 0,78 2,37 9,33

Matematik-1 30 8 21 2,75 9 0,64 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 -0,23 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,05 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,14 0,46 1,78

Fen 30 7 23 1,25 4 -0,14 1,78 6,81

Toplam: 120 25 66 8,50 7 3,11 8,61 33,48

Türkçe aedBeEcacaAbcEeAdcDACA    ce b

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal baDceed                       

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik bcdcad baceCdabCBDaEeadBeDcacA

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen EbcadBDabeDebccAacecbebdcaabEA

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 16 30

Türkçe 30 9 16 30
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 1 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Şiir 3 0 1 0
Sözcük Türleri 7 2 4 29
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 0 0 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 1 6 3

Tarih 16 1 6 6
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0
Orta Çağ'da Dünya 2 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0

Coğrafya-1 14 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 8 21 27

Matematik-1 30 8 21 27
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 4 2 67
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 3 6 33

Fen 30 7 23 23

Fizik 10 3 7 30
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 2 8 20
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 2 8 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR CAFOĞLU 4684 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,323 214,040 1 8 8 8 504

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 8 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 5,75 3,97 11,30

Tarih 16 3 3 2,25 14 1,94 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 6 3 5,25 38 2,34 0,82 4,66

Sosyal 30 9 6 7,50 25 4,28 2,37 9,33

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 -0,18 0,53 6,83

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,03 0,35 2,35

Kimya 10 4 0 4,00 40 1,62 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 0,66 0,46 1,78

Fen 30 9 5 7,75 26 3,31 1,78 6,81

Toplam: 120 32 23 26,25 22 13,19 8,61 33,48

Türkçe b E BcDeeCA  a  a  cCACBC A bE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal C cDa a     A    cD  ACAB aeA 

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik aD a  e     C         c       

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen EAabe  c C A  DA   D D    D  e

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 12 8 40

Türkçe 30 12 8 40
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 0 50
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Hikâye Türleri 2 1 0 50
Yazım ve Noktalama 7 2 3 29
Şiir 3 0 2 0
Sözcük Türleri 7 3 1 43
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0

Sosyal 30 9 6 30

Tarih 16 3 3 19
Tarih ve Zaman 4 2 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 2 0
Orta Çağ'da Dünya 2 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 0 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0

Coğrafya-1 14 6 3 43
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 0 50
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 1 0 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 2 0 100
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 2 4 7

Matematik-1 30 2 4 7
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Problemler 6 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 1 0

Fen 30 9 5 30

Fizik 10 3 4 30
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 0 50

Kimya 10 4 0 40
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 1 0 50
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33

Biyoloji 10 2 1 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ÇOBAN 4775 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,170 214,040 3 15 15 15 583

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 8 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 5,75 3,97 11,30

Tarih 16 3 0 3,00 19 1,94 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 8 2,00 14 2,34 0,82 4,66

Sosyal 30 7 8 5,00 17 4,28 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 -0,18 0,53 6,83

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,03 0,35 2,35

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,62 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,66 0,46 1,78

Fen 30 6 11 3,25 11 3,31 1,78 6,81

Toplam: 120 28 31 20,25 17 13,19 8,61 33,48

Türkçe DAE BEbae A Ea   EDddACB a    

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal C  DD           caDAacaea bDA 

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik CD d Ee ad  b                 

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen bAa cBbcdCaA acc   D      D  d

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 12 7 40

Türkçe 30 12 7 40
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 0 0 0
Yazım ve Noktalama 7 4 3 57
Şiir 3 0 2 0
Sözcük Türleri 7 1 1 14
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 0 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0

Sosyal 30 7 8 23

Tarih 16 3 0 19
Tarih ve Zaman 4 2 0 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 0 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0

Coğrafya-1 14 4 8 29
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 1 0 100
Kümeler 2 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 6 11 20

Fizik 10 3 6 30
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50

Kimya 10 2 4 20
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33

Biyoloji 10 1 1 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÖNAL 4778 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,710 214,040 8 100 100 100 881

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 8 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 17 3,75 13 5,75 3,97 11,30

Tarih 16 3 9 0,75 5 1,94 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 7 1,25 9 2,34 0,82 4,66

Sosyal 30 6 16 2,00 7 4,28 2,37 9,33

Matematik-1 30 2 17 -2,25 -8 -0,18 0,53 6,83

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 1,03 0,35 2,35

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,62 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 0,66 0,46 1,78

Fen 30 3 19 -1,75 -6 3,31 1,78 6,81

Toplam: 120 19 69 1,75 1 13,19 8,61 33,48

Türkçe Dca acbadeA acc accACAbBb bB E

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal ba DeCB   abebbdcaD aceA d D a

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik accdC  daa  bcb dc  ed  ecE  d

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen bAaedde caaA  c ecbD ced  ae d

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 17 27

Türkçe 30 8 17 27
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 0 1 0
Sözcük Türleri 7 1 5 14
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 6 16 20

Tarih 16 3 9 19
Tarih ve Zaman 4 1 2 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67
Orta Çağ'da Dünya 2 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 3 7 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 0 50
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 2 17 7

Matematik-1 30 2 17 7
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 3 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 1 4 11

Fen 30 3 19 10

Fizik 10 1 8 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 2 5 20
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 0 6 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 2 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ÇAKAR 4697 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,025 214,040 6 78 78 78 844

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 8 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 5,75 3,97 11,30

Tarih 16 2 14 -1,50 -9 1,94 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 2,34 0,82 4,66

Sosyal 30 6 24 0,00 0 4,28 2,37 9,33

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,03 0,35 2,35

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 1,62 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,66 0,46 1,78

Fen 30 8 22 2,50 8 3,31 1,78 6,81

Toplam: 120 22 68 5,00 4 13,19 8,61 33,48

Türkçe dAEcadCbCdaebBdEccacaEbdcacbcE

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cadbbcDaddcDabceAbecebcDbaeCAd

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Fen acDEbEAabacebAcabbdcaDEbadadDc

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Fabl 1 1 0 100
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 6 24 20

Tarih 16 2 14 13
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 4 10 29
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Fen 30 8 22 27

Fizik 10 4 6 40
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MÜBİNE TATAR 4774 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,955 214,040 4 28 28 28 653

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 8 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 5,75 3,97 11,30

Tarih 16 7 9 4,75 30 1,94 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 6 5 4,75 34 2,34 0,82 4,66

Sosyal 30 13 14 9,50 32 4,28 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 9 -2,25 -8 -0,18 0,53 6,83

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,03 0,35 2,35

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,62 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 7 -1,75 -18 0,66 0,46 1,78

Fen 30 6 15 2,25 8 3,31 1,78 6,81

Toplam: 120 31 54 17,50 15 13,19 8,61 33,48

Türkçe DbdacEbddCA dcc aEadCACBebABbE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CBbDDCebebbcAcDbd DAeAaA  DcAd

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik bccabaaad                     

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen EbDceBec  eA e   BeD eae  aeae

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 12 16 40

Türkçe 30 12 16 40
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 2 4 29
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 13 14 43

Tarih 16 7 9 44
Tarih ve Zaman 4 3 1 75
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 6 5 43
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 1 0 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 0 9 0

Matematik-1 30 0 9 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 6 15 20

Fizik 10 3 5 30
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 0 0

Kimya 10 3 3 30
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67

Biyoloji 10 0 7 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 2 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZİFE TOPAL 4777 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,590 214,040 2 14 14 14 565

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 8 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 5,75 3,97 11,30

Tarih 16 5 8 3,00 19 1,94 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 4 3,00 21 2,34 0,82 4,66

Sosyal 30 9 12 6,00 20 4,28 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,18 0,53 6,83

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,03 0,35 2,35

Kimya 10 3 0 3,00 30 1,62 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 0,66 0,46 1,78

Fen 30 9 5 7,75 26 3,31 1,78 6,81

Toplam: 120 29 30 21,50 18 13,19 8,61 33,48

Türkçe dAbEDbCAaB bd  ED b BEbdB    c

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal Dc bAca CecDDb b  DAec D ec A 

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik a a                  b        

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen a aECEeaD   DA  D   D    b   D

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 10 37

Türkçe 30 11 10 37
Sözcük Türleri 7 2 2 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 4 3 57
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 1 1 33
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 9 12 30

Tarih 16 5 8 31
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 1 0
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 1 33

Coğrafya-1 14 4 4 29
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0

Matematik 30 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0
Problemler 6 0 2 0
Kümeler 2 0 1 0
Üçgenler 9 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 9 5 30

Fizik 10 4 4 40
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 2 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 0 0 0

Kimya 10 3 0 30
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE DEMİR 4550 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,443 214,040 7 85 85 85 860

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 8 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 5,75 3,97 11,30

Tarih 16 4 11 1,25 8 1,94 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 2,34 0,82 4,66

Sosyal 30 6 23 0,25 1 4,28 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 21 1,75 6 -0,18 0,53 6,83

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 1,03 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 1,62 0,96 2,68

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 0,66 0,46 1,78

Fen 30 7 23 1,25 4 3,31 1,78 6,81

Toplam: 120 26 91 3,25 3 13,19 8,61 33,48

Türkçe abdEbACbeddebcbEbddecEcdBdbbdd

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cbaecbeddeDDe BCdDedBcdbcebeec

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik dBbeaedeebeacbACbBedaeC  DCaed

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen dceabdbbeeabbAadDbBaDDccddeCDb

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Türkçe 30 6 24 20
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 6 23 20

Tarih 16 4 11 25
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 1 33

Coğrafya-1 14 2 12 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 7 21 23

Matematik-1 30 7 21 23
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 1 8 11
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 7 23 23

Fizik 10 0 10 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE SÜNDÜZ KAHYA 4779 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,650 214,040 5 54 54 54 775

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 8 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 8 3,00 10 5,75 3,97 11,30

Tarih 16 3 4 2,00 13 1,94 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 4 2,00 14 2,34 0,82 4,66

Sosyal 30 6 8 4,00 13 4,28 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 -0,18 0,53 6,83

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,03 0,35 2,35

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,62 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,66 0,46 1,78

Fen 30 6 10 3,50 12 3,31 1,78 6,81

Toplam: 120 18 32 10,00 8 13,19 8,61 33,48

Türkçe B  c cC bB  A   c d B a  d   d

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal Db  e    c D  Bd  cA  cD cb A 

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik d   c         A b       b   cd

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen d  a dA aBa DA dcA aD   e   c 

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 5 8 17

Türkçe 30 5 8 17
Sözcük Türleri 7 1 2 14
Fabl 1 0 0 0
Yazım ve Noktalama 7 1 3 14
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 2 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 0 0
Hikâye Türleri 2 1 0 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 6 8 20

Tarih 16 3 4 19
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0
Tarih ve Zaman 4 1 1 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 0 33

Coğrafya-1 14 3 4 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 0 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0

Matematik 30 1 6 3

Matematik-1 30 1 6 3
Problemler 6 0 3 0
Kümeler 2 0 0 0
Üçgenler 9 1 0 11
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 6 10 20

Fizik 10 2 4 20
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30
Maddenin Hâlleri 3 1 1 33
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 0,70 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 0,05 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 13 -2,25 -16 -0,55 0,82 4,66

Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 -0,50 2,37 9,33

Matematik-1 30 4 18 -0,50 -2 0,36 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 -0,30 0,35 2,35

Kimya 10 4 6 2,50 25 0,43 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,05 0,46 1,78

Fen 30 9 21 3,75 13 0,18 1,78 6,81

Toplam: 120 23 89 0,75 1 0,75 8,61 33,48

Türkçe BdcEacdbeddabdCcDcdeacbadbdebE

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal adaDbEbEbdaeaecCdbcAdbcbbcdebe

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik ae bdbebebDaeaeaDcBeaeC       

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen dbDbeadaDBdADcbcDAebDadAebdaea

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

Türkçe 30 5 25 17
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 5 25 17

Tarih 16 4 12 25
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 1 13 7
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 4 18 13

Matematik-1 30 4 18 13
Problemler 6 0 4 0
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 1 8 11
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 9 21 30

Fizik 10 3 7 30
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 1 0 100

Kimya 10 4 6 40
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
*S*A 0 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 22 1,50 5 0,70 3,97 11,30

Tarih 16 1 13 -2,25 -14 0,05 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 10 -0,50 -4 -0,55 0,82 4,66

Sosyal 30 3 23 -2,75 -9 -0,50 2,37 9,33

Matematik-1 30 4 20 -1,00 -3 0,36 0,53 6,83

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 -0,30 0,35 2,35

Kimya 10 2 7 0,25 3 0,43 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 7 -1,75 -18 0,05 0,46 1,78

Fen 30 3 20 -2,00 -7 0,18 1,78 6,81

Toplam: 120 17 85 -4,25 -4 0,75 8,61 33,48

Türkçe abEdacbbcecCcbdAbbDeeAC bcdabE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal b acbeB bcbccabcceacdeb*Bea A 

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik ee BCdbbbEaedabdca dcBbec b   

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen d*  ae Dbae dBbeaccDcb be b ac

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 22 23

Türkçe 30 7 22 23
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 0 0 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 3 23 10

Tarih 16 1 13 6
Tarih ve Zaman 4 0 3 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 2 10 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 0 50
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 4 20 13

Matematik-1 30 4 20 13
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 5 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 1 4 11

Fen 30 3 20 10

Fizik 10 1 6 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 1 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 2 7 20
Kimya Bilimi 2 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 0 7 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 2 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AE* 0 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
88,663 214,040 6 110 110 110 896

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 11 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 28 -5,00 -17 0,70 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 0,05 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 -0,55 0,82 4,66

Sosyal 30 7 23 1,25 4 -0,50 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 0,36 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,30 0,35 2,35

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,43 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,05 0,46 1,78

Fen 30 5 25 -1,25 -4 0,18 1,78 6,81

Toplam: 120 21 99 -3,75 -3 0,75 8,61 33,48

Türkçe acadabadeebbddacabcaBabaaadaEd

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal bacacdaECabeDaadbaDcBaBacebaAe

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik dabaaAaAecbcBdAeaadacaCaaDadbA

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen acbabdbDcaeAabaaccaeDaEbaecbaD

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 2 28 7

Türkçe 30 2 28 7
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 16 3 13 19
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 4 10 29
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 1 0 100
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23
Problemler 6 0 6 0
Kümeler 2 1 1 50
Üçgenler 9 3 6 33
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 1 0 100

Fen 30 5 25 17

Fizik 10 1 9 10
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AFEFGABİ 0 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 0,70 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 0,05 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 12 -2,00 -14 -0,55 0,82 4,66

Sosyal 30 4 25 -2,25 -8 -0,50 2,37 9,33

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,36 0,53 6,83

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 -0,30 0,35 2,35

Kimya 10 4 6 2,50 25 0,43 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,05 0,46 1,78

Fen 30 6 24 0,00 0 0,18 1,78 6,81

Toplam: 120 25 94 1,50 1 0,75 8,61 33,48

Türkçe edaacACdCdCbAeCdDcEcaccbdacCdb

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cdaeAbDcadbDcbebebeeaccaddebA 

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik CdbabdBbdceadcebadBebbdacDdCDb

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen aceadabbcedeebdBcABDcabcdCBbcc

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

Türkçe 30 9 21 30
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 4 25 13

Tarih 16 3 13 19
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 1 12 7
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20
Problemler 6 2 4 33
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 1 8 11
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 6 24 20

Fizik 10 0 10 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 2 0 100
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 8 20
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSEYNA EL NASIR 4814 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,025 214,040 2 70 70 70 821

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 11 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 0,70 3,97 11,30

Tarih 16 2 14 -1,50 -9 0,05 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 -0,55 0,82 4,66

Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 -0,50 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 0,36 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 -0,30 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,43 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,05 0,46 1,78

Fen 30 8 22 2,50 8 0,18 1,78 6,81

Toplam: 120 29 91 6,25 5 0,75 8,61 33,48

Türkçe eAdBccDdBdedcdedEdcbCdadCeAeeE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal baabbeddeEcbdEeaddDeBAedcebbde

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik ebcBaababbDeCedCceDbdecdebEcEd

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen ddcbaecDbCaAdcbeddADaDCbabDbce

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

Türkçe 30 9 21 30
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 1 2 33
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 5 25 17

Tarih 16 2 14 13
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 3 11 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Problemler 6 2 4 33
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 2 7 22

Fen 30 8 22 27

Fizik 10 2 8 20
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 1 1 50

Kimya 10 3 7 30
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67

Biyoloji 10 3 7 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HACER EL NASIR 4834 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,900 214,040 3 82 82 82 855

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 11 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 0,70 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 0,05 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 -0,55 0,82 4,66

Sosyal 30 6 24 0,00 0 -0,50 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 0,36 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 -0,30 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,43 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,05 0,46 1,78

Fen 30 9 21 3,75 13 0,18 1,78 6,81

Toplam: 120 27 93 3,75 3 0,75 8,61 33,48

Türkçe ceaccEceabdbEcadbdacCdadbcABec

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal ecaDbCadbEcadbebdcadacebcADaeB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik abeBCdaCEacdacebdbacAceacadBEc

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen cADaecaDaebAaecAdBebaDbeBdabdA

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

Türkçe 30 5 25 17
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 6 24 20

Tarih 16 3 13 19
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 3 11 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100

Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 1 1 50
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 6 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 2 7 22

Fen 30 9 21 30

Fizik 10 3 7 30
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 2 0 100
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 3 7 30
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 3 7 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Enzimler 1 1 0 100
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAİFAA BAZRBASHY 4820 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,725 214,040 1 64 64 64 801

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 11 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 0,70 3,97 11,30

Tarih 16 2 14 -1,50 -9 0,05 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 -0,55 0,82 4,66

Sosyal 30 4 26 -2,50 -8 -0,50 2,37 9,33

Matematik-1 30 9 21 3,75 13 0,36 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 -0,30 0,35 2,35

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,43 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,05 0,46 1,78

Fen 30 7 23 1,25 4 0,18 1,78 6,81

Toplam: 120 30 90 7,50 6 0,75 8,61 33,48

Türkçe aAbdeACbCcCbAeaaDcEcaccbBaeCdb

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal abdecabceacDDeadbceAcdeabdeecB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik dBcaEbdcecebecdbDBeCdCdbEbCbDb

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BDadeEbcadeceAbdacecDbadCeaCea

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Türkçe 30 10 20 33
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 4 26 13

Tarih 16 2 14 13
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 2 12 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 9 21 30

Matematik-1 30 9 21 30
Problemler 6 3 3 50
Kümeler 2 1 1 50
Üçgenler 9 0 9 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 7 23 23

Fizik 10 3 7 30
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İSLAM ALRAHMOUN 4817 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
93,700 214,040 5 109 109 109 894

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 11 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 0,70 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 0,05 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 -0,55 0,82 4,66

Sosyal 30 7 23 1,25 4 -0,50 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 0,36 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 -0,30 0,35 2,35

Kimya 10 4 6 2,50 25 0,43 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,05 0,46 1,78

Fen 30 8 22 2,50 8 0,18 1,78 6,81

Toplam: 120 23 97 -1,25 -1 0,75 8,61 33,48

Türkçe becdadbCeCbdaacbEcDbacdeebAcbd

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal eBDbadBdecaabcecbdacBceABdDbec

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik dbcaabdedbcadbeaceadcBeBaacebA

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen dAbeceDacbDAEdbAcebaDaCadbeace

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

Türkçe 30 5 25 17
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 16 3 13 19
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 4 10 29
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 2 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 3 27 10

Matematik-1 30 3 27 10
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 6 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 3 6 33

Fen 30 8 22 27

Fizik 10 2 8 20
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 4 6 40
Kimya Bilimi 2 2 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 2 8 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MARYAMEDRİS 0 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
85,038 214,040 7 112 112 112 899

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 11 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 0,70 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 0,05 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 13 -2,25 -16 -0,55 0,82 4,66

Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 -0,50 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 0,36 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,30 0,35 2,35

Kimya 10 0 10 -2,50 -25 0,43 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 10 -2,50 -25 0,05 0,46 1,78

Fen 30 1 29 -6,25 -21 0,18 1,78 6,81

Toplam: 120 20 100 -5,00 -4 0,75 8,61 33,48

Türkçe adbBcEDbebACdacccacddeaBbDbcbb

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CdcDcCBdcddabccccabcacaAddcacc

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik CbcaebabcdeCbbdCBcDEc*ddDbbddc

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen Ebbecdaabdccadbdedccbcbacdabdb

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Türkçe 30 7 23 23
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 1 2 33
Sözcük Türleri 7 0 7 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 5 25 17

Tarih 16 4 12 25
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 1 13 7
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 4 2 67
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 1 8 11

Fen 30 1 29 3

Fizik 10 1 9 10
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 0 10 0
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 0 10 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SARA EIY AS  İ   N 0 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 0,70 3,97 11,30

Tarih 16 5 11 2,25 14 0,05 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 -0,55 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 -0,50 2,37 9,33

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,36 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,30 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,43 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,05 0,46 1,78

Fen 30 6 24 0,00 0 0,18 1,78 6,81

Toplam: 120 26 94 2,50 2 0,75 8,61 33,48

Türkçe abEdcbeacaebccadadabdACBecABec

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal aBDDabeeDdbacbeEcaDABebdcdbcbe

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik abddacaaEbDbCbeeaDbbeaAeDbbace

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen abbDaebabbDbbeacBcbeaaedBaaDcA

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Türkçe 30 6 24 20
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 0 7 0
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 0 7 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 5 11 31
Tarih ve Zaman 4 3 1 75
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 3 11 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Problemler 6 1 5 17
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 2 7 22

Fen 30 6 24 20

Fizik 10 1 9 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 2 8 20
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 3 7 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Enzimler 1 1 0 100
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEHED ELYASİN 4640 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,910 214,040 4 105 105 105 886

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 11 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 15 1,25 4 0,70 3,97 11,30

Tarih 16 4 6 2,50 16 0,05 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 0 7 -1,75 -13 -0,55 0,82 4,66

Sosyal 30 4 13 0,75 3 -0,50 2,37 9,33

Matematik-1 30 4 14 0,50 2 0,36 0,53 6,83

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 -0,30 0,35 2,35

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 0,43 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 0,05 0,46 1,78

Fen 30 2 17 -2,25 -8 0,18 1,78 6,81

Toplam: 120 15 59 0,25 0 0,75 8,61 33,48

Türkçe edaacACdCdCac eE b c  b a    d

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal c E bEe ed D  Bb ac  c b  eb e

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik  c aEdB d b ea C ae c b d b Db

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen c bd c Db d bea a Be c b ad ca

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 5 15 17

Türkçe 30 5 15 17
Sözcük Türleri 7 2 3 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 3 14
Romanın Yapı Unsurları 2 1 0 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 4 13 13

Tarih 16 4 6 25
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 0 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 1 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 1 0
Tarih ve Zaman 4 1 2 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 0 33

Coğrafya-1 14 0 7 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 4 14 13

Matematik-1 30 4 14 13
Problemler 6 2 2 33
Kümeler 2 0 1 0
Üçgenler 9 1 4 11
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 2 17 7

Fizik 10 1 5 10
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 0 0

Kimya 10 1 6 10
Maddenin Hâlleri 3 0 2 0
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 10 0 6 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 2 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASLINUR UÇMAN 4662 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,680 214,040 3 11 11 11 541

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 4 4 3,00 19 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 7 7 5,25 38 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 11 11 8,25 28 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 0,82 0,46 1,78

Fen 30 5 15 1,25 4 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 35 49 22,75 19 14,34 8,61 33,48

Türkçe DcEaccDCBdAaaEedEceAC Ca  ABeE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal C  Dab CcE b    EcDeeACceAeDAe

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik aDc  ce E b bc  d  c   B   dEA

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen aAeb ecad eA a  c  D  d BaaDdd

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 14 13 47

Türkçe 30 14 13 47
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Şiir 3 1 1 33
Sözcük Türleri 7 2 4 29
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman Türleri 1 0 0 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 11 11 37

Tarih 16 4 4 25
Tarih ve Zaman 4 2 0 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 2 0
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 0 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0

Coğrafya-1 14 7 7 50
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 2 0 100
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 3 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 3 1 33

Fen 30 5 15 17

Fizik 10 1 7 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 1 0

Kimya 10 2 3 20
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33

Biyoloji 10 2 5 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 2 0
Enzimler 1 1 0 100
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ERDOĞAN 4671 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,423 214,040 15 68 68 68 818

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 4,33 2,37 9,33

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,82 0,46 1,78

Fen 30 2 9 -0,25 -1 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 20 51 7,25 6 14,34 8,61 33,48

Türkçe DAaaBccCBCbbcEdAbbccbcCBecbaac

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal deDDbdBaedbcddecaBbedcbbBcbDAB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Fen dcaa      eA  a    ab d   D   

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Türkçe 30 10 20 33
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 1 2 33
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 3 13 19
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 5 9 36
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 1 0 100

Fen 30 2 9 7

Fizik 10 0 4 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 0 0

Kimya 10 1 3 10
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 0 1 0

Biyoloji 10 1 2 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR GÖĞEBAKAN 4660 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,665 214,040 13 53 53 53 773

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 0 6 -1,50 -9 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 2 1,50 11 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 2 8 0,00 0 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 0,82 0,46 1,78

Fen 30 3 5 1,75 6 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 15 22 9,50 8 14,34 8,61 33,48

Türkçe BbE  ACACBa be   eE eEce      

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal ecc  c  b  b     a A a    A   

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik                C      b       

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen            daA  a   D b dC    

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 8 30

Türkçe 30 9 8 30
Sözcük Türleri 7 1 2 14
Fabl 1 1 0 100
Yazım ve Noktalama 7 2 3 29
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 0 0
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 2 8 7

Tarih 16 0 6 0
Orta Çağ'da Dünya 2 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 0 0
Tarih ve Zaman 4 0 2 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 0 0

Coğrafya-1 14 2 2 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 0 50
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 0 50

Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3
Problemler 6 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 3 5 10

Fizik 10 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10
Maddenin Hâlleri 3 0 2 0
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 0 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ÖZLEM TUTAK 4661 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,880 214,040 5 16 16 16 588

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 4 8 2,00 13 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 5 3 4,25 30 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 9 11 6,25 21 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 0,82 0,46 1,78

Fen 30 5 4 4,00 13 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 27 26 20,50 17 14,34 8,61 33,48

Türkçe DdEBBEc      c  aEebCACBC AB  

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CebDbCe b b A ad  a BA A d cAB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik   e    d   a  e c             

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen            A  a c  D eCC   D b

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Yazım ve Noktalama 7 3 3 43
Şiir 3 0 0 0
Sözcük Türleri 7 1 1 14
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 9 11 30

Tarih 16 4 8 25
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 0 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 5 3 36
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 0 50
İklim Elemanları 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 1 0 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 0 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 1 0 100

Matematik 30 0 5 0

Matematik-1 30 0 5 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 5 4 17

Fizik 10 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Madde Bilgisi 2 0 0 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 0 0

Kimya 10 2 2 20
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33

Biyoloji 10 3 2 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 1 33
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESENGÜL TOPALOĞLU 4784 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,630 214,040 12 39 39 39 709

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 6 9 3,75 23 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 8 1,00 7 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 9 17 4,75 16 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 10 -1,50 -5 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 0,82 0,46 1,78

Fen 30 5 13 1,75 6 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 27 53 13,75 11 14,34 8,61 33,48

Türkçe D ae EDCcCb da bdE bCdCBbcABbE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal C cDDeBbccaDAbbdd bceeaA  aDdB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik     a  bcc  b b da     aD   c 

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen dA ba e dCe   c ecc   CC  Dbce

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 12 13 40

Türkçe 30 12 13 40
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 0 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 4 1 57
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 2 4 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 9 17 30

Tarih 16 6 9 38
Tarih ve Zaman 4 2 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 3 8 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 1 0 100

Matematik 30 1 10 3

Matematik-1 30 1 10 3
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 2 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 1 2 11

Fen 30 5 13 17

Fizik 10 2 5 20
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 1 1 50

Kimya 10 0 5 0
Kimya Bilimi 2 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 0 2 0

Biyoloji 10 3 3 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 1 33
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS TOLU 4712 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,560 214,040 6 18 18 18 607

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 4 4 3,00 19 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 8 2,00 14 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 8 12 5,00 17 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,82 0,46 1,78

Fen 30 6 5 4,75 16 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 26 27 19,25 16 14,34 8,61 33,48

Türkçe    EDeCACB  ABeE d BeEcCea    

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal D   A bdd  DD a dacdBd D eAaAa

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik b                       b    e

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen dDc   A Ddd DA  D  c          

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 12 7 40

Türkçe 30 12 7 40
Sözcük Türleri 7 1 1 14
Fabl 1 0 0 0
Yazım ve Noktalama 7 4 3 57
Romanın Yapı Unsurları 2 1 0 50
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 2 0
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 8 12 27

Tarih 16 4 4 25
Orta Çağ'da Dünya 2 1 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 0 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 1 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 1 33

Coğrafya-1 14 4 8 29
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Matematik 30 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0
Problemler 6 0 1 0
Kümeler 2 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 6 5 20

Fizik 10 3 3 30
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30
Maddenin Hâlleri 3 1 1 33
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE ÇABUK 4761 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,200 214,040 14 57 57 57 780

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 9 21 3,75 13 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,82 0,46 1,78

Fen 30 8 22 2,50 8 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 32 88 10,00 8 14,34 8,61 33,48

Türkçe ecacBEcddaAedcebccabCdaBCeABCE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CeaDbbBdbdbbccbEbcDeBcaeaADeAe

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik aDBdbbeedbDaCcdecbcbedAabbcccb

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen EebDaBeecaDAdBcdaedbDbeddeDaad

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Türkçe 30 10 20 33
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 1 2 33
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 9 21 30

Tarih 16 4 12 25
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 5 9 36
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Problemler 6 0 6 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 1 8 11

Fen 30 8 22 27

Fizik 10 3 7 30
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 3 7 30
Kimya Bilimi 2 2 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 2 8 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE ÇİMEN 48 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,925 214,040 1 3 3 3 423

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 7 9 4,75 30 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 8 6 6,50 46 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 15 15 11,25 38 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 12 18 7,50 25 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 4 6 2,50 25 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 0,82 0,46 1,78

Fen 30 9 21 3,75 13 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 51 69 33,75 28 14,34 8,61 33,48

Türkçe edcEeACACBCeABeEDccacdcCBdAaaE

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cEdbAEcECaaDabBddeDAedBDeBACAe

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik eBDDEbBeBDaEBcAebeaCdeabcDebce

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen ecbcedbbedBcDAbdaeBaDDbdeCeCDa

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 15 15 50

Türkçe 30 15 15 50
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 15 15 50

Tarih 16 7 9 44
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 8 6 57
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 2 0 100

Matematik 30 12 18 40

Matematik-1 30 12 18 40
Problemler 6 4 2 67
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 6 3 67
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 9 21 30

Fizik 10 0 10 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 2 1 67
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERDOĞAN 4672 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,325 214,040 11 36 36 36 685

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 18 -0,50 -2 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 8 6 6,50 41 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 4 0,00 0 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 9 10 6,50 22 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,82 0,46 1,78

Fen 30 4 6 2,50 8 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 23 36 14,00 12 14,34 8,61 33,48

Türkçe acbaadCceabc    D Ea c  debCad

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal DcEDAEbcbB Db Bdd c    D    ec

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik        A       CD BC bC c     

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen   c a A     DA  a  cc   e    D

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 4 18 13

Türkçe 30 4 18 13
Sözcük Türleri 7 0 6 0
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 0 4 0
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 9 10 30

Tarih 16 8 6 50
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 3 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 2 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 1 33

Coğrafya-1 14 1 4 7
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0

Matematik 30 6 2 20

Matematik-1 30 6 2 20
Problemler 6 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Üçgenler 9 1 0 11
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 4 6 13

Fizik 10 1 2 10
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNA DAMLA KESMAN 4715 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 2 14 -1,50 -9 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,82 0,46 1,78

Fen 30 6 24 0,00 0 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 20 100 -5,00 -4 14,34 8,61 33,48

Türkçe aAdbbdCdCdbcbdadDdddeccCedcbdc

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cbdeedDbdacDceebAcedcccbbecCAa

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik bcecccBcBccbedbbaeaeaddbdDbaDc

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BecdbcbacedbbAdebAdcDcdcadeCcD

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

Türkçe 30 5 25 17
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 5 25 17

Tarih 16 2 14 13
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 3 11 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Matematik 30 4 26 13

Matematik-1 30 4 26 13
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 2 7 22
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 6 24 20

Fizik 10 1 9 10
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA BALIK 4667 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
95,190 214,040 17 108 108 108 892

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 23 -1,75 -6 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 5 9 2,75 17 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 10 -0,50 -4 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 7 19 2,25 8 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 2 22 -3,50 -12 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 5 5 3,75 38 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 0,82 0,46 1,78

Fen 30 7 19 2,25 8 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 20 83 -0,75 -1 14,34 8,61 33,48

Türkçe a*c adCdadC bdebcAbeaceeaCc da

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cbbDA caCd ceCBaebDd dcDcae ec

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik bdbedbBbaebb bcdb B c a aeaba 

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen Bc dade adBADAaeaAdcae ee daDa

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 4 23 13

Türkçe 30 4 23 13
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 0 6 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

Sosyal 30 7 19 23

Tarih 16 5 9 31
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 0 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 2 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67

Coğrafya-1 14 2 10 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0

Matematik 30 2 22 7

Matematik-1 30 2 22 7
Problemler 6 0 6 0
Kümeler 2 0 1 0
Üçgenler 9 1 7 11
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 7 19 23

Fizik 10 1 7 10
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 1 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50
Maddenin Hâlleri 3 3 0 100
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 7 10
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 2 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE SEDEF 4760 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 14 1,50 5 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 3 9 0,75 5 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 0 8 -2,00 -14 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 3 17 -1,25 -4 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 0,82 0,46 1,78

Fen 30 3 16 -1,00 -3 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 13 55 -0,75 -1 14,34 8,61 33,48

Türkçe deccc C bBC    dDea cda  C d a

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cbcadEe bd D  Bbd cecad   cb  

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik    eb      dcE  D    bd  e e  

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen ccad bA ecabcA   d aeD ee  b  

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 5 14 17

Türkçe 30 5 14 17
Sözcük Türleri 7 2 4 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 0 5 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 0 0
Hikâye Türleri 2 0 0 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 3 17 10

Tarih 16 3 9 19
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 1 0
Tarih ve Zaman 4 1 2 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 0 33

Coğrafya-1 14 0 8 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 2 8 7

Matematik-1 30 2 8 7
Problemler 6 0 2 0
Kümeler 2 0 1 0
Üçgenler 9 1 2 11
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 3 16 10

Fizik 10 1 7 10
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 2 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE BALCI 4780 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,905 214,040 4 13 13 13 557

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 6 7,50 25 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 5 4 4,00 25 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 3 2,25 16 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 8 7 6,25 21 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,82 0,46 1,78

Fen 30 4 5 2,75 9 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 26 20 21,00 18 14,34 8,61 33,48

Türkçe De a cD    Cda  cE  CACB  A   

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal e  DDa  D EbA  dd D  A     cAd

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik CD BC bCc                     

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen E ab   c  cA  a    D D        

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 6 30

Türkçe 30 9 6 30
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 0 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 2 1 29
Şiir 3 0 0 0
Sözcük Türleri 7 0 2 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0

Sosyal 30 8 7 27

Tarih 16 5 4 31
Tarih ve Zaman 4 1 1 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 1 33
Orta Çağ'da Dünya 2 1 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 0 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 1 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 3 3 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 0 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 5 2 17

Matematik-1 30 5 2 17
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 4 5 13

Fizik 10 1 3 10
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 0 1 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 0 0

Kimya 10 2 2 20
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 1 0 33

Biyoloji 10 1 0 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KESKİN 4710 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,488 214,040 8 21 21 21 616

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 13 4,75 16 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 4 6 2,50 16 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 5 -0,25 -2 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 5 11 2,25 8 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 4 1 3,75 38 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,82 0,46 1,78

Fen 30 6 4 5,00 17 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 25 30 17,50 15 14,34 8,61 33,48

Türkçe   dEccC CBC  cCcc Ea c  cebCad

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal b  D Ebc caD  Bbb cd   D    bd

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik        A       CD BC bC c     

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen     a A   B DA  D  cc   e   D 

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 13 27

Türkçe 30 8 13 27
Sözcük Türleri 7 1 4 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 3 14
Romanın Yapı Unsurları 2 2 0 100
Roman Türleri 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 2 1 0 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 1 1 33
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 5 11 17

Tarih 16 4 6 25
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 0 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 0 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 2 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 0 33

Coğrafya-1 14 1 5 7
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 0 0

Matematik 30 6 2 20

Matematik-1 30 6 2 20
Problemler 6 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Üçgenler 9 1 0 11
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 6 4 20

Fizik 10 1 1 10
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 0 0 0

Kimya 10 4 1 40
Maddenin Hâlleri 3 2 0 67
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR METİN 4783 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,225 214,040 7 19 19 19 610

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 7 9 4,75 30 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 12 18 7,50 25 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 4 6 2,50 25 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,82 0,46 1,78

Fen 30 9 20 4,00 13 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 36 68 19,00 16 14,34 8,61 33,48

Türkçe e dEbACAeBdcbBeEDeaaBccdBeAead

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal bcEeAEedCacDDaBbdaDAcdcDABcdde

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik bcaD  eAc bdeacbDeB           

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen Bc EadAbceabDAEeaAceaebdeCabDe

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 18 37

Türkçe 30 11 18 37
Sözcük Türleri 7 1 5 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 12 18 40

Tarih 16 7 9 44
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67

Coğrafya-1 14 5 9 36
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 4 12 13

Matematik-1 30 4 12 13
Problemler 6 1 3 17
Kümeler 2 0 0 0
Üçgenler 9 1 7 11
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 9 20 30

Fizik 10 3 6 30
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA  ÇAKAR 4698 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,350 214,040 10 27 27 27 649

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 6 10 3,50 22 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 9 21 3,75 13 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 5 5 3,75 38 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,82 0,46 1,78

Fen 30 9 21 3,75 13 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 37 83 16,25 14 14,34 8,61 33,48

Türkçe bcaecEaCdCcbEbcecEcACAedbDbBaE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal eabDDCBeccEbAbbdddbdebebddaDdB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik aDaBCEbCdcDCbedb*cecbcbBabbeEd

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen deaeceeDbCDAddaeBaADceeCcbcDdd

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 19 37

Türkçe 30 11 19 37
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 4 3 57
Şiir 3 1 2 33
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 6 10 38
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 3 0 100
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 2 12 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 1 0 100

Matematik 30 9 21 30

Matematik-1 30 9 21 30
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 1 0 100
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 6 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 2 7 22

Fen 30 9 21 30

Fizik 10 2 8 20
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 1 1 50

Kimya 10 5 5 50
Kimya Bilimi 2 2 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67

Biyoloji 10 2 8 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA TOLU 4781 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,483 214,040 2 5 5 5 476

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 8 7 6,25 39 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 7 2,25 16 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 12 14 8,50 28 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 3 5 1,75 18 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 0,82 0,46 1,78

Fen 30 7 11 4,25 14 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 38 35 29,25 24 14,34 8,61 33,48

Türkçe DAEBBEDCBeAaEc  cEeAaACaC ABbE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal Ce DDCBbDEaaAceddcD  eCcBe cAe

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik         c     e               

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen dA bdBcD acA     BcDeeC   c  b

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 19 8 63

Türkçe 30 19 8 63
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 2 0 100
Yazım ve Noktalama 7 6 1 86
Şiir 3 1 1 33
Sözcük Türleri 7 3 2 43
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 12 14 40

Tarih 16 8 7 50
Tarih ve Zaman 4 2 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 3 0 100
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 4 7 29
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 1 0 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 0 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 7 11 23

Fizik 10 3 5 30
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 1 0

Kimya 10 3 2 30
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67

Biyoloji 10 1 4 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA ÇİDEM 4786 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,288 214,040 9 22 22 22 617

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 4 7 2,25 14 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 7 0,25 2 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 6 14 2,50 8 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 1 4 0,00 0 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 0,82 0,46 1,78

Fen 30 6 12 3,00 10 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 28 38 18,50 15 14,34 8,61 33,48

Türkçe Dcda cDe C CEaBAEE AdACaC bB E

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CccaDaB D a   acd D e ed  ccAe

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik Ce    a         e             

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen dA  Baee  cA  c  a c Dad CebE 

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 3 2 43
Şiir 3 0 0 0
Sözcük Türleri 7 6 1 86
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 6 14 20

Tarih 16 4 7 25
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67
Orta Çağ'da Dünya 2 1 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 2 7 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 1 3 3

Matematik-1 30 1 3 3
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 1 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 6 12 20

Fizik 10 2 4 20
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 0 0
Elektrostatik 1 1 0 100
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 0 0

Kimya 10 1 4 10
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 0 2 0

Biyoloji 10 3 4 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 1 33
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSRA YURTAÇAN 4656 10G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,358 214,040 16 73 73 73 826

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 16 2,00 7 6,54 3,97 11,30

Tarih 16 6 5 4,75 30 2,75 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 8 0,00 0 1,58 0,82 4,66

Sosyal 30 8 13 4,75 16 4,33 2,37 9,33

Matematik-1 30 1 11 -1,75 -6 1,01 0,53 6,83

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,17 0,35 2,35

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,53 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,82 0,46 1,78

Fen 30 4 9 1,75 6 2,51 1,78 6,81

Toplam: 120 19 49 6,75 6 14,34 8,61 33,48

Türkçe c b abee Cc daa  cD CdCdC bdeE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal Cd DD Bacb DA c dcDc e ec bDd 

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik  b Bec     eb  bdeed      b   

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen  eceB      A     a D  dd  Daad

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 16 20

Türkçe 30 6 16 20
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 0 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 5 14
Şiir 3 0 1 0
Sözcük Türleri 7 3 3 43
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Fabl 1 0 0 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 8 13 27

Tarih 16 6 5 38
Tarih ve Zaman 4 2 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 0 67
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 0 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 2 8 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 1 11 3

Matematik-1 30 1 11 3
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 5 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 1 0

Fen 30 4 9 13

Fizik 10 1 3 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100
Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş - Enerji 2 0 0 0

Kimya 10 2 1 20
Kimya Bilimi 2 1 0 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 1 1 33

Biyoloji 10 1 5 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 2 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMEL SEIIUM 4846 10H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,150 214,040 1 40 40 40 712

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 9 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 0,47 3,97 11,30

Tarih 16 2 14 -1,50 -9 0,08 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 0,56 0,82 4,66

Sosyal 30 7 23 1,25 4 0,64 2,37 9,33

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 -0,25 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,69 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,83 0,96 2,68

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 0,83 0,46 1,78

Fen 30 11 19 6,25 21 2,36 1,78 6,81

Toplam: 120 34 86 12,50 10 3,22 8,61 33,48

Türkçe cdcaeACAdaebABdcDeacBbcececbEa

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal abcDeabcacDacdeacDeABcdeABcdcd

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik eacDceaABccdabceaeaCECbdEa*eDb

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen ecDbdaccDeBdbcEabAabDDEbCdBCab

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 16 2 14 13
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 5 9 36
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 1 0 100
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 8 22 27

Matematik-1 30 8 22 27
Problemler 6 2 4 33
Kümeler 2 1 1 50
Üçgenler 9 2 7 22
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 11 19 37

Fizik 10 2 8 20
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMMUN ELALAVİ 4864 10H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 9 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 0,47 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 0,08 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 1 13 -2,25 -16 0,56 0,82 4,66

Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 0,64 2,37 9,33

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 -0,25 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,69 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,83 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,83 0,46 1,78

Fen 30 9 21 3,75 13 2,36 1,78 6,81

Toplam: 120 26 94 2,50 2 3,22 8,61 33,48

Türkçe DAbecdadcdbeacecabedadCBeabdCE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CBceadBCadabedbacaDbdcebaebcda

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik aeBceaCdbEabdbbedbacdBccDDacbd

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen dbceaBbDbCDeaaceaBcDeDbdaCDbcd

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Türkçe 30 6 24 20
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 0 7 0
Şiir 3 1 2 33
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 5 25 17

Tarih 16 4 12 25
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 1 13 7
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 1 1 50
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 6 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 3 6 33

Fen 30 9 21 30

Fizik 10 3 7 30
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 1 1 50

Kimya 10 3 7 30
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67

Biyoloji 10 3 7 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRAD*VİŞ 4748 10H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 9 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 0,47 3,97 11,30

Tarih 16 5 10 2,50 16 0,08 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 7 6 5,50 39 0,56 0,82 4,66

Sosyal 30 12 16 8,00 27 0,64 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 24 -1,00 -3 -0,25 0,53 6,83

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,69 0,35 2,35

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,83 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,83 0,46 1,78

Fen 30 6 24 0,00 0 2,36 1,78 6,81

Toplam: 120 28 89 5,75 5 3,22 8,61 33,48

Türkçe acbdBEaCeddaaceAEcbdaeadbecaeb

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal aBDDbe abbdbAEbdaBDcaeCbeA DAB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik eacaeadbEccbdDAb caceBdBeabdce

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen aceDBabDaCeAbac*cdeecbeCdbecde

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

Türkçe 30 5 25 17
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 12 16 40

Tarih 16 5 10 31
Tarih ve Zaman 4 3 1 75
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 2 0
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 7 6 50
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 1 0 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 1 0 100

Matematik 30 5 24 17

Matematik-1 30 5 24 17
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 1 4 17
Sıralama 1 1 0 100
Üçgenler 9 2 7 22

Fen 30 6 24 20

Fizik 10 4 6 40
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 1 0 100
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 1 1 50

Kimya 10 1 9 10
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 1 9 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA HIZRAVİ 4848 10H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,838 214,040 3 86 86 86 861

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 9 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 0,47 3,97 11,30

Tarih 16 2 14 -1,50 -9 0,08 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 0,56 0,82 4,66

Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 0,64 2,37 9,33

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 -0,25 0,53 6,83

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,69 0,35 2,35

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,83 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,83 0,46 1,78

Fen 30 8 22 2,50 8 2,36 1,78 6,81

Toplam: 120 27 93 3,75 3 3,22 8,61 33,48

Türkçe cAdEeACdeBCadcdEacdcdEcdBadCca

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cdcebdccadcbeCBdbaecaceDbadCeB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik eBcDacebdeDbacdbecaadbedbeCbad

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BDcEdaceDaceacEaeecbeecAddBbDe

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Türkçe 30 10 20 33
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 5 25 17

Tarih 16 2 14 13
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67

Coğrafya-1 14 3 11 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Matematik 30 4 26 13

Matematik-1 30 4 26 13
Problemler 6 2 4 33
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 1 8 11
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 8 22 27

Fizik 10 4 6 40
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİBE ELKASSUM 0 10H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 9 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 0,47 3,97 11,30

Tarih 16 3 12 0,00 0 0,08 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 0,56 0,82 4,66

Sosyal 30 5 24 -1,00 -3 0,64 2,37 9,33

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 -0,25 0,53 6,83

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 0,69 0,35 2,35

Kimya 10 5 5 3,75 38 0,83 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,83 0,46 1,78

Fen 30 6 24 0,00 0 2,36 1,78 6,81

Toplam: 120 22 97 -2,25 -2 3,22 8,61 33,48

Türkçe cddEbACbedCedaacbecdabbdebAedb

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cdabecad BeDDaeeADac*beadebbca

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik CdeabAcedeaaecACDaebcddEacdacb

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen aecbecbecadbcAEdDAeDbecAedcabe

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

Türkçe 30 5 25 17
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 5 24 17

Tarih 16 3 12 19
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 2 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 2 12 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 1 1 50
Üçgenler 9 1 8 11
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 6 24 20

Fizik 10 0 10 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 2 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ME*YAM ALASAD 4850 10H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
97,838 214,040 6 107 107 107 890

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 9 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 0,47 3,97 11,30

Tarih 16 1 15 -2,75 -17 0,08 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 0,56 0,82 4,66

Sosyal 30 3 27 -3,75 -13 0,64 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 -0,25 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,69 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,83 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,83 0,46 1,78

Fen 30 7 23 1,25 4 2,36 1,78 6,81

Toplam: 120 23 97 -1,25 -1 3,22 8,61 33,48

Türkçe cAcEebdebBacbaaEaAcddEcbdaebba

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal bcdDeaacdcabaddedcabecdbcBAddd

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik eabDadBAdbcdBaebDdaCEadacaadbc

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen acbEaddacBadedbBaAdbDDacdbabDe

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Türkçe 30 6 24 20
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 3 27 10

Tarih 16 1 15 6
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 2 12 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 3 6 33
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 7 23 23

Fizik 10 2 8 20
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 2 0 100
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAGHADAALBZO 4841 10H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,178 214,040 2 74 74 74 831

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 9 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 26 -3,50 -12 0,47 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 0,08 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 0,56 0,82 4,66

Sosyal 30 7 23 1,25 4 0,64 2,37 9,33

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 -0,25 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,69 0,35 2,35

Kimya 10 4 6 2,50 25 0,83 0,96 2,68

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 0,83 0,46 1,78

Fen 30 10 20 5,00 17 2,36 1,78 6,81

Toplam: 120 28 91 5,25 4 3,22 8,61 33,48

Türkçe cAcEbcadeabcdebacdae bcdeacdbE

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal DbcDeabcdebaDCeacbDeacaeABcbed

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik CaDebcaeBcadeabCca*CEbabEDbeab

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BcDdbaebbcdADeaBcAcaDecAbCdbDe

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 3 26 10

Türkçe 30 3 26 10
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 5 14
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 16 4 12 25
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67

Coğrafya-1 14 3 11 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 8 22 27

Matematik-1 30 8 22 27
Problemler 6 2 4 33
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 1 8 11
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 10 20 33

Fizik 10 2 8 20
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 2 0 100
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 2 1 67
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SARAELABDULL AHELHA* 4838 10H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
101,475 214,040 5 102 102 102 883

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 9 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 0,47 3,97 11,30

Tarih 16 5 11 2,25 14 0,08 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 0,56 0,82 4,66

Sosyal 30 7 23 1,25 4 0,64 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 -0,25 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,69 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,83 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,83 0,46 1,78

Fen 30 6 24 0,00 0 2,36 1,78 6,81

Toplam: 120 25 95 1,25 1 3,22 8,61 33,48

Türkçe cAcEbdeACeCbeabdceacBEaCeadbEa

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cdaDbEbadBebDbdCecacedBDbebdec

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik ecDadeacecDaecedcececaecEcebec

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen eccECdAeaeacbdaBcdeDbeaceCaeba

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

Türkçe 30 9 21 30
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 4 3 57
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 16 5 11 31
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 2 12 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 3 27 10

Matematik-1 30 3 27 10
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 1 8 11
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 6 24 20

Fizik 10 3 7 30
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 2 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEHİT ELBAKRİ 4836 10H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,915 214,040 4 99 99 99 880

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 9 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 24 -1,00 -3 0,47 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 0,08 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 0,56 0,82 4,66

Sosyal 30 7 23 1,25 4 0,64 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 -0,25 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,69 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,83 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,83 0,46 1,78

Fen 30 8 22 2,50 8 2,36 1,78 6,81

Toplam: 120 25 94 1,50 1 3,22 8,61 33,48

Türkçe dAcEb*ac* CeAebdbeaceacaeCbeac

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal eabceacEadbacCBeADbdBadbdBdbce

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik acebdAdbeacdBEbdbdBaceacdaebDb

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen ebDaCacbeBdAebdBDbeaccadbdBecD

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 5 24 17

Türkçe 30 5 24 17
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 0 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 16 3 13 19
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67

Coğrafya-1 14 4 10 29
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 1 1 50
Üçgenler 9 2 7 22
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 8 22 27

Fizik 10 3 7 30
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100

Kimya 10 3 7 30
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHVAZ  RAJAB 4862 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,863 214,040 7 66 66 66 813

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 2 14 -1,50 -9 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 4 26 -2,50 -8 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 5 5 3,75 38 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,53 0,46 1,78

Fen 30 10 20 5,00 17 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 30 90 7,50 6 5,45 8,61 33,48

Türkçe DAbcadcdeCAbdceAEaDdCbeBabABab

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal adcDbedacacDecabbBadBdbdedaebc

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik baBcCEdaEaDadbcdaecaecdabcdabd

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen EADbaabbECDebdeAcBbcbeCadeDcad

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 19 37

Türkçe 30 11 19 37
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 4 26 13

Tarih 16 2 14 13
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 2 12 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 1 0 100
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 6 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 0 9 0

Fen 30 10 20 33

Fizik 10 5 5 50
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 2 0 100
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 2 0 100

Kimya 10 3 7 30
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 2 8 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYA EL REŞİD 4827 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,338 214,040 8 69 69 69 819

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 17 8,75 29 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,53 0,46 1,78

Fen 30 4 26 -2,50 -8 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 30 90 7,50 6 5,45 8,61 33,48

Türkçe aAacebCdddCbeBdEbAdaBEDbaaACEE

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal DaaebbDadBbDbbabdaDeaccaeBcbAB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik edeaEecbcecbeEAdDeBdbaaabbdaad

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen eceaadAbecdbbeaaDAeabDdbbdaeca

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 13 17 43

Türkçe 30 13 17 43
Sözcük Türleri 7 5 2 71
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 3 4 43
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 4 12 25
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 4 10 29
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 2 0 100
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 2 7 22
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 4 26 13

Fizik 10 1 9 10
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BESMELE ARAÇ      A 4882 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 27 -3,75 -13 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 7 9 4,75 30 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 0 14 -3,50 -25 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 7 23 1,25 4 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 0 10 -2,50 -25 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,53 0,46 1,78

Fen 30 6 24 0,00 0 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 19 101 -6,25 -5 5,45 8,61 33,48

Türkçe bdcacaceceddabdbEbacddeBaedBdc

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CdaDbdBCedbeAEcEdcadacdbdbeecc

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik dcadeaebdcebdbeCeDbbcdeeDbdcae

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen beDbeacDEdcbddabdeeceDbaebaeEA

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 3 27 10

Türkçe 30 3 27 10
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 0 7 0
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 0 7 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 16 7 9 44
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 0 14 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 3 27 10

Matematik-1 30 3 27 10
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 2 4 33
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 1 8 11

Fen 30 6 24 20

Fizik 10 3 7 30
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 1 1 50

Kimya 10 0 10 0
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 3 7 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞHRA ELA* 4882 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 26 -2,50 -8 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 2 14 -1,50 -9 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,53 0,46 1,78

Fen 30 4 26 -2,50 -8 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 18 102 -7,50 -6 5,45 8,61 33,48

Türkçe BeacbdeAdcbebdaEcbEaedcaadbeca

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal abcbcEadCacccadaebDdBdabeceacB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik acDbbdadeacEaEAabdaebdacbbdeDe

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen acDbaddbacacbcaeDdacbbcebCdaDe

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

Türkçe 30 4 26 13
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 0 7 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 5 25 17

Tarih 16 2 14 13
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 3 11 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 1 0 100
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17
Problemler 6 2 4 33
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 3 6 33
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 4 26 13

Fizik 10 1 9 10
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELA HASAN 4845 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,688 214,040 9 72 72 72 825

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 2 14 -1,50 -9 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 7 23 1,25 4 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,53 0,46 1,78

Fen 30 8 22 2,50 8 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 29 91 6,25 5 5,45 8,61 33,48

Türkçe aAabebCedeCDdcaabbdcadDdedACEd

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cEbadabdbaDeadcaAcbbaEBbddAdcB

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik adaedcebcebEadACDaaadCbddeCaeb

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BbadCbAabddebAdBaceaDecAdbcaDa

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 16 2 14 13
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 5 9 36
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20
Problemler 6 0 6 0
Kümeler 2 1 1 50
Üçgenler 9 2 7 22
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 8 22 27

Fizik 10 3 7 30
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜDER 4782 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,578 214,040 2 25 25 25 638

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 6 6 4,50 28 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 8 0,00 0 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 8 14 4,50 15 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 5 4 4,00 40 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 3 4 2,00 20 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 0,53 0,46 1,78

Fen 30 10 13 6,75 23 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 29 45 17,75 15 5,45 8,61 33,48

Türkçe Dcd dcc dC Cab d  DdCACBebAB E

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CceDebB D b A eEd D  baeB aced

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik     a b     b  ed   d         

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen EA bBBecaCaA eD  BcbDbCe  ce b

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 0 50
Yazım ve Noktalama 7 1 4 14
Şiir 3 0 2 0
Sözcük Türleri 7 2 4 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 0 0 0
Roman Türleri 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 8 14 27

Tarih 16 6 6 38
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 1 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 0 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 2 8 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 1 0 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 0 6 0

Matematik-1 30 0 6 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 2 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 0 0 0

Fen 30 10 13 33

Fizik 10 5 4 50
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 1 0 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50

Kimya 10 3 4 30
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 1 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 2 5 20
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 2 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HANEN ELABDULLAH 4852 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,750 214,040 4 38 38 38 693

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 6 24 0,00 0 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 6 4 5,00 50 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 0,53 0,46 1,78

Fen 30 13 17 8,75 29 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 35 85 13,75 11 5,45 8,61 33,48

Türkçe aebdeccddbeCbdcAEbaACbbBebAcCE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal dabeabBecadcdEDcacecdbCdBdaceB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik CadaCaeabdDbeadecbabedbeaDcBEA

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen cADbdBeccaDAEBaedcADbeeCBCDedc

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

Türkçe 30 9 21 30
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 1 2 33
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 6 24 20

Tarih 16 3 13 19
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 3 11 21
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 1 1 50
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100

Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 0 6 0
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 4 5 44

Fen 30 13 17 43

Fizik 10 3 7 30
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 2 0 100
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 6 4 60
Kimya Bilimi 2 2 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67

Biyoloji 10 4 6 40
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 2 1 67
Enzimler 1 1 0 100
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAT ELFARİS 4755 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,583 214,040 6 65 65 65 807

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 21 1,75 6 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 3 9 0,75 5 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 0 5 -1,25 -9 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 3 14 -0,50 -2 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 0,53 0,46 1,78

Fen 30 5 11 2,25 8 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 20 52 7,00 6 5,45 8,61 33,48

Türkçe eAcbaAdbCBbeecbaDeaecEcd  bCdd

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cEcabEebda D   b     b   cc ed

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik aaaDEcBABeb                   

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BDacCdeeadc bb      D   C  a  

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 7 21 23

Türkçe 30 7 21 23
Sözcük Türleri 7 1 5 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 3 14 10

Tarih 16 3 9 19
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 2 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 0 0

Coğrafya-1 14 0 5 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 0 0
Yerleşmeler 2 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 1 0

Matematik 30 5 6 17

Matematik-1 30 5 6 17
Problemler 6 2 3 33
Kümeler 2 0 1 0
Üçgenler 9 3 2 33
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 5 11 17

Fizik 10 3 7 30
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 0 3 0
Maddenin Hâlleri 3 0 2 0
Kimya Bilimi 2 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HEYEE ESSÜLEYMAN 4837 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,725 214,040 1 24 24 24 627

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 3 13 -0,25 -2 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 6 4 5,00 50 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,53 0,46 1,78

Fen 30 12 18 7,50 25 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 38 82 17,50 15 5,45 8,61 33,48

Türkçe dddEbACcdBdbcabcDedcBEaCBCbead

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal abaDbEacdBeacbedcbeABdacedACAe

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik beDacbdAecadBdAbDBadECadcbabed

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen cbDEecbaDBcAaecBDABDceabdeaCDe

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Türkçe 30 10 20 33
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 5 2 71
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 3 13 19
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 5 9 36
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 1 0 100
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 2 0 100

Matematik 30 8 22 27

Matematik-1 30 8 22 27
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 1 1 50
Üçgenler 9 3 6 33
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 12 18 40

Fizik 10 4 6 40
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 1 0 100

Kimya 10 6 4 60
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 2 0 100
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 8 20
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZEK ALKADOUR 614 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,588 214,040 10 76 76 76 838

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 5 11 2,25 14 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 9 21 3,75 13 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,53 0,46 1,78

Fen 30 8 22 2,50 8 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 29 91 6,25 5 5,45 8,61 33,48

Türkçe cdccDdebddCcbBCaDdEadbaCeacbdE

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal cEdccEedCceDeCcbcDeeBdcabadCAe

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik CaebabdcebeacabbcccbadCEcbebcA

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BDedbdccDedbeAEeDcdcbbdAdaedDc

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 1 2 33
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 9 21 30

Tarih 16 5 11 31
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 4 10 29
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Matematik 30 4 26 13

Matematik-1 30 4 26 13
Problemler 6 1 5 17
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 0 9 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 1 0 100

Fen 30 8 22 27

Fizik 10 3 7 30
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 1 0 100
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEMNUR 4767 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 11 7,25 24 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 2 8 0,00 0 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 7 0,25 2 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 4 15 0,25 1 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 2 15 -1,75 -6 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 0 9 -2,25 -23 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,53 0,46 1,78

Fen 30 2 17 -2,25 -8 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 18 58 3,50 3 5,45 8,61 33,48

Türkçe BAadebC CBb b  ED a ccaC   CEa

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal c a A aae  acbB  aa e  D eebAc

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik Ce bd  A bbb b ab  e eadd  b  

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen aaa adbcbd b da c Ba e  e  C e

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 10 11 33

Türkçe 30 10 11 33
Sözcük Türleri 7 4 2 57
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 2 1 0 50
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 0 0
Hikâye Türleri 2 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 0 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 4 15 13

Tarih 16 2 8 13
Orta Çağ'da Dünya 2 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 0 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 0 2 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33

Coğrafya-1 14 2 7 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 0 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 0 50
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 2 15 7

Matematik-1 30 2 15 7
Problemler 6 1 3 17
Kümeler 2 0 1 0
Üçgenler 9 1 4 11
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 2 17 7

Fizik 10 0 9 0
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10
Maddenin Hâlleri 3 0 1 0
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 0 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 3 10
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 0 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAĞAT ALHAMDO 4540 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
106,600 214,040 13 96 96 96 876

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 6 24 0,00 0 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,53 0,46 1,78

Fen 30 8 22 2,50 8 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 26 94 2,50 2 5,45 8,61 33,48

Türkçe BcabedCAdBecbadbbdaeBcDaeCAdcb

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal acEabdcEbaceDaBbdaecBdeaccAdbc

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik acbDEbcAecbbdaedceaCbeadbceebc

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen cDbEadbcaecAbbceDAebDadedCBabc

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 6 24 20

Tarih 16 4 12 25
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67

Coğrafya-1 14 2 12 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 1 1 50

Matematik 30 4 26 13

Matematik-1 30 4 26 13
Problemler 6 2 4 33
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 1 8 11
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 8 22 27

Fizik 10 2 8 20
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAHAF ARNEL 4790 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
101,975 214,040 14 101 101 101 882

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 26 -2,50 -8 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 2 14 -1,50 -9 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,53 0,46 1,78

Fen 30 7 23 1,25 4 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 24 96 0,00 0 5,45 8,61 33,48

Türkçe acbEcbdbecaabBdEbcdaecaecbcdaE

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal ebceAEcaedbcaecdbaceBcecbdACda

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik CBeccbedaDcbaEcdaecaEbdcEDbaeA

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BcaECbdaecBAecbecbaecbEbCaeacb

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

Türkçe 30 4 26 13
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 5 25 17

Tarih 16 2 14 13
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0

Coğrafya-1 14 3 11 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 2 0 100

Matematik 30 8 22 27

Matematik-1 30 8 22 27
Problemler 6 2 4 33
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 2 7 22
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 1 0 100

Fen 30 7 23 23

Fizik 10 3 7 30
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 2 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REYY* S ABBAGH 4798 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,240 214,040 11 87 87 87 862

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 23 0,25 1 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 5 11 2,25 14 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 11 -0,75 -5 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 7 22 1,50 5 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 6 23 0,25 1 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 0,53 0,46 1,78

Fen 30 7 23 1,25 4 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 26 91 3,25 3 5,45 8,61 33,48

Türkçe DAdcddebdCbebdcdb aeCdbdCadebE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CBeaDacdbdEacdaEbecAdbadec bAd

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik ae*adbeCabDCaaeCdc EbadacbEadc

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen aceaBecbadbAceDbadbeDbaCebDacA

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 23 20

Türkçe 30 6 23 20
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 0 6 0
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 7 22 23

Tarih 16 5 11 31
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 1 2 33
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 3 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 2 11 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 1 1 50
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 6 23 20

Matematik-1 30 6 23 20
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 2 3 33
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 1 8 11

Fen 30 7 23 23

Fizik 10 1 9 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100
Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 2 8 20
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0

Biyoloji 10 4 6 40
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 2 1 67
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ROSELŞEYHO 4826 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,175 214,040 5 51 51 51 768

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 27 -3,75 -13 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 5 11 2,25 14 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 11 19 6,25 21 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,53 0,46 1,78

Fen 30 9 21 3,75 13 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 31 89 8,75 7 5,45 8,61 33,48

Türkçe cbdabbadCebaedaEcbaecbDacdbeca

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal bcaDbEbdacbDaCBeAcDAdbebcadeba

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik CBDaEcdbaDbEacebadBCbdaEcbCaDb

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BcbEadAbeBdAecaeDbdcabEAdbeaDb

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 3 27 10

Türkçe 30 3 27 10
Sözcük Türleri 7 1 6 14
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Masal 1 0 1 0
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 5 11 31
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 2 1 67
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 1 3 25
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67

Coğrafya-1 14 3 11 21
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
İklim Elemanları 2 0 2 0
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 11 19 37

Matematik-1 30 11 19 37
Problemler 6 5 1 83
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 2 7 22
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sıralama 1 0 1 0

Fen 30 9 21 30

Fizik 10 4 6 40
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 1 1 50
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 3 1 2 33
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 1 0 100
Ortak Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SARİYE KEVSER DAL 4720 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
109,913 214,040 12 89 89 89 864

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 6 10 3,50 22 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 8 22 2,50 8 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 22 -2,50 -8 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 0,53 0,46 1,78

Fen 30 6 19 1,25 4 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 25 85 3,75 3 5,45 8,61 33,48

Türkçe dAcEaACbeBabbBaEbddacccaaabCac

Cevap Anahtarı B BAEEDACACBCDABCEDAEBBEDCBCACEE

Sosyal bEdbAbaaCecDcCBbdDeccdcDeecded

Cevap Anahtarı B DEEDAEDECBDDDCBCADDABEBDABACAB

Matematik edeDbbdbdaDbedebbceeEadba     

Cevap Anahtarı B CBDDEABABDDEBEACDBBCECCEEDCCDA

Fen BbDEadcbaeeecAbdDdccbDdba     

Cevap Anahtarı B BDDECEADDBBADAEBDABDDDEACCBCDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Fabl 1 0 1 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Roman Türleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Masal 1 1 0 100
Şiir 3 0 3 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

Sosyal 30 8 22 27

Tarih 16 6 10 38
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 1 50
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67

Coğrafya-1 14 2 12 14
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
İklim Elemanları 2 1 1 50
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0

Matematik 30 3 22 10

Matematik-1 30 3 22 10
Problemler 6 1 4 17
Kümeler 2 0 2 0
Üçgenler 9 1 8 11
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0

Fen 30 6 19 20

Fizik 10 3 7 30
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 1 1 50
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20
Maddenin Hâlleri 3 0 3 0
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 4 10
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 0 0
Ortak Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİDRA KARBUÇ 4753 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,925 214,040 15 103 103 103 884

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 26 -2,50 -8 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 4 12 1,00 6 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 6 24 0,00 0 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,53 0,46 1,78

Fen 30 7 23 1,25 4 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 24 96 0,00 0 5,45 8,61 33,48

Türkçe cbdacbeCdabdbceAcEadebeadcbcbE

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CaeDbdeCbcdbAdbcEdcAebedacebda

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik aDadCabbEcDaebdCeeadbecaDbEcad

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen EceadBecadbeadcedBAcebdCaebDcA

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

Türkçe 30 4 26 13
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 2 5 29
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 6 24 20

Tarih 16 4 12 25
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 0 3 0
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 2 12 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 1 1 50
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 0 1 0
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 0 1 0

Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 1 5 17
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 2 7 22

Fen 30 7 23 23

Fizik 10 2 8 20
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 2 8 20
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67

Biyoloji 10 3 7 30
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 2 1 67
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN ELHİLAL 4825 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
88,600 214,040 16 111 111 111 897

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 27 -3,75 -13 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 5 11 2,25 14 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 7 23 1,25 4 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 0 10 -2,50 -25 0,53 0,46 1,78

Fen 30 4 26 -2,50 -8 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 21 99 -3,75 -3 5,45 8,61 33,48

Türkçe bAcBdcebabedcaabdEcbaebdacedaa

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal CBaeDaBecadbeEabddbcacbedAbcdB

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik CeaBebddEacbaedaBeDcAcbeaDacde

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen adecdBeDcaedbacAeeAcebbeadcade

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 3 27 10

Türkçe 30 3 27 10
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 0 2 0
Hikâye Türleri 2 1 1 50
Yazım ve Noktalama 7 1 6 14
Şiir 3 0 3 0
Sözcük Türleri 7 0 7 0
Şiirde ahenk unsurları 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Şiirde Ahenk Unsurları 1 0 1 0

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 16 5 11 31
Tarih ve Zaman 4 2 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67
Orta Çağ'da Dünya 2 0 2 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 2 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 1 2 33
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 2 12 14
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 2 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Harita Bilgisi 2 0 2 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 0 2 0
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
Yerleşmeler 2 0 2 0
Bölgeler 1 1 0 100

Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Kümeler 2 1 1 50
Mantık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Problemler 6 2 4 33
Sıralama 1 0 1 0
Üçgenler 9 1 8 11

Fen 30 4 26 13

Fizik 10 2 8 20
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 2 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 1 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 2 8 20
Kimya Bilimi 2 0 2 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 2 1 1 50
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 3 1 2 33

Biyoloji 10 0 10 0
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 3 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.Sınıf DBS

HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP CEYLAN 4617 10I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,970 214,040 3 32 32 32 676

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 901

Katılımlar: 19 135 135 135 950

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 17 4,75 16 1,95 3,97 11,30

Tarih 16 6 5 4,75 30 1,25 1,55 4,67

Coğrafya-1 14 6 4 5,00 36 0,22 0,82 4,66

Sosyal 30 12 9 9,75 33 1,47 2,37 9,33

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 0,05 0,53 6,83

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,78 0,35 2,35

Kimya 10 3 5 1,75 18 0,67 0,96 2,68

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,53 0,46 1,78

Fen 30 5 17 0,75 3 1,97 1,78 6,81

Toplam: 120 29 53 15,75 13 5,45 8,61 33,48

Türkçe bebceEcd C eEdaecEcbCdCBC bB a

Cevap Anahtarı A DAEBBEDCBCACEEBAEEDACACBCDABCE

Sosyal C cDDaBbD a   DdddD  ACdaA DA 

Cevap Anahtarı A CBDDDCBCDEEDAEDEEBDABACABADDAB

Matematik  cBde C cc   c     c Be    c e

Cevap Anahtarı A CDBBCECCEEDCCDACBDDEABABDDEBEA

Fen c bc BcccaeA eae BbDcDe   b bc

Cevap Anahtarı A EADDBBDDECDAEBDABBADDDCCBCDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 17 30

Türkçe 30 9 17 30
Parçanın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Romanın Yapı Unsurları 2 1 1 50
Hikâye Türleri 2 0 2 0
Yazım ve Noktalama 7 2 5 29
Şiir 3 0 0 0
Sözcük Türleri 7 3 4 43
Şiirde ahenk unsurları 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman Türleri 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Şiirde Ahenk Unsurları 1 1 0 100

Sosyal 30 12 9 40

Tarih 16 6 5 38
Tarih ve Zaman 4 2 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 3 2 1 67
Orta Çağ'da Dünya 2 1 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 0 1 0
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu 3 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 6 4 43
İnsan - Doğa Etkileşimi 2 0 2 0
İklim Elemanları 2 0 1 0
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 0 100
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Harita Bilgisi 2 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 2 2 0 100
Atmosfer ve Hava Olayları 1 1 0 100
Yerleşmeler 2 2 0 100
Bölgeler 1 0 0 0

Matematik 30 3 10 10

Matematik-1 30 3 10 10
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Kümeler 2 1 0 50
Mantık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
I. Dereceden Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Problemler 6 0 2 0
Sıralama 1 0 0 0
Üçgenler 9 1 3 11

Fen 30 5 17 17

Fizik 10 1 7 10
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde Bilgisi 2 0 1 0
Adezyon - Kohezyon 1 0 1 0
Elektrostatik 1 0 0 0
Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş - Enerji 2 0 2 0

Kimya 10 3 5 30
Kimya Bilimi 2 1 1 50
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Periyodik Cetvel 2 0 2 0
Doğa ve Kimya 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 3 2 1 67

Biyoloji 10 1 5 10
Bilimsel Yöntem Basamakları 1 0 1 0
Ortak Özellikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 3 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
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